
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 2. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2.Sınıf KDS-4 1207 354 93 31

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam 2. sınıf denemevakti Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.38 4.30 8.38 7.63 4.80 7.63 7.09 2.50 7.09 3.39 1.26 3.39 26.49 12.86 26.49 424.441
Şube Ortalaması 5.00 8.00 5.00 9.00 4.00 9.00 2.00 8.00 2.00 3.00 2.00 3.00 19.00 22.00 19.00 396.000

1 0 - FİKRET SUCİ 0 / 0 5 8 5.00 9 4 9.00 2 8 2.00 3 2 3.00 19.00 22.00 19.00 396.000 886 224 59 18 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 2. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2.Sınıf KDS-4 1207 354 93 31

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam 2. sınıf denemevakti Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.38 4.30 8.38 7.63 4.80 7.63 7.09 2.50 7.09 3.39 1.26 3.39 26.49 12.86 26.49 424.441
Şube Ortalaması 5.67 5.67 5.67 5.25 5.83 5.25 6.25 2.42 6.25 2.33 1.50 2.33 19.50 15.42 19.50 388.750

1 256 - YARGI BELİNAY 2 / A 11 2 11.00 10 2 10.00 9 1 9.00 5 0 5.00 35.00 5.00 35.00 465.000 207 42 5 2 1
2 78 - NURL UİNŞİRAH 2 / A 10 3 10.00 9 3 9.00 9 1 9.00 4 0 4.00 32.00 7.00 32.00 451.000 336 79 13 5 2
3 852 - SEVEN GÜLSÜM 2 / A 9 4 9.00 7 6 7.00 7 2 7.00 1 3 1.00 24.00 15.00 24.00 418.000 676 163 36 8 3
4 220 - İNAN MUHAMMED ALİ 2 / A 6 7 6.00 7 6 7.00 9 1 9.00 4 1 4.00 26.00 15.00 26.00 417.000 686 168 38 10 4
5 212 - ÇELİK ENSAR 2 / A 4 6 4.00 6 7 6.00 8 2 8.00 3 2 3.00 21.00 17.00 21.00 394.000 901 233 64 19 5
6 48 - YALVAN ADAR 2 / A 6 7 6.00 5 7 5.00 6 4 6.00 3 2 3.00 20.00 20.00 20.00 389.000 949 251 70 22 6
7 355 - KAVAL ELİF 2 / A 7 5 7.00 4 8 4.00 7 2 7.00 0 4 0.00 18.00 19.00 18.00 385.000 981 261 75 24 7
8 367 - CİG ÖZ BÜŞ*A 2 / A 6 6 6.00 4 8 4.00 7 2 7.00 2 2 2.00 19.00 18.00 19.00 384.000 991 267 77 26 8
9 125 - MEMETMİRAÇ 2 / A 3 10 3.00 5 6 5.00 5 3 5.00 1 3 1.00 14.00 22.00 14.00 366.000 1103 314 87 28 9

10 132 - DEMİR AYAZ 2 / A 3 5 3.00 2 4 2.00 2 3 2.00 4 0 4.00 11.00 12.00 11.00 339.000 1192 349 91 29 10
11 434 - RENAS N 2 / A 2 7 2.00 3 7 3.00 1 4 1.00 1 1 1.00 7.00 19.00 7.00 331.000 1199 352 92 30 11
12 0 - *EM E 2 / A 1 6 1.00 1 6 1.00 5 4 5.00 0 0 0.00 7.00 16.00 7.00 326.000 1201 354 93 31 12



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 2. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2.Sınıf KDS-4 1207 354 93 31

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam 2. sınıf denemevakti Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.38 4.30 8.38 7.63 4.80 7.63 7.09 2.50 7.09 3.39 1.26 3.39 26.49 12.86 26.49 424.441
Şube Ortalaması 7.40 5.20 7.40 7.60 5.00 7.60 6.10 3.60 6.10 2.70 1.70 2.70 23.80 15.50 23.80 414.000

1 212 - ECRİN GÜNEŞ 2 / B 9 4 9.00 12 1 12.00 8 2 8.00 3 2 3.00 32.00 9.00 32.00 461.000 246 55 7 3 1
2 350 - BURAK KOZEY 2 / B 8 5 8.00 12 1 12.00 8 2 8.00 4 1 4.00 32.00 9.00 32.00 458.000 276 66 8 4 2
3 465 - İL* DA EREK 2 / B 6 7 6.00 12 1 12.00 8 2 8.00 4 1 4.00 30.00 11.00 30.00 448.000 376 92 16 6 3
4 470 - SALİH BİLİCER 2 / B 6 7 6.00 8 5 8.00 7 3 7.00 3 2 3.00 24.00 17.00 24.00 414.000 713 176 41 12 4
5 46 - EMİRHAN YALÇIN 2 / B 6 7 6.00 7 6 7.00 5 5 5.00 5 0 5.00 23.00 18.00 23.00 403.000 824 201 51 14 5
6 80 - ABDULLAH EFEUUYĞUN 2 / B 7 2 7.00 7 3 7.00 4 3 4.00 2 0 2.00 20.00 8.00 20.00 398.000 871 213 54 15 6
7 318 - EVİN NUR SÖNMEZ 2 / B 9 4 9.00 4 9 4.00 6 4 6.00 3 2 3.00 22.00 19.00 22.00 397.000 877 217 56 16 7
8 0 - HİRA NUR AĞTAK 2 / B 9 4 9.00 5 8 5.00 5 5 5.00 0 4 0.00 19.00 21.00 19.00 394.000 901 233 64 19 8
9 200 - ÖM*R ERTAŞ 2 / B 7 6 7.00 5 8 5.00 6 4 6.00 2 3 2.00 20.00 21.00 20.00 392.000 922 241 67 21 9

10 379 - RABİA KELEŞ 2 / B 7 6 7.00 4 8 4.00 4 6 4.00 1 2 1.00 16.00 22.00 16.00 375.000 1061 299 84 27 10



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 2. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2.Sınıf KDS-4 1207 354 93 31

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam 2. sınıf denemevakti Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.38 4.30 8.38 7.63 4.80 7.63 7.09 2.50 7.09 3.39 1.26 3.39 26.49 12.86 26.49 424.441
Şube Ortalaması 7.38 5.38 7.38 6.62 6.12 6.62 7.12 2.88 7.12 3.50 1.50 3.50 24.62 15.88 24.62 412.750

1 163 - ÇAKIR EFLİN ASYA 2 / C 11 2 11.00 10 3 10.00 10 0 10.00 5 0 5.00 36.00 5.00 36.00 469.000 182 36 4 1 1
2 229 - KUTLUK BAVER 2 / C 7 5 7.00 8 4 8.00 7 3 7.00 4 1 4.00 26.00 13.00 26.00 421.000 648 155 33 7 2
3 420 - ACI NEHİR MİRA 2 / C 9 3 9.00 5 8 5.00 10 0 10.00 2 3 2.00 26.00 14.00 26.00 418.000 676 163 36 8 3
4 247 - LEYMUN VEFA ÖMER 2 / C 8 5 8.00 7 6 7.00 7 3 7.00 3 2 3.00 25.00 16.00 25.00 417.000 686 168 38 10 4
5 406 - AĞTAK YUSUF İBRAHİM 2 / C 6 7 6.00 8 5 8.00 5 5 5.00 4 1 4.00 23.00 18.00 23.00 408.000 776 189 47 13 5
6 479 - ÇİFÇİ NUR ECRİN 2 / C 6 7 6.00 7 6 7.00 5 5 5.00 2 3 2.00 20.00 21.00 20.00 397.000 877 217 56 16 6
7 192 - İPEK ENİS EYMEN 2 / C 5 8 5.00 6 7 6.00 5 5 5.00 3 2 3.00 19.00 22.00 19.00 387.000 961 254 72 23 7
8 800 - GÜMÜŞTAŞ YUSUF SAM 2 / C 7 6 7.00 2 10 2.00 8 2 8.00 5 0 5.00 22.00 18.00 22.00 385.000 981 261 75 24 8


