
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 3. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 3.Sınıf KDS-4 1820 699 320 48

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam 3. sınıf denemevakti Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.74 5.05 8.74 7.34 6.12 7.34 7.49 2.37 7.49 6.92 2.82 6.92 3.29 1.54 3.29 33.77 17.90 33.77 398.214
Şube Ortalaması 6.00 8.00 6.00 4.00 10.00 4.00 8.00 2.00 8.00 5.00 5.00 5.00 2.00 3.00 2.00 25.00 28.00 25.00 351.000

1 587 - PEK MUHAMMETLALİ 0 / 0 6 8 6.00 4 10 4.00 8 2 8.00 5 5 5.00 2 3 2.00 25.00 28.00 25.00 351.000 1399 461 209 31 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 3. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 3.Sınıf KDS-4 1820 699 320 48

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam 3. sınıf denemevakti Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.74 5.05 8.74 7.34 6.12 7.34 7.49 2.37 7.49 6.92 2.82 6.92 3.29 1.54 3.29 33.77 17.90 33.77 398.214
Şube Ortalaması 7.62 5.92 7.62 4.85 8.85 4.85 6.38 3.54 6.38 5.85 4.00 5.85 2.85 2.08 2.85 27.54 24.38 27.54 364.462

1 392 - GÜNEŞ TAHA 3 / A 13 1 13.00 9 5 9.00 8 2 8.00 9 1 9.00 5 0 5.00 44.00 9.00 44.00 447.000 404 85 25 2 1
2 272 - GÜNDÜZ ECRİN 3 / A 10 2 10.00 4 8 4.00 9 1 9.00 8 2 8.00 4 1 4.00 35.00 14.00 35.00 394.000 957 252 105 13 2
3 853 - KARAASLANKADERAYSİM 3 / A 8 6 8.00 6 8 6.00 6 3 6.00 7 3 7.00 3 1 3.00 30.00 21.00 30.00 379.000 1098 310 135 17 3
4 233 - DEMİRBAŞ BER* 3 / A 10 4 10.00 5 9 5.00 6 4 6.00 6 4 6.00 3 2 3.00 30.00 23.00 30.00 377.000 1117 322 141 18 4
5 317 - BAL HAVVANUR 3 / A 7 7 7.00 5 9 5.00 7 3 7.00 6 4 6.00 3 2 3.00 28.00 25.00 28.00 366.000 1243 383 171 23 5
6 119 - İLBİLGİN YUSUF CAN 3 / A 7 7 7.00 6 8 6.00 6 4 6.00 5 5 5.00 4 1 4.00 28.00 25.00 28.00 366.000 1243 383 171 23 5
7 330 - SEVİCİ ÖZGE 3 / A 7 6 7.00 4 10 4.00 8 2 8.00 6 2 6.00 3 2 3.00 28.00 22.00 28.00 363.000 1271 399 181 25 7
8 117 - SAMET TEKTAŞ 3 / A 6 6 6.00 4 9 4.00 9 1 9.00 6 4 6.00 2 3 2.00 27.00 23.00 27.00 360.000 1306 413 187 26 8
9 384 - SADAK ŞERVAN 3 / A 5 9 5.00 4 10 4.00 8 2 8.00 7 3 7.00 3 2 3.00 27.00 26.00 27.00 358.000 1328 426 191 27 9

10 7 - MARAL RABİANUR 3 / A 5 9 5.00 5 9 5.00 5 5 5.00 7 3 7.00 4 1 4.00 26.00 27.00 26.00 355.000 1359 442 201 28 10
11 43 - KAHRAMAN EMİN 3 / A 8 6 8.00 5 9 5.00 3 7 3.00 3 7 3.00 1 4 1.00 20.00 33.00 20.00 336.000 1534 530 238 35 11
12 354 - BAL NİSANUR 3 / A 6 8 6.00 3 10 3.00 4 6 4.00 4 6 4.00 1 4 1.00 18.00 34.00 18.00 321.000 1666 601 273 40 12
13 62 - SUCİ YUNUS 3 / A 7 6 7.00 3 11 3.00 4 6 4.00 2 8 2.00 1 4 1.00 17.00 35.00 17.00 316.000 1706 626 283 42 13



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 3. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 3.Sınıf KDS-4 1820 699 320 48

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam 3. sınıf denemevakti Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.74 5.05 8.74 7.34 6.12 7.34 7.49 2.37 7.49 6.92 2.82 6.92 3.29 1.54 3.29 33.77 17.90 33.77 398.214
Şube Ortalaması 7.21 6.47 7.21 4.37 8.16 4.37 6.79 2.84 6.79 5.95 3.21 5.95 2.74 1.68 2.74 27.05 22.37 27.05 361.000

1 345 - MİRAÇ BİLİCİ 3 / B 12 1 12.00 10 4 10.00 8 2 8.00 10 0 10.00 5 0 5.00 45.00 7.00 45.00 454.000 339 63 17 1 1
2 309 - EBRU ÖZHAN 3 / B 10 4 10.00 7 6 7.00 10 0 10.00 9 1 9.00 4 0 4.00 40.00 11.00 40.00 424.000 658 151 53 5 2
3 40 - EYYÜP TEMİZEL 3 / B 11 3 11.00 9 5 9.00 8 2 8.00 6 4 6.00 5 0 5.00 39.00 14.00 39.00 422.000 681 160 56 6 3
4 51 - YUSUF SERCAN TÜBEK 3 / B 11 2 11.00 5 4 5.00 9 1 9.00 9 0 9.00 5 0 5.00 39.00 7.00 39.00 413.000 771 188 71 7 4
5 327 - MELİSA YAVUZ 3 / B 8 5 8.00 6 4 6.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 36.00 12.00 36.00 400.000 906 235 98 8 5
6 193 - ECRİN KOLUMAN 3 / B 8 6 8.00 7 7 7.00 8 2 8.00 6 4 6.00 3 2 3.00 32.00 21.00 32.00 389.000 1003 271 117 14 6
7 192 - FURKAN GÜLMEZ 3 / B 10 4 10.00 3 11 3.00 9 1 9.00 8 2 8.00 4 1 4.00 34.00 19.00 34.00 387.000 1022 278 118 15 7
8 0 - AYAZ KAHRAMAN 3 / B 8 6 8.00 2 8 2.00 9 0 9.00 9 1 9.00 5 0 5.00 33.00 15.00 33.00 377.000 1117 322 141 18 8
9 372 - SEMRA ERBEK 3 / B 7 7 7.00 2 12 2.00 9 1 9.00 10 0 10.00 2 3 2.00 30.00 23.00 30.00 371.000 1191 355 159 21 9

10 387 - ŞEYMA ELİŞ 3 / B 4 10 4.00 6 7 6.00 3 6 3.00 8 2 8.00 4 1 4.00 25.00 26.00 25.00 354.000 1370 447 204 29 10
11 258 - HÜSEYİHDU *İS 3 / B 5 7 5.00 3 9 3.00 7 3 7.00 7 2 7.00 2 3 2.00 24.00 24.00 24.00 345.000 1456 493 222 33 11
12 20 - FATİH BAŞBOĞA 3 / B 6 8 6.00 5 9 5.00 6 4 6.00 4 6 4.00 1 4 1.00 22.00 31.00 22.00 343.000 1471 499 225 34 12
13 338 - TAHA AYDOĞDU 3 / B 8 5 8.00 3 2 3.00 8 0 8.00 2 0 2.00 0 0 0.00 21.00 7.00 21.00 335.000 1545 536 241 36 13
14 494 - YUSUF HULAKU 3 / B 7 7 7.00 2 12 2.00 6 4 6.00 5 5 5.00 1 4 1.00 21.00 32.00 21.00 332.000 1570 544 246 37 14
15 47 - EREN ÖZKOL 3 / B 7 7 7.00 2 12 2.00 5 5 5.00 3 7 3.00 3 2 3.00 20.00 33.00 20.00 322.000 1660 596 269 38 15
16 311 - ESMA CİNGÖZ 3 / B 7 7 7.00 2 11 2.00 3 6 3.00 3 6 3.00 1 4 1.00 16.00 34.00 16.00 310.000 1738 646 293 43 16
17 0 - BEYZANUR ERTEN 3 / B 3 11 3.00 3 11 3.00 4 6 4.00 3 7 3.00 2 3 2.00 15.00 38.00 15.00 303.000 1762 664 304 44 17
18 486 - BEDİRHAN * DAG 3 / B 4 10 4.00 3 11 3.00 4 6 4.00 0 6 0.00 0 0 0.00 11.00 33.00 11.00 289.000 1796 682 312 46 18
19 87 - YAĞMUR BAYDAR 3 / B 1 13 1.00 3 10 3.00 4 4 4.00 3 6 3.00 0 5 0.00 11.00 38.00 11.00 289.000 1796 682 312 46 18



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 3. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 3.Sınıf KDS-4 1820 699 320 48

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam 3. sınıf denemevakti Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 8.74 5.05 8.74 7.34 6.12 7.34 7.49 2.37 7.49 6.92 2.82 6.92 3.29 1.54 3.29 33.77 17.90 33.77 398.214
Şube Ortalaması 7.33 5.80 7.33 4.67 6.67 4.67 7.20 2.53 7.20 6.60 2.80 6.60 2.73 1.93 2.73 28.53 19.73 28.53 368.600

1 231 - BEYDÜZ BERAT 3 / C 9 4 9.00 10 4 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 4 1 4.00 43.00 9.00 43.00 445.000 425 94 29 3 1
2 348 - GÜLÇİÇEK MU 3 / C 9 5 9.00 9 3 9.00 9 1 9.00 10 0 10.00 3 2 3.00 40.00 11.00 40.00 432.000 564 125 45 4 2
3 6 - MUSLU MERVE 3 / C 8 6 8.00 9 5 9.00 8 2 8.00 5 4 5.00 4 1 4.00 34.00 18.00 34.00 400.000 906 235 98 8 3
4 0 - YAVUZ ABDULLAH 3 / C 12 2 12.00 4 10 4.00 9 1 9.00 8 2 8.00 1 4 1.00 34.00 19.00 34.00 398.000 920 241 101 10 4
5 0 - AYDIN HAMZA 3 / C 11 3 11.00 4 8 4.00 7 2 7.00 10 0 10.00 2 3 2.00 34.00 16.00 34.00 397.000 934 244 102 11 5
6 373 - SONGÜL GÜL 3 / C 9 5 9.00 7 7 7.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 34.00 19.00 34.00 396.000 942 247 103 12 6
7 253 - AKSOY DENİZ 3 / C 9 4 9.00 4 3 4.00 8 2 8.00 8 2 8.00 5 0 5.00 34.00 11.00 34.00 387.000 1022 278 118 15 7
8 205 - AHMETCAM ÇOBAN 3 / C 9 5 9.00 4 10 4.00 8 2 8.00 6 4 6.00 4 1 4.00 31.00 22.00 31.00 375.000 1143 333 147 20 8
9 310 - DAĞTEK N EREN 3 / C 5 8 5.00 5 7 5.00 9 1 9.00 8 1 8.00 1 4 1.00 28.00 21.00 28.00 370.000 1204 362 161 22 9

10 0 - HARHAR SUDEN UR 3 / C 6 7 6.00 3 5 3.00 5 5 5.00 9 0 9.00 3 2 3.00 26.00 19.00 26.00 354.000 1370 447 204 29 10
11 320 - ÖLMEZ HİRANUR 3 / C 9 3 9.00 3 5 3.00 7 3 7.00 3 7 3.00 4 1 4.00 26.00 19.00 26.00 349.000 1412 468 214 32 11
12 0 - ÇOK ESMANUR 3 / C 6 5 6.00 1 4 1.00 6 2 6.00 5 1 5.00 2 1 2.00 20.00 13.00 20.00 322.000 1660 596 269 38 12
13 282 - BELLİ EFRAİM 3 / C 3 9 3.00 4 10 4.00 5 4 5.00 4 5 4.00 1 4 1.00 17.00 32.00 17.00 317.000 1698 619 281 41 13
14 206 - SEVGEN ALİCAN 3 / C 2 12 2.00 3 11 3.00 4 6 4.00 3 6 3.00 2 3 2.00 14.00 38.00 14.00 298.000 1779 671 307 45 14
15 0 - NZLA* IE C * 3 / C 3 9 3.00 0 8 0.00 5 5 5.00 4 6 4.00 1 1 1.00 13.00 29.00 13.00 289.000 1796 682 312 46 15


