
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - 4. sınıf denemevakti SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4.Sınıf KDS-4 2009 784 318 75

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ VE Toplam 4. sınıf denemevaktiGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.37 4.45 9.37 5.34 7.73 5.34 6.90 2.97 6.90 7.09 5.60 7.09 2.71 2.18 2.71 3.70 1.17 3.70 35.12 24.09 35.12 367.143
Şube Ortalaması 6.00 8.00 6.00 3.00 11.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 8.00 5.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 23.00 38.00 23.00 311.000

1 175 - ÖMÜR DURUR 0 / 0 6 8 6.00 3 11 3.00 5 5 5.00 5 8 5.00 2 3 2.00 2 3 2.00 23.00 38.00 23.00 311.000 1703 573 235 54 1
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ VE Toplam 4. sınıf denemevaktiGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.37 4.45 9.37 5.34 7.73 5.34 6.90 2.97 6.90 7.09 5.60 7.09 2.71 2.18 2.71 3.70 1.17 3.70 35.12 24.09 35.12 367.143
Şube Ortalaması 6.86 6.86 6.86 3.50 9.55 3.50 4.82 5.00 4.82 5.05 7.59 5.05 2.23 2.77 2.23 2.77 2.09 2.77 25.23 33.86 25.23 320.318

1 223 - BERAT İTAH 4 / A 10 4 10.00 4 10 4.00 10 0 10.00 9 4 9.00 5 0 5.00 5 0 5.00 43.00 18.00 43.00 390.000 665 109 55 10 1
2 399 - İBRAHİM OLGUN 4 / A 12 1 12.00 8 5 8.00 5 3 5.00 6 3 6.00 2 3 2.00 3 1 3.00 36.00 16.00 36.00 383.000 741 134 64 11 2
3 232 - ENES BEYDÜZ 4 / A 12 2 12.00 3 11 3.00 8 2 8.00 8 5 8.00 4 1 4.00 4 1 4.00 39.00 22.00 39.00 376.000 827 163 80 15 3
4 85 - DEV *N EREK 4 / A 9 5 9.00 5 6 5.00 6 4 6.00 7 6 7.00 3 2 3.00 4 1 4.00 34.00 24.00 34.00 360.000 1036 235 109 21 4
5 268 - FURKAN SEFER 4 / A 8 6 8.00 5 9 5.00 7 3 7.00 8 5 8.00 1 4 1.00 4 1 4.00 33.00 28.00 33.00 360.000 1036 235 109 21 4
6 1 - HADİ AKSIN 4 / A 5 9 5.00 8 6 8.00 4 6 4.00 5 8 5.00 2 3 2.00 1 4 1.00 25.00 36.00 25.00 335.000 1407 404 158 31 6
7 57 - ŞERVAN ŞAHBAZ 4 / A 9 5 9.00 4 10 4.00 4 6 4.00 5 8 5.00 1 4 1.00 4 1 4.00 27.00 34.00 27.00 331.000 1455 430 168 32 7
8 150 - ELEYSA İŞİK 4 / A 7 6 7.00 2 12 2.00 6 4 6.00 6 7 6.00 5 0 5.00 3 2 3.00 29.00 31.00 29.00 326.000 1529 467 186 37 8
9 275 - SEMANUR KELEŞ 4 / A 7 7 7.00 6 8 6.00 3 7 3.00 4 9 4.00 4 1 4.00 0 5 0.00 24.00 37.00 24.00 324.000 1557 480 191 39 9

10 265 - MERAL ÖNKAYA 4 / A 8 6 8.00 4 10 4.00 4 6 4.00 4 9 4.00 3 2 3.00 3 1 3.00 26.00 34.00 26.00 323.000 1569 487 195 40 10
11 278 - EYÜP AŞAN 4 / A 5 9 5.00 5 9 5.00 4 6 4.00 6 7 6.00 2 3 2.00 2 3 2.00 24.00 37.00 24.00 321.000 1599 506 203 44 11
12 270 - SEFA SARIBULAK 4 / A 7 7 7.00 4 10 4.00 5 5 5.00 4 9 4.00 1 4 1.00 2 3 2.00 23.00 38.00 23.00 316.000 1649 542 219 51 12
13 378 - AVŞİN BENK 4 / A 9 5 9.00 0 2 0.00 7 3 7.00 4 9 4.00 4 1 4.00 4 1 4.00 28.00 21.00 28.00 316.000 1649 542 219 51 12
14 130 - ERAY EREN ER 4 / A 7 7 7.00 1 13 1.00 5 5 5.00 6 7 6.00 2 3 2.00 4 1 4.00 25.00 36.00 25.00 311.000 1703 573 235 54 14
15 21 - NİSANUR YUR 4 / A 4 10 4.00 4 10 4.00 4 6 4.00 4 9 4.00 2 3 2.00 4 1 4.00 22.00 39.00 22.00 303.000 1774 616 252 59 15
16 182 - SEMANUR MUSLU 4 / A 4 9 4.00 3 9 3.00 4 6 4.00 4 9 4.00 2 3 2.00 3 2 3.00 20.00 38.00 20.00 294.000 1857 677 271 62 16
17 203 - EFE PAÇAL 4 / A 3 11 3.00 2 12 2.00 3 7 3.00 7 6 7.00 0 5 0.00 4 1 4.00 19.00 42.00 19.00 291.000 1882 697 278 65 17
18 390 - YASİN SARIBULAK 4 / A 6 8 6.00 1 13 1.00 8 2 8.00 2 10 2.00 2 3 2.00 0 5 0.00 19.00 41.00 19.00 290.000 1892 703 281 66 18
19 11 - HAYAL ÖZAKAÇ 4 / A 7 7 7.00 1 13 1.00 4 6 4.00 4 9 4.00 1 4 1.00 1 4 1.00 18.00 43.00 18.00 289.000 1901 708 284 67 19
20 85 - İMRAHHALBURCU 4 / A 4 10 4.00 4 10 4.00 1 8 1.00 4 9 4.00 1 4 1.00 4 1 4.00 18.00 42.00 18.00 289.000 1901 708 284 67 19
21 0 - MUHAMMEDALİAKYOL 4 / A 5 9 5.00 2 12 2.00 3 7 3.00 1 12 1.00 2 3 2.00 1 4 1.00 14.00 47.00 14.00 269.000 1978 761 308 72 21
22 23 - YUSUF ALY*R 4 / A 3 8 3.00 1 10 1.00 1 8 1.00 3 7 3.00 0 5 0.00 1 3 1.00 9.00 41.00 9.00 250.000 2003 780 317 75 22
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ VE Toplam 4. sınıf denemevaktiGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.37 4.45 9.37 5.34 7.73 5.34 6.90 2.97 6.90 7.09 5.60 7.09 2.71 2.18 2.71 3.70 1.17 3.70 35.12 24.09 35.12 367.143
Şube Ortalaması 8.37 5.26 8.37 4.33 8.63 4.33 6.48 3.44 6.48 6.48 6.26 6.48 2.33 2.56 2.33 3.89 1.04 3.89 31.89 27.19 31.89 349.963

1 115 - BERAT YARGI 4 / B 13 1 13.00 11 2 11.00 10 0 10.00 13 0 13.00 3 2 3.00 5 0 5.00 55.00 5.00 55.00 470.000 62 5 4 1 1
2 103 - YASİR AKIN 4 / B 14 0 14.00 10 3 10.00 9 1 9.00 10 3 10.00 4 1 4.00 5 0 5.00 52.00 8.00 52.00 451.000 133 18 13 2 2
3 217 - ASMİN ABİ Z 4 / B 12 2 12.00 7 6 7.00 7 3 7.00 10 3 10.00 3 2 3.00 5 0 5.00 44.00 16.00 44.00 410.000 445 71 37 5 3
4 295 - BEYZA ERÇETİ N 4 / B 12 0 12.00 6 1 6.00 8 2 8.00 9 2 9.00 2 1 2.00 5 0 5.00 42.00 6.00 42.00 400.000 537 83 43 6 4
5 224 - ENS*RPOL * 4 / B 10 4 10.00 8 6 8.00 8 2 8.00 8 5 8.00 1 4 1.00 4 1 4.00 39.00 22.00 39.00 395.000 603 98 51 9 5
6 400 - JEHAT ACAR 4 / B 10 3 10.00 5 6 5.00 7 3 7.00 9 3 9.00 3 2 3.00 4 1 4.00 38.00 18.00 38.00 379.000 787 148 72 13 6
7 396 - ELİF BEYZA ÇEVİK 4 / B 12 2 12.00 3 10 3.00 9 1 9.00 7 6 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 40.00 20.00 40.00 377.000 815 157 76 14 7
8 385 - EMİRHAN İPE K 4 / B 10 3 10.00 6 8 6.00 8 2 8.00 6 7 6.00 2 3 2.00 5 0 5.00 37.00 23.00 37.00 375.000 846 167 81 16 8
9 329 - ROJHILAT NURLU 4 / B 8 5 8.00 5 5 5.00 8 2 8.00 8 5 8.00 2 2 2.00 5 0 5.00 36.00 19.00 36.00 368.000 932 203 100 18 9

10 279 - SEVD EBİLİCİER 4 / B 8 6 8.00 5 9 5.00 6 4 6.00 9 4 9.00 3 2 3.00 4 1 4.00 35.00 26.00 35.00 365.000 970 212 104 19 10
11 284 - SİMAY KAYA 4 / B 9 4 9.00 4 9 4.00 8 2 8.00 7 6 7.00 4 1 4.00 5 0 5.00 37.00 22.00 37.00 365.000 970 212 104 19 10
12 121 - NURS*NA AKT* 4 / B 9 5 9.00 3 11 3.00 7 3 7.00 7 6 7.00 3 2 3.00 3 2 3.00 32.00 29.00 32.00 348.000 1212 303 124 23 12
13 293 - AYETTÇIL*ĞINÖZÜ 4 / B 8 6 8.00 5 9 5.00 5 5 5.00 7 5 7.00 2 3 2.00 3 2 3.00 30.00 30.00 30.00 347.000 1232 314 128 25 13
14 386 - BETÜL ERTAŞ 4 / B 8 6 8.00 4 9 4.00 5 5 5.00 7 5 7.00 2 3 2.00 4 1 4.00 30.00 29.00 30.00 342.000 1310 349 138 26 14
15 291 - SADIK TANER ARAÇ 4 / B 7 4 7.00 4 10 4.00 7 3 7.00 5 8 5.00 2 3 2.00 5 0 5.00 30.00 28.00 30.00 337.000 1377 383 150 27 15
16 286 - BERAT İNANÇ POLAT 4 / B 6 8 6.00 1 13 1.00 8 2 8.00 10 3 10.00 1 4 1.00 4 1 4.00 30.00 31.00 30.00 336.000 1389 391 153 29 16
17 114 - CEVAT TAM 4 / B 4 10 4.00 6 8 6.00 6 4 6.00 5 8 5.00 1 4 1.00 5 0 5.00 27.00 34.00 27.00 330.000 1473 440 172 33 17
18 219 - ELİF NAZ ACAR GÜL 4 / B 9 5 9.00 1 12 1.00 7 3 7.00 6 7 6.00 3 2 3.00 2 3 2.00 28.00 32.00 28.00 327.000 1515 459 183 36 18
19 313 - FİDAN İTAH 4 / B 7 7 7.00 3 7 3.00 5 4 5.00 5 6 5.00 2 3 2.00 4 1 4.00 26.00 28.00 26.00 320.000 1613 515 206 45 19
20 121 - EMİN ABI 4 / B 7 7 7.00 3 11 3.00 7 3 7.00 5 8 5.00 1 4 1.00 1 4 1.00 24.00 37.00 24.00 320.000 1613 515 206 45 19
21 283 - MUHAMMED KADİRKORKA 4 / B 8 5 8.00 2 9 2.00 7 3 7.00 4 9 4.00 4 1 4.00 1 2 1.00 26.00 29.00 26.00 319.000 1624 521 209 47 21
22 118 - AYKAN YILBUR 4 / B 6 8 6.00 3 11 3.00 6 3 6.00 5 8 5.00 3 2 3.00 3 2 3.00 26.00 34.00 26.00 319.000 1624 521 209 47 21
23 292 - AYCAN AŞAN 4 / B 6 8 6.00 2 12 2.00 5 5 5.00 4 9 4.00 4 1 4.00 4 1 4.00 25.00 36.00 25.00 307.000 1734 595 244 57 23
24 0 - SUDEN KARAKAYA 4 / B 6 8 6.00 4 10 4.00 3 7 3.00 2 11 2.00 1 4 1.00 5 0 5.00 21.00 40.00 21.00 299.000 1817 649 261 61 24
25 120 - AHMET OYT* 4 / B 6 8 6.00 3 11 3.00 2 8 2.00 3 10 3.00 1 4 1.00 5 0 5.00 20.00 41.00 20.00 293.000 1863 683 274 63 25
26 498 - HA SN AŞAR 4 / B 7 7 7.00 1 13 1.00 5 5 5.00 1 12 1.00 2 3 2.00 3 2 3.00 19.00 42.00 19.00 284.000 1934 731 296 70 26
27 255 - EMİNMKAPLAN PLAN 4 / B 4 10 4.00 2 12 2.00 2 8 2.00 3 10 3.00 0 5 0.00 1 4 1.00 12.00 49.00 12.00 266.000 1987 768 312 73 27
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE DİN KÜLTÜRÜ VE Toplam 4. sınıf denemevaktiGenel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.37 4.45 9.37 5.34 7.73 5.34 6.90 2.97 6.90 7.09 5.60 7.09 2.71 2.18 2.71 3.70 1.17 3.70 35.12 24.09 35.12 367.143
Şube Ortalaması 7.52 6.20 7.52 3.68 9.00 3.68 5.72 3.96 5.72 5.92 6.64 5.92 1.92 2.96 1.92 3.64 1.28 3.64 28.40 30.04 28.40 333.960

1 164 - YUNUS EMRE UYAR 4 / C 11 3 11.00 10 4 10.00 8 2 8.00 10 3 10.00 1 4 1.00 5 0 5.00 45.00 16.00 45.00 426.000 300 43 25 3 1
2 337 - TUANNA ÇITAK 4 / C 10 4 10.00 8 6 8.00 10 0 10.00 9 4 9.00 3 2 3.00 5 0 5.00 45.00 16.00 45.00 414.000 402 64 33 4 2
3 207 - HİRANUR MERAL 4 / C 10 4 10.00 6 6 6.00 7 3 7.00 11 2 11.00 4 1 4.00 5 0 5.00 43.00 16.00 43.00 400.000 537 83 43 6 3
4 334 - CEYLİN KARAKAYA 4 / C 9 5 9.00 7 6 7.00 8 2 8.00 10 3 10.00 3 2 3.00 5 0 5.00 42.00 18.00 42.00 399.000 557 90 48 8 4
5 133 - YASİR KILINÇ 4 / C 9 5 9.00 5 8 5.00 9 1 9.00 9 4 9.00 2 3 2.00 5 0 5.00 39.00 21.00 39.00 382.000 753 137 67 12 5
6 199 - DİLRUBA SÜRMELİ 4 / C 11 2 11.00 4 4 4.00 8 1 8.00 8 3 8.00 1 2 1.00 5 0 5.00 37.00 12.00 37.00 374.000 858 172 84 17 6
7 237 - EYÜPSSEMO 4 / C 10 4 10.00 1 3 1.00 7 3 7.00 8 4 8.00 3 2 3.00 5 0 5.00 34.00 16.00 34.00 348.000 1212 303 124 23 7
8 276 - TOPRAK ŞAYAK 4 / C 9 5 9.00 2 12 2.00 6 4 6.00 7 6 7.00 1 4 1.00 5 0 5.00 30.00 31.00 30.00 337.000 1377 383 150 27 8
9 142 - HARUN GEZGEN 4 / C 7 7 7.00 4 10 4.00 7 3 7.00 6 7 6.00 1 4 1.00 3 1 3.00 28.00 32.00 28.00 336.000 1389 391 153 29 9

10 107 - AHMET KAYRA SÜMER 4 / C 6 8 6.00 3 11 3.00 4 6 4.00 8 5 8.00 3 2 3.00 5 0 5.00 29.00 32.00 29.00 330.000 1473 440 172 33 10
11 336 - MUHAMET MİRAÇ DİNCE 4 / C 8 6 8.00 5 9 5.00 5 5 5.00 3 10 3.00 1 4 1.00 5 0 5.00 27.00 34.00 27.00 329.000 1489 449 177 35 11
12 52 - DİCLE ÇITAK 4 / C 10 4 10.00 3 11 3.00 5 5 5.00 3 9 3.00 3 2 3.00 3 2 3.00 27.00 33.00 27.00 325.000 1544 475 188 38 12
13 340 - ELİF ROZİN ŞAHİN 4 / C 7 7 7.00 4 10 4.00 5 4 5.00 4 9 4.00 2 3 2.00 4 1 4.00 26.00 34.00 26.00 322.000 1582 495 198 41 13
14 342 - MİRAN BEYAZALMA 4 / C 6 8 6.00 2 12 2.00 6 4 6.00 7 5 7.00 1 4 1.00 5 0 5.00 27.00 33.00 27.00 322.000 1582 495 198 41 13
15 346000 - BERAT KILIÇ 4 / C 10 2 10.00 0 7 0.00 5 4 5.00 7 6 7.00 0 4 0.00 5 0 5.00 27.00 23.00 27.00 322.000 1582 495 198 41 13
16 359 - MYASE ÖZDEMİR 4 / C 7 7 7.00 2 11 2.00 6 4 6.00 5 8 5.00 3 2 3.00 4 1 4.00 27.00 33.00 27.00 319.000 1624 521 209 47 16
17 339 - YAĞMUR TAŞOĞLU 4 / C 7 7 7.00 1 13 1.00 7 2 7.00 5 8 5.00 3 2 3.00 5 0 5.00 28.00 32.00 28.00 318.000 1635 530 213 50 17
18 363 - SAMET GÖREN 4 / C 6 8 6.00 6 6 6.00 2 8 2.00 5 7 5.00 1 4 1.00 0 5 0.00 20.00 38.00 20.00 314.000 1671 555 225 53 18
19 111 - BARIŞKAPAĞAN 4 / C 7 7 7.00 2 12 2.00 6 4 6.00 4 9 4.00 2 3 2.00 3 2 3.00 24.00 37.00 24.00 310.000 1716 583 240 56 19
20 0 - MEDİE İŞYAR 4 / C 9 5 9.00 2 12 2.00 5 5 5.00 3 10 3.00 1 4 1.00 2 3 2.00 22.00 39.00 22.00 307.000 1734 595 244 57 20
21 0 - ALPERE*ER GE 4 / C 5 9 5.00 5 8 5.00 5 5 5.00 1 12 1.00 3 2 3.00 1 4 1.00 20.00 40.00 20.00 300.000 1810 643 258 60 21
22 0 - YUNUS ÇILĞINÖ ZÜ 4 / C 4 10 4.00 4 10 4.00 4 5 4.00 3 7 3.00 1 4 1.00 2 3 2.00 18.00 39.00 18.00 292.000 1870 688 276 64 22
23 0 - AYŞE AYDIN 4 / C 5 9 5.00 2 11 2.00 3 7 3.00 5 8 5.00 1 4 1.00 0 5 0.00 16.00 44.00 16.00 285.000 1929 728 293 69 23
24 0 - SUDENAZ DEMİR 4 / C 1 10 1.00 3 11 3.00 1 7 1.00 6 5 6.00 3 2 3.00 1 3 1.00 15.00 38.00 15.00 275.000 1967 752 302 71 24
25 0 - H N A Ü 4 / C 4 9 4.00 1 12 1.00 4 5 4.00 1 12 1.00 1 4 1.00 3 2 3.00 14.00 44.00 14.00 263.000 1991 771 313 74 25


