
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,00 7 7 6,99 10 5 10,02 7 3 6,84 3 2 3,16 5 4 5,23 42 26 42,24 335,840

Okul Ortalaması 8 7 7,91 5 10 4,81 8 7 7,63 5 5 5,13 3 2 2,54 3 6 3,43 31 37 31,45 277,060

KATILIMLAR

1 115 BERAT YARGI 4B 15 0 15,00 13 2 13,00 13 2 13,00 10 0 10,00 5 0 5,00 7 3 7,00 63 7 63,00 461,070 1 1 1 1 783
% 3,29

2 103 YASİR AKIN 4B 14 1 14,00 12 2 12,00 10 5 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 7 3 7,00 58 11 58,00 423,190 2 2 2 2 3091
% 13

3 164 YUNUS EMREU YAR 4C 13 2 13,00 12 3 12,00 10 5 10,00 9 1 9,00 5 0 5,00 8 2 8,00 57 13 57,00 416,870 1 3 3 3 3616
% 15

4 337 TUANNA ÇITAK 4C 12 3 12,00 12 3 12,00 11 4 11,00 8 2 8,00 4 1 4,00 6 4 6,00 53 17 53,00 408,240 2 4 4 4 4395
% 18

5 329 ROJHILAT NURLU 4B 12 3 12,00 9 5 9,00 12 3 12,00 9 1 9,00 5 0 5,00 7 3 7,00 54 15 54,00 396,680 3 5 5 5 5512
% 23

6 232 ENES BEYDÜZ 4A 14 1 14,00 5 10 5,00 13 2 13,00 9 1 9,00 5 0 5,00 6 4 6,00 52 18 52,00 380,170 1 6 6 6 7185
% 30

7 223 BERAT İTAH 4A 14 1 14,00 5 10 5,00 13 2 13,00 6 4 6,00 5 0 5,00 6 4 6,00 49 21 49,00 374,770 2 7 7 7 7776
% 33

8 396 ELİF BEYZA ÇEVİK 4B 12 3 12,00 7 8 7,00 12 3 12,00 8 1 8,00 3 2 3,00 5 5 5,00 47 22 47,00 366,240 4 8 8 8 8704
% 37

9 207 HİRANUR MERAL 4C 10 5 10,00 8 7 8,00 11 4 11,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 5 5,00 47 23 47,00 361,050 3 9 9 9 9330
% 39

10 133 MU AMMED YASİR 4C 9 5 9,00 7 8 7,00 14 1 14,00 5 5 5,00 4 1 4,00 5 5 5,00 44 25 44,00 359,250 4 10 10 10 9537
% 40

11 400 JEHAT ACAR 4B 10 4 10,00 6 7 6,00 11 4 11,00 9 1 9,00 4 1 4,00 6 4 6,00 46 21 46,00 344,000 5 11 11 11 11228
% 47

12 217 ASMİN ABİ 4B 12 3 12,00 5 10 5,00 12 3 12,00 7 3 7,00 3 2 3,00 3 7 3,00 42 28 42,00 342,600 6 12 12 12 11379
% 48

13 295 BEYZA ER ETİN 4B 13 2 13,00 3 7 3,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 5 5,00 46 19 46,00 338,850 7 13 13 13 11756
% 49

14 339 YAĞMUR TAŞOĞLU 4C 12 3 12,00 6 8 6,00 9 6 9,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 5 5,00 43 26 43,00 335,010 5 14 14 14 12192
% 51

15 334 CEYLİN KARAKAYA 4C 9 6 9,00 7 6 7,00 11 4 11,00 7 3 7,00 3 2 3,00 4 4 4,00 41 25 41,00 334,880 6 15 15 15 12206
% 51

16 274 EYÜP SEMO 4C 12 3 12,00 5 9 5,00 11 4 11,00 7 3 7,00 2 3 2,00 4 6 4,00 41 28 41,00 333,850 7 16 16 16 12345
% 52

17 111 BARIŞKAPAĞAN 4C 11 4 11,00 5 10 5,00 11 4 11,00 5 5 5,00 3 2 3,00 5 5 5,00 40 30 40,00 329,130 8 17 17 17 12869
% 54

18 107 AHMET KAYRA SÜMER 4C 10 5 10,00 6 9 6,00 10 5 10,00 7 3 7,00 3 2 3,00 5 5 5,00 41 29 41,00 327,390 9 18 18 18 13045
% 55

19 386 BETÜL ERTAŞ 4B 10 5 10,00 8 6 8,00 8 7 8,00 5 5 5,00 3 2 3,00 4 6 4,00 38 31 38,00 324,280 8 19 19 19 13381
% 56

20 385 BERKE İPEK  10 5 10,00 9 6 9,00 8 6 8,00 7 3 7,00 0 5 0,00 2 3 2,00 36 28 36,00 322,210 1 20 20 20 13585
% 57

21 284 SİMAY ZERYA KAYA 4B 11 3 11,00 4 10 4,00 9 6 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 6 3 6,00 44 23 44,00 321,510 9 21 21 21 13676
% 58

22 199 DİLRUBA SÜRMELİ 4C 12 3 12,00 5 9 5,00 8 7 8,00 9 1 9,00 4 1 4,00 0 1 0,00 38 22 38,00 313,290 10 22 22 22 14446
% 61

23 142 HARUN GEZGEN 4C 11 4 11,00 5 10 5,00 8 7 8,00 7 3 7,00 5 0 5,00 2 8 2,00 38 32 38,00 310,700 11 23 23 23 14690
% 62

24 378 AVŞİN BENK 4A 12 3 12,00 3 12 3,00 9 6 9,00 7 3 7,00 3 2 3,00 2 8 2,00 36 34 36,00 300,450 3 24 24 24 15702
% 66

25 313 FİDAN İTAH 4B 8 5 8,00 4 7 4,00 10 5 10,00 5 5 5,00 3 2 3,00 5 4 5,00 35 28 35,00 292,910 10 25 25 25 16358
% 69

26 121 NURSENA AKTAŞ 4B 12 3 12,00 1 14 1,00 8 7 8,00 8 2 8,00 3 2 3,00 3 4 3,00 35 32 35,00 279,320 11 26 26 26 17524
% 74

27 359 YAS R ÖZDE İR 4C 8 7 8,00 4 11 4,00 8 6 8,00 7 3 7,00 3 2 3,00 2 7 2,00 32 36 32,00 275,160 12 27 27 27 17866
% 75

28 150 ELEYSA İŞİK 4A 8 7 8,00 3 12 3,00 8 7 8,00 6 4 6,00 3 2 3,00 5 4 5,00 33 36 33,00 270,960 4 28 28 28 18187
% 77

29 255 EMİN KAPLAN 4B 7 8 7,00 4 11 4,00 9 6 9,00 4 6 4,00 2 3 2,00 2 8 2,00 28 42 28,00 267,190 12 29 29 29 18432
% 78

30 175 ÖMÜR DURUR 4A 5 10 5,00 8 7 8,00 5 10 5,00 2 8 2,00 4 1 4,00 2 8 2,00 26 44 26,00 262,330 5 30 30 30 18803
% 79

31 283 KADİR KORKAÇ 4B 10 5 10,00 4 9 4,00 5 10 5,00 6 3 6,00 2 3 2,00 1 8 1,00 28 38 28,00 258,690 13 31 31 31 19066
% 80

32 293 AYET ÇILĞINÖZÜ 4B 5 10 5,00 6 9 6,00 8 7 8,00 2 8 2,00 2 3 2,00 1 4 1,00 24 41 24,00 258,260 14 32 32 32 19101
% 80

33 489 HA AN  AŞAR 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 8 7 8,00 2 8 2,00 2 3 2,00 4 4 4,00 26 42 26,00 255,860 15 33 33 33 19262
% 81
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,00 7 7 6,99 10 5 10,02 7 3 6,84 3 2 3,16 5 4 5,23 42 26 42,24 335,840

Okul Ortalaması 8 7 7,91 5 10 4,81 8 7 7,63 5 5 5,13 3 2 2,54 3 6 3,43 31 37 31,45 277,060

KATILIMLAR

34 130 ERAY EREN ER 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 5 10 5,00 4 6 4,00 1 4 1,00 4 6 4,00 27 43 27,00 253,570 6 34 34 34 19405
% 82

35 336 MUHAMET MİRAÇ 4C 7 8 7,00 6 9 6,00 5 9 5,00 2 8 2,00 2 3 2,00 3 7 3,00 25 44 25,00 253,380 13 35 35 35 19411
% 82

36 120 AHMET OYTA R 4B 7 8 7,00 1 14 1,00 10 5 10,00 8 2 8,00 2 3 2,00 1 9 1,00 29 41 29,00 253,370 16 36 36 36 19418
% 82

37 219 ELİF NAZ ACARGÜL 4B 6 9 6,00 4 11 4,00 8 7 8,00 4 6 4,00 2 2 2,00 2 6 2,00 26 41 26,00 253,060 17 37 37 37 19442
% 82

38 291 SADIK T ANR SARAÇ 4B 9 6 9,00 1 13 1,00 8 6 8,00 2 6 2,00 2 3 2,00 6 3 6,00 28 37 28,00 251,560 18 38 38 38 19553
% 82

39 118 AYKAN YILBUR 4B 5 10 5,00 6 9 6,00 6 9 6,00 4 6 4,00 1 4 1,00 4 6 4,00 26 44 26,00 249,890 19 39 39 39 19689
% 83

40 276 TOPRAK ŞAYAK 4C 5 10 5,00 5 10 5,00 7 8 7,00 4 6 4,00 2 3 2,00 2 8 2,00 25 45 25,00 247,720 14 40 40 40 19820
% 83

41 697 EYLÜL  ERDEM 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 7 3,00 0 5 0,00 3 7 3,00 24 46 24,00 245,760 7 41 41 41 19963
% 84

42 0 İMRA HALBU 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 1 4 1,00 4 6 4,00 25 45 25,00 245,120 8 42 42 42 20000
% 84

43 5700 ŞERVAN ŞAHBAZ 4A 9 6 9,00 4 11 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 3 2 3,00 3 7 3,00 25 45 25,00 245,020 9 43 43 43 20007
% 84

44 292 AYCAN AŞAN 4B 7 7 7,00 4 8 4,00 5 10 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 4 6 4,00 26 40 26,00 239,930 20 44 44 44 20315
% 85

45 268 FURKAN SEVER 4A 8 7 8,00 2 13 2,00 6 9 6,00 7 3 7,00 1 4 1,00 1 9 1,00 25 45 25,00 233,690 10 45 45 45 20652
% 87

46 0 Y U N U S ÇILĞINÖ 4C 6 9 6,00 3 12 3,00 6 9 6,00 4 6 4,00 2 3 2,00 4 5 4,00 25 44 25,00 233,570 15 46 46 46 20663
% 87

47 331 SUDEN KARAKAYA 4B 5 10 5,00 3 11 3,00 7 8 7,00 3 5 3,00 2 3 2,00 4 6 4,00 24 43 24,00 232,600 21 47 47 47 20727
% 87

48 52 DİCLE ÇITAK 4C 6 9 6,00 2 13 2,00 7 8 7,00 4 6 4,00 2 3 2,00 4 6 4,00 25 45 25,00 232,260 16 48 48 48 20745
% 87

49 182 SEMANUR MUSLU 4A 1 14 1,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 7 3,00 1 4 1,00 2 7 2,00 21 48 21,00 232,190 11 49 49 49 20752
% 87

50 21 NİSANUR YUR 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 0 9 0,00 22 47 22,00 231,410 12 50 50 50 20794
% 87

51 346 BERAT KILIÇ 4C 5 10 5,00 1 10 1,00 7 6 7,00 5 5 5,00 3 2 3,00 6 4 6,00 27 37 27,00 226,280 17 51 51 51 21098
% 89

52 265 MERAL ÖNKAYA 4A 1 14 1,00 4 9 4,00 8 7 8,00 3 7 3,00 3 2 3,00 4 6 4,00 23 45 23,00 225,670 13 52 52 52 21136
% 89

53 85 DEVRAN EREK 4A 7 8 7,00 2 13 2,00 6 9 6,00 1 9 1,00 3 2 3,00 2 8 2,00 21 49 21,00 225,170 14 53 53 53 21161
% 89

54 342 MİRAN  BEYAZALMA 4C 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 4 6 4,00 2 3 2,00 2 8 2,00 22 48 22,00 224,800 18 54 54 54 21179
% 89

55 351 EMİRHANİTAH 4C 3 10 3,00 3 11 3,00 8 7 8,00 3 7 3,00 2 3 2,00 3 7 3,00 22 45 22,00 224,650 19 55 55 55 21194
% 89

56 68 MUHAMMED ALİ AKYO 4A 6 9 6,00 4 11 4,00 5 10 5,00 3 7 3,00 1 4 1,00 0 5 0,00 19 46 19,00 221,160 15 56 56 56 21390
% 90

57 114 CEVAT TAM 4B 8 7 8,00 5 10 5,00 1 10 1,00 5 5 5,00 0 5 0,00 3 7 3,00 22 44 22,00 219,920 22 57 57 57 21462
% 90

58 443 ELİF ROZİN ŞAHİN 4C 5 10 5,00 2 13 2,00 8 7 8,00 4 6 4,00 0 5 0,00 1 9 1,00 20 50 20,00 219,900 20 58 58 58 21463
% 90

59 0 ALP ER ENBERGE 4C 5 10 5,00 4 10 4,00 4 11 4,00 1 9 1,00 3 2 3,00 2 8 2,00 19 50 19,00 214,490 21 59 59 59 21720
% 91

60 2700 SEFA SERIBULAK 4A 8 7 8,00 4 11 4,00 2 13 2,00 2 8 2,00 1 3 1,00 2 8 2,00 19 50 19,00 214,480 16 60 60 60 21721
% 91

61 122 EM N ABİ 4B 5 10 5,00 2 13 2,00 5 10 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 4 6 4,00 22 48 22,00 209,050 23 61 61 61 21956
% 92

62 11 HAYAL ÖZAKAÇ 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 2 3 2,00 0 10 0,00 17 53 17,00 203,780 17 62 62 62 22171
% 93

63 275 SEMANUR KELEŞ 4A 4 11 4,00 3 12 3,00 5 10 5,00 3 7 3,00 1 4 1,00 2 8 2,00 18 52 18,00 203,330 18 63 63 63 22187
% 93

64 203 EFE PAÇAL 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 4 11 4,00 1 9 1,00 1 4 1,00 2 6 2,00 16 52 16,00 201,040 19 64 64 64 22294
% 94

65 390 YASİN SARIBULAK 4A 2 13 2,00 5 10 5,00 3 12 3,00 2 8 2,00 4 1 4,00 1 9 1,00 17 53 17,00 198,920 20 65 65 65 22374
% 94

66 190 HADİ AKSIN 4A 2 13 2,00 2 13 2,00 4 11 4,00 3 7 3,00 2 3 2,00 2 8 2,00 15 55 15,00 177,160 21 66 66 66 22897
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,00 7 7 6,99 10 5 10,02 7 3 6,84 3 2 3,16 5 4 5,23 42 26 42,24 335,840

Okul Ortalaması 8 7 7,91 5 10 4,81 8 7 7,63 5 5 5,13 3 2 2,54 3 6 3,43 31 37 31,45 277,060

KATILIMLAR

67 0 AYŞE AYDINN 4C 5 10 5,00 1 14 1,00 2 13 2,00 4 6 4,00 1 4 1,00 4 6 4,00 17 53 17,00 176,020 22 67 67 67 22925
% 96

68 0 SUDENAZ DEMİR 4C 2 9 2,00 2 7 2,00 4 8 4,00 3 6 3,00 1 3 1,00 2 5 2,00 14 38 14,00 173,760 23 68 68 68 22960
% 97
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,00 7 7 6,99 10 5 10,02 7 3 6,84 3 2 3,16 5 4 5,23 42 26 42,24 335,840

Okul Ortalaması 8 7 7,91 5 10 4,81 8 7 7,63 5 5 5,13 3 2 2,54 3 6 3,43 31 37 31,45 277,060

SINIF:  

KATILIMLAR

1 385 BERKE İPEK  10 5 10,00 9 6 9,00 8 6 8,00 7 3 7,00 0 5 0,00 2 3 2,00 36 28 36,00 322,210 1 20 20 20 13585
% 57
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4A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,00 7 7 6,99 10 5 10,02 7 3 6,84 3 2 3,16 5 4 5,23 42 26 42,24 335,840

Okul Ortalaması 8 7 7,91 5 10 4,81 8 7 7,63 5 5 5,13 3 2 2,54 3 6 3,43 31 37 31,45 277,060

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 232 ENES BEYDÜZ 4A 14 1 14,00 5 10 5,00 13 2 13,00 9 1 9,00 5 0 5,00 6 4 6,00 52 18 52,00 380,170 1 6 6 6 7185
% 30

2 223 BERAT İTAH 4A 14 1 14,00 5 10 5,00 13 2 13,00 6 4 6,00 5 0 5,00 6 4 6,00 49 21 49,00 374,770 2 7 7 7 7776
% 33

3 378 AVŞİN BENK 4A 12 3 12,00 3 12 3,00 9 6 9,00 7 3 7,00 3 2 3,00 2 8 2,00 36 34 36,00 300,450 3 24 24 24 15702
% 66

4 150 ELEYSA İŞİK 4A 8 7 8,00 3 12 3,00 8 7 8,00 6 4 6,00 3 2 3,00 5 4 5,00 33 36 33,00 270,960 4 28 28 28 18187
% 77

5 175 ÖMÜR DURUR 4A 5 10 5,00 8 7 8,00 5 10 5,00 2 8 2,00 4 1 4,00 2 8 2,00 26 44 26,00 262,330 5 30 30 30 18803
% 79

6 130 ERAY EREN ER 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 5 10 5,00 4 6 4,00 1 4 1,00 4 6 4,00 27 43 27,00 253,570 6 34 34 34 19405
% 82

7 697 EYLÜL  ERDEM 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 7 3,00 0 5 0,00 3 7 3,00 24 46 24,00 245,760 7 41 41 41 19963
% 84

8 0 İMRA HALBU 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 1 4 1,00 4 6 4,00 25 45 25,00 245,120 8 42 42 42 20000
% 84

9 5700 ŞERVAN ŞAHBAZ 4A 9 6 9,00 4 11 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 3 2 3,00 3 7 3,00 25 45 25,00 245,020 9 43 43 43 20007
% 84

10 268 FURKAN SEVER 4A 8 7 8,00 2 13 2,00 6 9 6,00 7 3 7,00 1 4 1,00 1 9 1,00 25 45 25,00 233,690 10 45 45 45 20652
% 87

11 182 SEMANUR MUSLU 4A 1 14 1,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 7 3,00 1 4 1,00 2 7 2,00 21 48 21,00 232,190 11 49 49 49 20752
% 87

12 21 NİSANUR YUR 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 0 9 0,00 22 47 22,00 231,410 12 50 50 50 20794
% 87

13 265 MERAL ÖNKAYA 4A 1 14 1,00 4 9 4,00 8 7 8,00 3 7 3,00 3 2 3,00 4 6 4,00 23 45 23,00 225,670 13 52 52 52 21136
% 89

14 85 DEVRAN EREK 4A 7 8 7,00 2 13 2,00 6 9 6,00 1 9 1,00 3 2 3,00 2 8 2,00 21 49 21,00 225,170 14 53 53 53 21161
% 89

15 68 MUHAMMED ALİ AKYO 4A 6 9 6,00 4 11 4,00 5 10 5,00 3 7 3,00 1 4 1,00 0 5 0,00 19 46 19,00 221,160 15 56 56 56 21390
% 90

16 2700 SEFA SERIBULAK 4A 8 7 8,00 4 11 4,00 2 13 2,00 2 8 2,00 1 3 1,00 2 8 2,00 19 50 19,00 214,480 16 60 60 60 21721
% 91

17 11 HAYAL ÖZAKAÇ 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 4 11 4,00 3 7 3,00 2 3 2,00 0 10 0,00 17 53 17,00 203,780 17 62 62 62 22171
% 93

18 275 SEMANUR KELEŞ 4A 4 11 4,00 3 12 3,00 5 10 5,00 3 7 3,00 1 4 1,00 2 8 2,00 18 52 18,00 203,330 18 63 63 63 22187
% 93

19 203 EFE PAÇAL 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 4 11 4,00 1 9 1,00 1 4 1,00 2 6 2,00 16 52 16,00 201,040 19 64 64 64 22294
% 94

20 390 YASİN SARIBULAK 4A 2 13 2,00 5 10 5,00 3 12 3,00 2 8 2,00 4 1 4,00 1 9 1,00 17 53 17,00 198,920 20 65 65 65 22374
% 94

21 190 HADİ AKSIN 4A 2 13 2,00 2 13 2,00 4 11 4,00 3 7 3,00 2 3 2,00 2 8 2,00 15 55 15,00 177,160 21 66 66 66 22897
% 96

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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4B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,00 7 7 6,99 10 5 10,02 7 3 6,84 3 2 3,16 5 4 5,23 42 26 42,24 335,840

Okul Ortalaması 8 7 7,91 5 10 4,81 8 7 7,63 5 5 5,13 3 2 2,54 3 6 3,43 31 37 31,45 277,060

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 115 BERAT YARGI 4B 15 0 15,00 13 2 13,00 13 2 13,00 10 0 10,00 5 0 5,00 7 3 7,00 63 7 63,00 461,070 1 1 1 1 783
% 3,29

2 103 YASİR AKIN 4B 14 1 14,00 12 2 12,00 10 5 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 7 3 7,00 58 11 58,00 423,190 2 2 2 2 3091
% 13

3 329 ROJHILAT NURLU 4B 12 3 12,00 9 5 9,00 12 3 12,00 9 1 9,00 5 0 5,00 7 3 7,00 54 15 54,00 396,680 3 5 5 5 5512
% 23

4 396 ELİF BEYZA ÇEVİK 4B 12 3 12,00 7 8 7,00 12 3 12,00 8 1 8,00 3 2 3,00 5 5 5,00 47 22 47,00 366,240 4 8 8 8 8704
% 37

5 400 JEHAT ACAR 4B 10 4 10,00 6 7 6,00 11 4 11,00 9 1 9,00 4 1 4,00 6 4 6,00 46 21 46,00 344,000 5 11 11 11 11228
% 47

6 217 ASMİN ABİ 4B 12 3 12,00 5 10 5,00 12 3 12,00 7 3 7,00 3 2 3,00 3 7 3,00 42 28 42,00 342,600 6 12 12 12 11379
% 48

7 295 BEYZA ER ETİN 4B 13 2 13,00 3 7 3,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 5 5,00 46 19 46,00 338,850 7 13 13 13 11756
% 49

8 386 BETÜL ERTAŞ 4B 10 5 10,00 8 6 8,00 8 7 8,00 5 5 5,00 3 2 3,00 4 6 4,00 38 31 38,00 324,280 8 19 19 19 13381
% 56

9 284 SİMAY ZERYA KAYA 4B 11 3 11,00 4 10 4,00 9 6 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 6 3 6,00 44 23 44,00 321,510 9 21 21 21 13676
% 58

10 313 FİDAN İTAH 4B 8 5 8,00 4 7 4,00 10 5 10,00 5 5 5,00 3 2 3,00 5 4 5,00 35 28 35,00 292,910 10 25 25 25 16358
% 69

11 121 NURSENA AKTAŞ 4B 12 3 12,00 1 14 1,00 8 7 8,00 8 2 8,00 3 2 3,00 3 4 3,00 35 32 35,00 279,320 11 26 26 26 17524
% 74

12 255 EMİN KAPLAN 4B 7 8 7,00 4 11 4,00 9 6 9,00 4 6 4,00 2 3 2,00 2 8 2,00 28 42 28,00 267,190 12 29 29 29 18432
% 78

13 283 KADİR KORKAÇ 4B 10 5 10,00 4 9 4,00 5 10 5,00 6 3 6,00 2 3 2,00 1 8 1,00 28 38 28,00 258,690 13 31 31 31 19066
% 80

14 293 AYET ÇILĞINÖZÜ 4B 5 10 5,00 6 9 6,00 8 7 8,00 2 8 2,00 2 3 2,00 1 4 1,00 24 41 24,00 258,260 14 32 32 32 19101
% 80

15 489 HA AN  AŞAR 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 8 7 8,00 2 8 2,00 2 3 2,00 4 4 4,00 26 42 26,00 255,860 15 33 33 33 19262
% 81

16 120 AHMET OYTA R 4B 7 8 7,00 1 14 1,00 10 5 10,00 8 2 8,00 2 3 2,00 1 9 1,00 29 41 29,00 253,370 16 36 36 36 19418
% 82

17 219 ELİF NAZ ACARGÜL 4B 6 9 6,00 4 11 4,00 8 7 8,00 4 6 4,00 2 2 2,00 2 6 2,00 26 41 26,00 253,060 17 37 37 37 19442
% 82

18 291 SADIK T ANR SARAÇ 4B 9 6 9,00 1 13 1,00 8 6 8,00 2 6 2,00 2 3 2,00 6 3 6,00 28 37 28,00 251,560 18 38 38 38 19553
% 82

19 118 AYKAN YILBUR 4B 5 10 5,00 6 9 6,00 6 9 6,00 4 6 4,00 1 4 1,00 4 6 4,00 26 44 26,00 249,890 19 39 39 39 19689
% 83

20 292 AYCAN AŞAN 4B 7 7 7,00 4 8 4,00 5 10 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 4 6 4,00 26 40 26,00 239,930 20 44 44 44 20315
% 85

21 331 SUDEN KARAKAYA 4B 5 10 5,00 3 11 3,00 7 8 7,00 3 5 3,00 2 3 2,00 4 6 4,00 24 43 24,00 232,600 21 47 47 47 20727
% 87

22 114 CEVAT TAM 4B 8 7 8,00 5 10 5,00 1 10 1,00 5 5 5,00 0 5 0,00 3 7 3,00 22 44 22,00 219,920 22 57 57 57 21462
% 90

23 122 EM N ABİ 4B 5 10 5,00 2 13 2,00 5 10 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 4 6 4,00 22 48 22,00 209,050 23 61 61 61 21956
% 92
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4C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,00 7 7 6,99 10 5 10,02 7 3 6,84 3 2 3,16 5 4 5,23 42 26 42,24 335,840

Okul Ortalaması 8 7 7,91 5 10 4,81 8 7 7,63 5 5 5,13 3 2 2,54 3 6 3,43 31 37 31,45 277,060

SINIF: 4C

KATILIMLAR

1 164 YUNUS EMREU YAR 4C 13 2 13,00 12 3 12,00 10 5 10,00 9 1 9,00 5 0 5,00 8 2 8,00 57 13 57,00 416,870 1 3 3 3 3616
% 15

2 337 TUANNA ÇITAK 4C 12 3 12,00 12 3 12,00 11 4 11,00 8 2 8,00 4 1 4,00 6 4 6,00 53 17 53,00 408,240 2 4 4 4 4395
% 18

3 207 HİRANUR MERAL 4C 10 5 10,00 8 7 8,00 11 4 11,00 8 2 8,00 5 0 5,00 5 5 5,00 47 23 47,00 361,050 3 9 9 9 9330
% 39

4 133 MU AMMED YASİR 4C 9 5 9,00 7 8 7,00 14 1 14,00 5 5 5,00 4 1 4,00 5 5 5,00 44 25 44,00 359,250 4 10 10 10 9537
% 40

5 339 YAĞMUR TAŞOĞLU 4C 12 3 12,00 6 8 6,00 9 6 9,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 5 5,00 43 26 43,00 335,010 5 14 14 14 12192
% 51

6 334 CEYLİN KARAKAYA 4C 9 6 9,00 7 6 7,00 11 4 11,00 7 3 7,00 3 2 3,00 4 4 4,00 41 25 41,00 334,880 6 15 15 15 12206
% 51

7 274 EYÜP SEMO 4C 12 3 12,00 5 9 5,00 11 4 11,00 7 3 7,00 2 3 2,00 4 6 4,00 41 28 41,00 333,850 7 16 16 16 12345
% 52

8 111 BARIŞKAPAĞAN 4C 11 4 11,00 5 10 5,00 11 4 11,00 5 5 5,00 3 2 3,00 5 5 5,00 40 30 40,00 329,130 8 17 17 17 12869
% 54

9 107 AHMET KAYRA SÜMER 4C 10 5 10,00 6 9 6,00 10 5 10,00 7 3 7,00 3 2 3,00 5 5 5,00 41 29 41,00 327,390 9 18 18 18 13045
% 55

10 199 DİLRUBA SÜRMELİ 4C 12 3 12,00 5 9 5,00 8 7 8,00 9 1 9,00 4 1 4,00 0 1 0,00 38 22 38,00 313,290 10 22 22 22 14446
% 61

11 142 HARUN GEZGEN 4C 11 4 11,00 5 10 5,00 8 7 8,00 7 3 7,00 5 0 5,00 2 8 2,00 38 32 38,00 310,700 11 23 23 23 14690
% 62

12 359 YAS R ÖZDE İR 4C 8 7 8,00 4 11 4,00 8 6 8,00 7 3 7,00 3 2 3,00 2 7 2,00 32 36 32,00 275,160 12 27 27 27 17866
% 75

13 336 MUHAMET MİRAÇ 4C 7 8 7,00 6 9 6,00 5 9 5,00 2 8 2,00 2 3 2,00 3 7 3,00 25 44 25,00 253,380 13 35 35 35 19411
% 82

14 276 TOPRAK ŞAYAK 4C 5 10 5,00 5 10 5,00 7 8 7,00 4 6 4,00 2 3 2,00 2 8 2,00 25 45 25,00 247,720 14 40 40 40 19820
% 83

15 0 Y U N U S ÇILĞINÖ 4C 6 9 6,00 3 12 3,00 6 9 6,00 4 6 4,00 2 3 2,00 4 5 4,00 25 44 25,00 233,570 15 46 46 46 20663
% 87

16 52 DİCLE ÇITAK 4C 6 9 6,00 2 13 2,00 7 8 7,00 4 6 4,00 2 3 2,00 4 6 4,00 25 45 25,00 232,260 16 48 48 48 20745
% 87

17 346 BERAT KILIÇ 4C 5 10 5,00 1 10 1,00 7 6 7,00 5 5 5,00 3 2 3,00 6 4 6,00 27 37 27,00 226,280 17 51 51 51 21098
% 89

18 342 MİRAN  BEYAZALMA 4C 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 4 6 4,00 2 3 2,00 2 8 2,00 22 48 22,00 224,800 18 54 54 54 21179
% 89

19 351 EMİRHANİTAH 4C 3 10 3,00 3 11 3,00 8 7 8,00 3 7 3,00 2 3 2,00 3 7 3,00 22 45 22,00 224,650 19 55 55 55 21194
% 89

20 443 ELİF ROZİN ŞAHİN 4C 5 10 5,00 2 13 2,00 8 7 8,00 4 6 4,00 0 5 0,00 1 9 1,00 20 50 20,00 219,900 20 58 58 58 21463
% 90

21 0 ALP ER ENBERGE 4C 5 10 5,00 4 10 4,00 4 11 4,00 1 9 1,00 3 2 3,00 2 8 2,00 19 50 19,00 214,490 21 59 59 59 21720
% 91

22 0 AYŞE AYDINN 4C 5 10 5,00 1 14 1,00 2 13 2,00 4 6 4,00 1 4 1,00 4 6 4,00 17 53 17,00 176,020 22 67 67 67 22925
% 96

23 0 SUDENAZ DEMİR 4C 2 9 2,00 2 7 2,00 4 8 4,00 3 6 3,00 1 3 1,00 2 5 2,00 14 38 14,00 173,760 23 68 68 68 22960
% 97
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
 

(1)
10,00 5,00 10,00 9,00 6,00 9,00 8,00 6,00 8,00 7,00 3,00 7,00 0,00 5,00 0,00 2,00 3,00 2,00 36,00 28,00 36,00 322,210

Okul
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İlçe
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İl
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

Genel
(23765)

10,00 4,82 10,00 6,99 7,24 6,99 10,02 4,82 10,02 6,84 2,99 6,84 3,16 1,76 3,16 5,23 4,31 5,23 42,24 25,94 42,24 335,840

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
  şubesinde 1
Okulunuzda 68 4

İPEKYOLU ilçesinde 68 4 1
VAN ilinde 68 4 1 1

Genelde 23765 1338 514 178 54

DERECELER

Genelde sınava 1338 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 682. oldu

VAN ilinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1. oldu
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  ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (1 Öğrenci) 15 10,00 5,00 67

Türkçe 15 10,00 5,00 67
[-] Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1,00 0

[+] Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1,00 0 100

[+] Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1,00 1,00 50

[+] Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde
kullanır.

1 1,00 0 100

[+] Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1,00 0 100

[+] Okuma stratejilerini uygular. 1 1,00 0 100

[+] Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1,00 1,00 50

[-] Yazdıklarını düzenler. 1 0 1,00 0

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri belirler.

1 1,00 0 100

[-] Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1,00 0

[+] Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1,00 0 100

[+] Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1,00 0 100

[+] Şiir yazar. 1 1,00 0 100

Soru D Y %

Matematik (1 Öğrenci) 15 9,00 6,00 60

Matematik 15 9,00 6,00 60
[+] Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1,00 0 100

[+] Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1,00 0 100

[+] Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1,00 0 100

[-] Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1,00 0

[+] Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1,00 0 100

[+] Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1,00 0 100

[+] Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler
yapar.

1 1,00 0 100

[-] Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1,00 0

[-] En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden
toplar.

1 0 1,00 0

[+] Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri
oluşturur ve kuralını açıklar.

1 1,00 0 100

[-] Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1,00 0

[-] Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri
çözer.

1 0 1,00 0

[+] İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak
verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.

1 1,00 0 100

[-] Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1,00 0

[+] Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1,00 0 100

Soru D Y %

Fen Bilimleri (1 Öğrenci) 15 8,00 6,00 53

Fen 15 8,00 6,00 53
[-] Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu
belirtir.

1 0 1,00 0

[-] Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1,00 0

[+] Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1,00 0 100

[+] İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1,00 0 100

[+] Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1,00 0 100

[+] Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler
verir.

1 1,00 0 100

[+] Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin
şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.

1 1,00 0 100

[+] Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
özellikleri açıklar.

3 2,00 1,00 67

[+] Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1,00 0 100

[-] Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1,00 0

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney
tasarlar.

1 0 0 0

[-] Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında
kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.

1 0 1,00 0

[-] Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak
aralarındaki farkları açıklar.

1 0 1,00 0

Soru D Y %

Sosyal Bilgiler (1 Öğrenci) 10 7,00 3,00 70

Sosyal Bil. 10 7,00 3,00 70
[+] Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin
zaman içerisindeki gelişimini araştırır.

1 1,00 0 100

[+] Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre
sınıflandırır.

1 1,00 0 100

[-] Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar
vermeden kullanır.

1 0 1,00 0

[+] Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1,00 0 100

[+] Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak
aile tarihi çalışması yapar.

1 1,00 0 100

[+] Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 1,00 0 100

[+] Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1,00 0 100

[-] Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını
karşılaştırır.

1 0 1,00 0

[-] Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0 1,00 0

[+] İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli
seçimler yapar.

1 1,00 0 100

Soru D Y %

Din Kültürü (1 Öğrenci) 5 0 5,00 0

Din K.ve A.B. 5 0 5,00 0
[-] Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik
yıllarını özetler.

1 0 1,00 0

[-] Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1,00 0

[-] Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1,00 0

[-] Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1,00 0

[-] Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1,00 0

Soru D Y %

İngilizce (1 Öğrenci) 10 2,00 3,00 20

İngilizce 10 2,00 3,00 20
[-] Fun With Science 2 0 1,00 0

[+] My Day 3 2,00 1,00 67

[-] Classroom Rules 2 0 1,00 0

[-] Cartoon Characters 2 0 0 0

[-] Nationality 1 0 0 0
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4A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
4A
(21)

6,57 8,43 6,57 4,10 10,81 4,10 6,14 8,86 6,14 3,71 6,29 3,71 2,19 2,76 2,19 2,52 7,00 2,52 25,23 44,15 25,23 245,050

Okul
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İlçe
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İl
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

Genel
(23765)

10,00 4,82 10,00 6,99 7,24 6,99 10,02 4,82 10,02 6,84 2,99 6,84 3,16 1,76 3,16 5,23 4,31 5,23 42,24 25,94 42,24 335,840

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
4A şubesinde 21

Okulunuzda 68 4
İPEKYOLU ilçesinde 68 4 1

VAN ilinde 68 4 1 1
Genelde 23765 1338 514 178 54

DERECELER

Genelde sınava 1338 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 1115. oldu

VAN ilinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 4. oldu
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4A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (21 Öğrenci) 15 6,57 8,43 44

Türkçe 15 6,57 8,43 44
[-] Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,33 0,67 33

[-] Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0,24 0,76 24

[-] Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0,62 1,38 31

[+] Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde
kullanır.

1 0,57 0,43 57

[+] Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0,52 0,48 52

[-] Okuma stratejilerini uygular. 1 0,48 0,52 48

[-] Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0,90 1,10 45

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,57 0,43 57

[-] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri
belirler.

1 0,43 0,57 43

[+] Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,67 0,33 67

[-] Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,43 0,57 43

[+] Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,57 0,43 57

[-] Şiir yazar. 1 0,24 0,76 24

Soru D Y %

Matematik (21 Öğrenci) 15 4,10 10,81 27

Matematik 15 4,10 10,81 27
[-] Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0,24 0,76 24

[-] Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0,24 0,71 24

[-] Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0,43 0,57 43

[-] Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0,14 0,81 14

[-] Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0,14 0,86 14

[-] Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,38 0,62 38

[-] Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler
yapar.

1 0,29 0,71 29

[-] Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0,14 0,86 14

[-] En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden
toplar.

1 0,19 0,81 19

[-] Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur
ve kuralını açıklar.

1 0,24 0,76 24

[-] Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0,24 0,76 24

[-] Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri
çözer.

1 0,10 0,90 10

[+] İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak
verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.

1 0,76 0,24 76

[-] Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0,29 0,71 29

[-] Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0,29 0,71 29

Soru D Y %

Fen Bilimleri (21 Öğrenci) 15 6,14 8,86 41

Fen 15 6,14 8,86 41
[-] Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu
belirtir.

1 0,33 0,67 33

[-] Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0,29 0,71 29

[-] Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,43 0,57 43

[-] İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0,29 0,71 29

[+] Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0,57 0,43 57

[+] Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler
verir.

1 0,67 0,33 67

[-] Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin
şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.

1 0,43 0,57 43

[+] Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
özellikleri açıklar.

3 1,52 1,48 51

[-] Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0,19 0,81 19

[-] Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0,24 0,76 24

[-] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney
tasarlar.

1 0,33 0,67 33

[-] Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında
kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.

1 0,38 0,62 38

[-] Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak
aralarındaki farkları açıklar.

1 0,48 0,52 48

Soru D Y %

Sosyal Bilgiler (21 Öğrenci) 10 3,71 6,29 37

Sosyal Bil. 10 3,71 6,29 37
[-] Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin
zaman içerisindeki gelişimini araştırır.

1 0,38 0,62 38

[-] Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre
sınıflandırır.

1 0,29 0,71 29

[-] Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar
vermeden kullanır.

1 0,19 0,81 19

[-] Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0,43 0,57 43

[+] Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak
aile tarihi çalışması yapar.

1 0,52 0,48 52

[-] Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,24 0,76 24

[-] Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0,29 0,71 29

[-] Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını
karşılaştırır.

1 0,38 0,62 38

[-] Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0,43 0,57 43

[+] İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli
seçimler yapar.

1 0,57 0,43 57

Soru D Y %

Din Kültürü (21 Öğrenci) 5 2,19 2,76 44

Din K.ve A.B. 5 2,19 2,76 44
[-] Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik
yıllarını özetler.

1 0,29 0,71 29

[-] Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0,38 0,57 38

[-] Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0,38 0,62 38

[+] Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0,71 0,29 71

[-] Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0,43 0,57 43

Soru D Y %

İngilizce (21 Öğrenci) 10 2,52 7,00 25

İngilizce 10 2,52 7,00 25
[-] Fun With Science 2 0,57 1,38 29

[-] My Day 3 0,62 2,19 21

[-] Classroom Rules 2 0,67 1,19 33

[-] Cartoon Characters 2 0,38 1,52 19

[-] Nationality 1 0,29 0,71 29
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4B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
4B
(23)

9,04 5,74 9,04 5,09 8,96 5,09 8,52 6,26 8,52 6,04 3,70 6,04 2,74 2,22 2,74 4,09 5,22 4,09 35,52 32,10 35,52 297,390

Okul
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İlçe
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İl
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

Genel
(23765)

10,00 4,82 10,00 6,99 7,24 6,99 10,02 4,82 10,02 6,84 2,99 6,84 3,16 1,76 3,16 5,23 4,31 5,23 42,24 25,94 42,24 335,840

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
4B şubesinde 23

Okulunuzda 68 4
İPEKYOLU ilçesinde 68 4 1

VAN ilinde 68 4 1 1
Genelde 23765 1338 514 178 54

DERECELER

Genelde sınava 1338 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 895. oldu

VAN ilinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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4B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (23 Öğrenci) 15 9,04 5,74 60

Türkçe 15 9,04 5,74 60
[-] Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0,22 0,74 22

[+] Okuma stratejilerini uygular. 1 0,70 0,30 70

[+] Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1,17 0,83 59

[+] Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1,30 0,70 65

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,57 0,43 57

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri belirler.

1 0,52 0,48 52

[+] Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,52 0,43 52

[-] Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,48 0,52 48

[+] Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,87 0,13 87

[+] Şiir yazar. 1 0,70 0,30 70

[+] Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,74 0,26 74

[+] Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0,52 0,35 52

[+] Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde
kullanır.

1 0,74 0,26 74

Soru D Y %

Matematik (23 Öğrenci) 15 5,09 8,96 34

Matematik 15 5,09 8,96 34
[-] Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0,22 0,70 22

[-] Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0,35 0,61 35

[+] Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,61 0,35 61

[-] Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler
yapar.

1 0,48 0,48 48

[-] Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0,22 0,74 22

[-] En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden
toplar.

1 0,26 0,74 26

[-] Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur
ve kuralını açıklar.

1 0,26 0,61 26

[-] Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0,17 0,78 17

[-] Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri
çözer.

1 0,30 0,65 30

[+] İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak
verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.

1 0,83 0,17 83

[-] Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0,35 0,52 35

[-] Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0,17 0,74 17

[-] Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0,30 0,65 30

[-] Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0,30 0,70 30

[-] Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0,26 0,52 26

Soru D Y %

Fen Bilimleri (23 Öğrenci) 15 8,52 6,26 57

Fen 15 8,52 6,26 57
[+] İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0,61 0,39 61

[+] Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0,87 0,13 87

[+] Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler
verir.

1 0,70 0,26 70

[-] Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin
şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.

1 0,26 0,70 26

[+] Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
özellikleri açıklar.

3 2,04 0,83 68

[+] Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0,57 0,43 57

[-] Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0,43 0,57 43

[+] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney
tasarlar.

1 0,70 0,30 70

[+] Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında
kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.

1 0,61 0,39 61

[-] Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak
aralarındaki farkları açıklar.

1 0,35 0,65 35

[-] Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu
belirtir.

1 0,39 0,61 39

[-] Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0,39 0,61 39

[+] Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,61 0,39 61

Soru D Y %

Sosyal Bilgiler (23 Öğrenci) 10 6,04 3,70 60

Sosyal Bil. 10 6,04 3,70 60
[-] Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile
tarihi çalışması yapar.

1 0,43 0,57 43

[+] Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,65 0,30 65

[+] Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0,57 0,43 57

[-] Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını
karşılaştırır.

1 0,48 0,52 48

[+] Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0,61 0,35 61

[+] İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli
seçimler yapar.

1 0,70 0,26 70

[+] Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin
zaman içerisindeki gelişimini araştırır.

1 0,78 0,22 78

[+] Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre
sınıflandırır.

1 0,83 0,13 83

[-] Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar
vermeden kullanır.

1 0,26 0,70 26

[+] Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0,74 0,22 74

Soru D Y %

Din Kültürü (23 Öğrenci) 5 2,74 2,22 55

Din K.ve A.B. 5 2,74 2,22 55
[+] Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0,78 0,22 78

[-] Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0,48 0,52 48

[-] Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0,48 0,52 48

[+] Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik
yıllarını özetler.

1 0,65 0,30 65

[-] Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0,35 0,65 35

Soru D Y %

İngilizce (23 Öğrenci) 10 4,09 5,22 41

İngilizce 10 4,09 5,22 41
[-] Cartoon Characters 2 0,91 0,96 46

[+] Nationality 1 0,52 0,39 52

[-] Fun With Science 2 0,78 1,13 39

[-] My Day 3 0,78 1,96 26

[+] Classroom Rules 2 1,09 0,78 54
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4C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
4C
(23)

7,91 6,78 7,91 5,00 9,26 5,00 8,09 6,61 8,09 5,43 4,52 5,43 2,78 2,17 2,78 3,65 5,65 3,65 32,86 34,99 32,86 283,980

Okul
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İlçe
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İl
(68)

7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

Genel
(23765)

10,00 4,82 10,00 6,99 7,24 6,99 10,02 4,82 10,02 6,84 2,99 6,84 3,16 1,76 3,16 5,23 4,31 5,23 42,24 25,94 42,24 335,840

Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir.
Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer şube ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir.
Ortalama türlerinin altındaki parantez içindeki değerler katılım sayılarıdır. Ortalama değerlerinin sağında parantez içindeki değerler, o derste şubenin kaçıncı olduğunu gösterir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Şube Okul İlçe İl
4C şubesinde 23

Okulunuzda 68 4
İPEKYOLU ilçesinde 68 4 1

VAN ilinde 68 4 1 1
Genelde 23765 1338 514 178 54

DERECELER

Genelde sınava 1338 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 977. oldu

VAN ilinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

İPEKYOLU ilçesinde sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

Okulunuzda sınava 4 şube katıldı, şubeniz [LGS] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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4C ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı
durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.

Soru D Y %

Türkçe (23 Öğrenci) 15 7,91 6,78 53

Türkçe 15 7,91 6,78 53
[-] Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0,17 0,83 17

[+] Okuma stratejilerini uygular. 1 0,57 0,43 57

[+] Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1,43 0,52 72

[-] Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0,70 1,30 35

[+] Yazdıklarını düzenler. 1 0,57 0,39 57

[+] Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı
sözcükleri belirler.

1 0,52 0,43 52

[+] Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0,61 0,35 61

[-] Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0,35 0,65 35

[+] Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0,87 0,09 87

[+] Şiir yazar. 1 0,65 0,30 65

[+] Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0,52 0,48 52

[-] Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0,43 0,57 43

[+] Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde
kullanır.

1 0,52 0,43 52

Soru D Y %

Matematik (23 Öğrenci) 15 5,00 9,26 33

Matematik 15 5,00 9,26 33
[-] Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0,13 0,83 13

[-] Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0,43 0,52 43

[-] Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,48 0,39 48

[-] Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler
yapar.

1 0,43 0,57 43

[-] Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0,35 0,65 35

[-] En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden
toplar.

1 0,09 0,91 9

[-] Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur
ve kuralını açıklar.

1 0,26 0,70 26

[-] Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0,13 0,83 13

[-] Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri
çözer.

1 0,35 0,57 35

[+] İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak
verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.

1 0,87 0,09 87

[-] Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0,48 0,48 48

[-] Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0,22 0,70 22

[-] Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0,48 0,43 48

[-] Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0,09 0,91 9

[-] Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0,22 0,70 22

Soru D Y %

Fen Bilimleri (23 Öğrenci) 15 8,09 6,61 54

Fen 15 8,09 6,61 54
[+] İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0,57 0,43 57

[+] Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0,78 0,22 78

[+] Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler
verir.

1 0,74 0,26 74

[-] Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin
şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.

1 0,09 0,91 9

[+] Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
özellikleri açıklar.

3 2,09 0,91 70

[-] Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0,17 0,78 17

[-] Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0,39 0,52 39

[+] Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney
tasarlar.

1 0,78 0,17 78

[+] Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında
kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.

1 0,74 0,22 74

[-] Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak
aralarındaki farkları açıklar.

1 0,39 0,57 39

[+] Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu
belirtir.

1 0,61 0,39 61

[-] Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0,22 0,78 22

[+] Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0,52 0,43 52

Soru D Y %

Sosyal Bilgiler (23 Öğrenci) 10 5,43 4,52 54

Sosyal Bil. 10 5,43 4,52 54
[+] Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak
aile tarihi çalışması yapar.

1 0,65 0,35 65

[-] Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin
çıkarımlarda bulunur.

1 0,43 0,57 43

[-] Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0,48 0,52 48

[-] Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını
karşılaştırır.

1 0,39 0,61 39

[-] Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri
hakkında çıkarımlarda bulunur.

1 0,26 0,74 26

[+] İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli
seçimler yapar.

1 0,78 0,17 78

[+] Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin
zaman içerisindeki gelişimini araştırır.

1 0,70 0,30 70

[+] Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre
sınıflandırır.

1 0,70 0,30 70

[-] Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar
vermeden kullanır.

1 0,30 0,70 30

[+] Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0,74 0,26 74

Soru D Y %

Din Kültürü (23 Öğrenci) 5 2,78 2,17 56

Din K.ve A.B. 5 2,78 2,17 56
[+] Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0,70 0,30 70

[+] Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0,70 0,26 70

[+] Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0,52 0,48 52

[-] Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik
yıllarını özetler.

1 0,39 0,61 39

[-] Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0,48 0,52 48

Soru D Y %

İngilizce (23 Öğrenci) 10 3,65 5,65 37

İngilizce 10 3,65 5,65 37
[-] Cartoon Characters 2 0,74 1,04 37

[+] Nationality 1 0,52 0,39 52

[-] Fun With Science 2 0,78 1,17 39

[-] My Day 3 1,00 1,78 33

[-] Classroom Rules 2 0,61 1,26 30



KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Okul Sınıf Kat.

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,00 4,82 10,00 6,99 7,24 6,99 10,02 4,82 10,02 6,84 2,99 6,84 3,16 1,76 3,16 5,23 4,31 5,23 42,24 25,94 42,24 335,840

İl Ortalaması 7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İlçe Ortalaması 7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

Okul Ortalaması 7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

KATILIMLAR

1 VAN / İPEKYOLU
Erek TOKİ İlkokulu  1 10,00 5,00 10,00 9,00 6,00 9,00 8,00 6,00 8,00 7,00 3,00 7,00 0,00 5,00 0,00 2,00 3,00 2,00 36,00 28,00 36,00 322,210

2 VAN / İPEKYOLU
Erek TOKİ İlkokulu 4B 23 9,04 5,74 9,04 5,09 8,96 5,09 8,52 6,26 8,52 6,04 3,70 6,04 2,74 2,22 2,74 4,09 5,22 4,09 35,52 32,10 35,52 297,390

3 VAN / İPEKYOLU
Erek TOKİ İlkokulu 4C 23 7,91 6,78 7,91 5,00 9,26 5,00 8,09 6,61 8,09 5,43 4,52 5,43 2,78 2,17 2,78 3,65 5,65 3,65 32,86 34,99 32,86 283,980

4 VAN / İPEKYOLU
Erek TOKİ İlkokulu 4A 21 6,57 8,43 6,57 4,10 10,81 4,10 6,14 8,86 6,14 3,71 6,29 3,71 2,19 2,76 2,19 2,52 7,00 2,52 25,23 44,15 25,23 245,050

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4.DENEME 68 68 68 23765

Sıra Okul Sınıf Kat.

Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,00 4,82 10,00 6,99 7,24 6,99 10,02 4,82 10,02 6,84 2,99 6,84 3,16 1,76 3,16 5,23 4,31 5,23 42,24 25,94 42,24 335,840

İl Ortalaması 7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

İlçe Ortalaması 7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

Okul Ortalaması 7,91 6,91 7,91 4,81 9,59 4,81 7,63 7,18 7,63 5,13 4,76 5,13 2,54 2,41 2,54 3,43 5,88 3,43 31,45 36,73 31,45 277,060

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE İPEK 385  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,210 335,840 1 20 20 20 13585

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 1 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 10,00 7,91 10,00

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,00 4,81 6,99

Fen 15 8 6 8,00 53 8,00 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 7,00 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 0 5 0,00 0 0,00 2,54 3,16

İngilizce 10 2 3 2,00 20 2,00 3,43 5,23

Toplam: 70 36 28 36,00 51 36,00 31,46 40,95

Türkçe dCdAABCCddDcBAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik ADBdBACbbAddBdC

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bcBADDAcBBCb dc

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCaABDCdcD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü aacbd

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce bCddB     

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 8 6 53

Fen 15 8 6 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 0 5 0

Din K.ve A.B. 5 0 5 0

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Fun With Science 2 0 1 0
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 0 1 0
Cartoon Characters 2 0 0 0
Nationality 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AVŞİN BENK 378 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,450 335,840 3 24 24 24 15702

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,10 4,81 6,99

Fen 15 9 6 9,00 60 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 36 34 36,00 51 25,24 31,46 40,95

Türkçe ABCCACDDBAcCaBb

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bdbCabbddBabAbd

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri dDDABaBdbDADdbB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDbBbDDCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADdcC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce aAcdAabaad

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT İTAH 223 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,770 335,840 2 7 7 7 7776

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,10 4,81 6,99

Fen 15 13 2 13,00 87 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 6 4 6,00 60 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 6 4 6,00 60 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 49 21 49,00 70 25,24 31,46 40,95

Türkçe CCdAABCCACDDBAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik ccBCaAbcbbadBdC

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CABADDAcBBCaDAD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCaAcDaBdD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BCADB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce ACcaaBCdDA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 13 2 87

Fen 15 13 2 87

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Fun With Science 2 2 0 100
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRAN EREK 85 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,170 335,840 14 53 53 53 21161

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,10 4,81 6,99

Fen 15 6 9 6,00 40 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 1 9 1,00 10 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 21 49 21,00 30 25,24 31,46 40,95

Türkçe baCCAdDDcAadCad

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik ddcdbcAbdacddDc

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri dbDdacdbaDbDCAB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler dbdabcDabd

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADaBd

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce bdabAdcBca

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 0 3 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE PAÇAL 203 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,040 335,840 19 64 64 64 22294

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,10 4,81 6,99

Fen 15 4 11 4,00 27 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 1 9 1,00 10 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 2 6 2,00 20 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 16 52 16,00 23 25,24 31,46 40,95

Türkçe abdAbcaCcbbaBAa

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik baBCdbdbadCdBda

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CdabbacBdadbcAD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler abdcBcdadc

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü adAcc

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce bCAddcbc  

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Fun With Science 2 0 1 0
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 0 1 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELEYSA İŞİK 150 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,960 335,840 4 28 28 28 18187

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,10 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 6 4 6,00 60 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 5 4 5,00 50 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 33 36 33,00 47 25,24 31,46 40,95

Türkçe bBbaACbDcABCbcA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik ddbCaabbdBBbbba

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDbBBBdcaAabbB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BbCBADaabA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü dDdBC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce aAbAAbAaB 

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Sosyal Bil. 10 6 4 60

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BEYDÜZ 232 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
380,170 335,840 1 6 6 6 7185

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,10 4,81 6,99

Fen 15 13 2 13,00 87 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 9 1 9,00 90 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 6 4 6,00 60 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 52 18 52,00 74 25,24 31,46 40,95

Türkçe ABCCACDDBABCCdA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik CaAdbacabBdCccB

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDAcBBCaDADCAB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCBADDCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBBC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CdDAbaAaBB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 13 2 87

Fen 15 13 2 87

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY EREN ER 130 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,570 335,840 6 34 34 34 19405

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,10 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 27 43 27,00 39 25,24 31,46 40,95

Türkçe AcCCcCbcBABbddA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bcbCbcAddBBbbDd

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri bDDdBaBdDcbbdba

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BaCBcDabbd

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü cDdaa

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce bAcdcaABcB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL  ERDEM 697 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,760 335,840 7 41 41 41 19963

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,10 4,81 6,99

Fen 15 7 8 7,00 47 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 0 5 0,00 0 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 24 46 24,00 34 25,24 31,46 40,95

Türkçe aaaAAaCCdbaDBAc

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik dacddAaDDbaAaab

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri ddBcDDdBBBCbacb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler cdabBbdaAD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü dadac

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AabBccaAbc

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 7 8 47

Fen 15 7 8 47

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 0 5 0

Din K.ve A.B. 5 0 5 0

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SEVER 268 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,690 335,840 10 45 45 45 20652

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,10 4,81 6,99

Fen 15 6 9 6,00 40 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 1 9 1,00 10 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 25 45 25,00 36 25,24 31,46 40,95

Türkçe CdaAbBCabCDDBdc

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik AccbacaabdbcBcb

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri accbDDdBBBbabAc

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DbCbBaCBAD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü abdDc

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce bdbccBbbcb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HADİ AKSIN 190 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,160 335,840 21 66 66 66 22897

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 2 13 2,00 13 4,10 4,81 6,99

Fen 15 4 11 4,00 27 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 15 55 15,00 21 25,24 31,46 40,95

Türkçe cdadbCbDccadacc

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik ddbCaabacdBbcaa

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri cDDAcaabaacbCba

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler cbCcbcDCbc

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü dDBcd

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CbDccbdcaa

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 0 3 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAL ÖZAKAÇ 11 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,780 335,840 17 62 62 62 22171

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,10 4,81 6,99

Fen 15 4 11 4,00 27 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 0 10 0,00 0 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 17 53 17,00 24 25,24 31,46 40,95

Türkçe aCaAdaaababDcAc

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik ADaadbaaaAbdBaa

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri addbDccBcBbDabc

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler aabbBDacAa

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü dbADc

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce bbdddcddbd

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İMRA HALBU 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,120 335,840 8 42 42 42 20000

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,10 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 25 45 25,00 36 25,24 31,46 40,95

Türkçe dCdAAcCdAaDDcdd

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik ccBbccbbDdCdBBa

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bcacDbcccBbDbAD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler cadAacdBdD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü cdcaB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AddcBBbbDb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Fun With Science 2 2 0 100
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERAL ÖNKAYA 265 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,670 335,840 13 52 52 52 21136

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 1,00 7 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 4 9 4,00 27 4,10 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 23 45 23,00 33 25,24 31,46 40,95

Türkçe bacdccbdcCcccbc

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik b B cAbabdddBBd

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CbBdDDdcBBabDAc

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler bCaAccddbD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BCdDc

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce badBBBdAcd

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 14 7

Türkçe 15 1 14 7

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 4 9 27

Matematik 15 4 9 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 2 0 100
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ AKYO 68 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,160 335,840 15 56 56 56 21390

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,10 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 0 5 0,00 0 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 19 46 19,00 27 25,24 31,46 40,95

Türkçe ABCdAbcDabcdaBc

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik aBbabacdcBaCAcd

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri AbabBBBaabbDdda

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler abdcAcbdCA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü dcBab

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce adbcc     

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 0 0
Classroom Rules 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YUR 21 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,410 335,840 12 50 50 50 20794

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,10 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 0 9 0,00 0 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 22 47 22,00 31 25,24 31,46 40,95

Türkçe CbcbbBbCbCDDBda

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik badbabbDDbbcBdC

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri dABbDDdaccCbadb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCbAcaaBAc

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü dbcDc

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce ca cadbccb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 0 3 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 0 9 0

İngilizce 10 0 9 0

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 2 0
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR DURUR 175 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,330 335,840 5 30 30 30 18803

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 8 7 8,00 53 4,10 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 2 8 2,00 20 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 26 44 26,00 37 25,24 31,46 40,95

Türkçe AabdACDcccadaaA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik baAdcDACABcCbaB

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri dbbAacBbcDbDacB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler abadbDDaac

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü cDBBC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce abcbbabBcB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA SERIBULAK 2700 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,480 335,840 16 60 60 60 21721

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,10 4,81 6,99

Fen 15 2 13 2,00 13 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 2 8 2,00 20 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 3 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 19 50 19,00 27 25,24 31,46 40,95

Türkçe ABCCdbbDBAcCaac

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik dcdabbdCbBcCbcB

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ccDccaBbaabcbda

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BbadAccdab

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ccBd 

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce acbbdbAacB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 1 3 20

Din K.ve A.B. 5 1 3 20

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR KELEŞ 275 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,330 335,840 18 63 63 63 22187

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 3 12 3,00 20 4,10 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 18 52 18,00 26 25,24 31,46 40,95

Türkçe badAbaaCdCDcada

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik dadbcACacbbbBaa

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bAabaDAccBbDadb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler bdabBaCccD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü cacDa

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AbcdcBabcb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR MUSLU 182 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,190 335,840 11 49 49 49 20752

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 1,00 7 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 6 9 6,00 40 4,10 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 2 7 2,00 20 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 21 48 21,00 30 25,24 31,46 40,95

Türkçe badbbabdddcccAa

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik ADBdaAdcaACdada

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CbcAcDABBabbDbD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler abCbBabcbD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü dCdac

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dCdcccbAb 

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 14 7

Türkçe 15 1 14 7

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 0 1 0
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERVAN ŞAHBAZ 5700 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,020 335,840 9 43 43 43 20007

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 4,10 4,81 6,99

Fen 15 4 11 4,00 27 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 2 8 2,00 20 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 3 7 3,00 30 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 25 45 25,00 36 25,24 31,46 40,95

Türkçe baaAABbCACbDaAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik dDBaBcacacbdBca

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bAaAaaABdcbccba

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler aaaAdadcAa

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü daADB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce cbAaddCbbA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN SARIBULAK 390 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,920 335,840 20 65 65 65 22374

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 21 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 6,57 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 4,10 4,81 6,99

Fen 15 3 12 3,00 20 6,14 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 2 8 2,00 20 3,71 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,19 2,54 3,16

İngilizce 10 1 9 1,00 10 2,52 3,43 5,23

Toplam: 70 17 53 17,00 24 25,24 31,46 40,95

Türkçe ABddcabadcabdac

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik dBACDbcabdBadcc

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri dcaAccabDbdDbcd

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler cDbcdbcdCb

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBdC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce ddDcbbdcdd

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 3 12 20

Fen 15 3 12 20

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 0 3 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET OYTA R 120 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,370 335,840 16 36 36 36 19418

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 1 14 1,00 7 5,09 4,81 6,99

Fen 15 10 5 10,00 67 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 8 2 8,00 80 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 1 9 1,00 10 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 29 41 29,00 41 35,52 31,46 40,95

Türkçe daCCbdcDcAcCCaA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik accbabdddaaddbB

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdBaBaDDADaAc

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler aDCBADDCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü AbcBb

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce ddbcbacBdc

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 10 5 67

Fen 15 10 5 67

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN ABİ 217 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,600 335,840 6 12 12 12 11379

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 5,09 4,81 6,99

Fen 15 12 3 12,00 80 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 3 7 3,00 30 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 42 28 42,00 60 35,52 31,46 40,95

Türkçe CCdAdBCCACDDcAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik bcdbdACDbddcBBa

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri aABADDABBBdcDAD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCCAdDCabD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BdADd

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dCbBdcacDc

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 12 3 80

Fen 15 12 3 80

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYCAN AŞAN 292 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,930 335,840 20 44 44 44 20315

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 7,00 47 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 4 8 4,00 27 5,09 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 26 40 26,00 37 35,52 31,46 40,95

Türkçe C aAAcCCddcccAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik bDa d aca bABBd

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri dcBADadaBBbacba

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCabcDaBcD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü cdAba

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce bbABccdAaA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 7 47

Türkçe 15 7 7 47

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 4 8 27

Matematik 15 4 8 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYET ÇILĞINÖZÜ 293 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,260 335,840 14 32 32 32 19101

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 6 9 6,00 40 5,09 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 2 8 2,00 20 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 1 4 1,00 10 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 24 41 24,00 34 35,52 31,46 40,95

Türkçe cBbCbCcbBAcbadc

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bdAbDaAbdBBbbDc

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdBaBCaccbCAa

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler cabcdDbCdb

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü dcBBa

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce Ccabb     

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 0 0
Classroom Rules 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYKAN YILBUR 118 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,890 335,840 19 39 39 39 19689

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 6 9 6,00 40 5,09 4,81 6,99

Fen 15 6 9 6,00 40 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 26 44 26,00 37 35,52 31,46 40,95

Türkçe badCbbcaBdBCaaA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bBAbbadCcBBCbcd

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri AcDdaBBCcDdaadd

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler abacADcCdA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü Accca

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce adbAbaABaB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YARGI 115 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
461,070 335,840 1 1 1 1 783

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 13 2 13,00 87 5,09 4,81 6,99

Fen 15 13 2 13,00 87 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 10 0 10,00 100 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 7 3 7,00 70 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 63 7 63,00 90 35,52 31,46 40,95

Türkçe ABCCACDDBABCCBA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik CBACcDAbABBCADB

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdBBBCDDADCdB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCBADDCCA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBBC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CAcAACdBdB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 13 2 87

Fen 15 13 2 87

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Sosyal Bil. 10 10 0 100

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ERTAŞ 386 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,280 335,840 8 19 19 19 13381

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 8 6 8,00 53 5,09 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 38 31 38,00 54 35,52 31,46 40,95

Türkçe daCCcCDDcAaCCBA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik CBACcDAadBcabD 

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADbdBaBdDDAcCba

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler dDaaADbCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBcb

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CAabAadcBc

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 8 6 53

Matematik 15 8 6 53

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ER ETİN 295 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
338,850 335,840 7 13 13 13 11756

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 3 7 3,00 20 5,09 4,81 6,99

Fen 15 11 4 11,00 73 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 9 1 9,00 90 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 5 5 5,00 50 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 46 19 46,00 66 35,52 31,46 40,95

Türkçe ABCCACDDcABCCdA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bBAdca d B  bc 

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDAcBBCcDADabB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCBbDDCCA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBBC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce dADAbbdBdB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 3 7 20

Matematik 15 3 7 20

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 0 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAT TAM 114 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,920 335,840 22 57 57 57 21462

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 5,09 4,81 6,99

Fen 15 1 10 1,00 7 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 0 5 0,00 0 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 3 7 3,00 30 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 22 44 22,00 31 35,52 31,46 40,95

Türkçe bCdAABbCcdbDBAa

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik AcBbacdDaddbBBa

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bbccca    baacD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCbAcbCdAb

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü cadac

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dbbacBbcDA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 1 10 7

Fen 15 1 10 7

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 0 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 0 0 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 0 5 0

Din K.ve A.B. 5 0 5 0

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEYZA ÇEVİK 396 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,240 335,840 4 8 8 8 8704

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 7 8 7,00 47 5,09 4,81 6,99

Fen 15 12 3 12,00 80 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 8 1 8,00 80 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 5 5 5,00 50 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 47 22 47,00 67 35,52 31,46 40,95

Türkçe CCBAdBCCcCDcBAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik AcabBACcacdABBa

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CbBADDAcBBCDDAb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCaABDCBA 

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü aCADa

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AaAacddADA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 12 3 80

Fen 15 12 3 80

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80

Sosyal Bil. 10 8 1 80

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 0 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Fun With Science 2 2 0 100
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ ACARGÜL 219 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,060 335,840 17 37 37 37 19442

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 5,09 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 2 2,00 40 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 2 6 2,00 20 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 26 41 26,00 37 35,52 31,46 40,95

Türkçe dBCCcacbaABaadA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik baACcacdbBBabcc

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri dDDdBBabDDAcdbB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BcCcbbDCbc

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADa a

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce dbDbcdAc  

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 2 40

Din K.ve A.B. 5 2 2 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 0 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 6 20

İngilizce 10 2 6 20

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 1 33
Classroom Rules 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EM N ABİ 122 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,050 335,840 23 61 61 61 21956

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 2 13 2,00 13 5,09 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 22 48 22,00 31 35,52 31,46 40,95

Türkçe CdaAcBaCAdabcbd

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik daBbcdaccAbdcdb

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri dcadbcABdaCcDAb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCaABcCcbb

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü caAbd

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dadBdBdADc

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 2 0 100
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN KAPLAN 255 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,190 335,840 12 29 29 29 18432

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 5,09 4,81 6,99

Fen 15 9 6 9,00 60 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 28 42 28,00 40 35,52 31,46 40,95

Türkçe bBCCdbaDcABCaac

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bBAdccbabBdCbad

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADcdaBBCDaccCAB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler daCdADbCbb

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü dcBBa

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce dcabAbdaBd

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİDAN İTAH 313 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,910 335,840 10 25 25 25 16358

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 8,00 53 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 4 7 4,00 27 5,09 4,81 6,99

Fen 15 10 5 10,00 67 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 5 4 5,00 50 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 35 28 35,00 50 35,52 31,46 40,95

Türkçe C BA BaCcCDccAc

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik  cab A aDA dBcb

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CABADDbaaBCDbAb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCaAaDaacD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BdAaB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dC BaBCdbA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 5 53

Türkçe 15 8 5 53

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 0 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 0 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 4 7 27

Matematik 15 4 7 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 0 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 0 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 10 5 67

Fen 15 10 5 67

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 1 33
Classroom Rules 2 2 0 100
Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HA AN  AŞAR 489 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,860 335,840 15 33 33 33 19262

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 5,09 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 2 8 2,00 20 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 4 4 4,00 40 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 26 42 26,00 37 35,52 31,46 40,95

Türkçe CdabbcCCAdcDacc

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik badbdbCbabCABdC

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CABcDacBBBdcDdb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DbaccbdabD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BadDa

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AC*cBcbA  

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Fun With Science 2 1 0 50
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 0 1 0
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
JEHAT ACAR 400 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,000 335,840 5 11 11 11 11228

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 10,00 67 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 6 7 6,00 40 5,09 4,81 6,99

Fen 15 11 4 11,00 73 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 9 1 9,00 90 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 6 4 6,00 60 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 46 21 46,00 66 35,52 31,46 40,95

Türkçe bBCCbbc BABCCBA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bBAb bcCbBdaAD 

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdBBBCcDADabB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCBADDCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBcC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CAaAdbABdB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 4 67

Türkçe 15 10 4 67

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 6 7 40

Matematik 15 6 7 40

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KORKAÇ 283 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,690 335,840 13 31 31 31 19066

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 4 9 4,00 27 5,09 4,81 6,99

Fen 15 5 10 5,00 33 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 6 3 6,00 60 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 1 8 1,00 10 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 28 38 28,00 40 35,52 31,46 40,95

Türkçe CCaAcBCdACDccAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik dc  cdCDaddABca

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri dbcdDDdcBBacDca

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler D CAdDdBAc

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BCbaa

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dbbaad cDb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 4 9 27

Matematik 15 4 9 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Sosyal Bil. 10 6 3 60

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 0 1 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA AKTAŞ 121 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,320 335,840 11 26 26 26 17524

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 1 14 1,00 7 5,09 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 8 2 8,00 80 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 3 4 3,00 30 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 35 32 35,00 50 35,52 31,46 40,95

Türkçe aCBAdBCCACDcBAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik cacbccdaaAbcdab

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri aABdDDbBaBCbcAc

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCaABDaBAD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BaAaB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AbbaBBa   

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Fun With Science 2 1 0 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 0 1 0
Nationality 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHILAT NURLU 329 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,680 335,840 3 5 5 5 5512

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 9 5 9,00 60 5,09 4,81 6,99

Fen 15 12 3 12,00 80 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 9 1 9,00 90 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 7 3 7,00 70 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 54 15 54,00 77 35,52 31,46 40,95

Türkçe CCBbcBCCbCDDBAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik ADBCdACcDcdABd 

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri abBdDDABBBCDDAD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCCAcDCBAD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BCADB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce ACbadBCADA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 9 5 60

Matematik 15 9 5 60

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 12 3 80

Fen 15 12 3 80

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Fun With Science 2 2 0 100
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK T ANR SARAÇ 291 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,560 335,840 18 38 38 38 19553

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 1 13 1,00 7 5,09 4,81 6,99

Fen 15 8 6 8,00 53 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 2 6 2,00 20 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 6 3 6,00 60 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 28 37 28,00 40 35,52 31,46 40,95

Türkçe badAAadbACDDBAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik bccbabacbbbbB b

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bABbD dBBBdaDAa

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler aaa B dcAa

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BbAba

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dCABaBC aA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 1 13 7

Matematik 15 1 13 7

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 6 53

Fen 15 8 6 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 6 20

Sosyal Bil. 10 2 6 20

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 0 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 2 0 100
Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SİMAY ZERYA KAYA 284 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
321,510 335,840 9 21 21 21 13676

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 11,00 73 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 4 10 4,00 27 5,09 4,81 6,99

Fen 15 9 6 9,00 60 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 9 1 9,00 90 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 6 3 6,00 60 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 44 23 44,00 63 35,52 31,46 40,95

Türkçe cBCCACDDcABC Bc

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik CcdCcadddBdaAc 

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdcaBCDDcbbAB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCBADDCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBBC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CAbAACbB c

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 1 33
Classroom Rules 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEN KARAKAYA 331 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,600 335,840 21 47 47 47 20727

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 3 11 3,00 20 5,09 4,81 6,99

Fen 15 7 8 7,00 47 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 5 3,00 30 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 24 43 24,00 34 35,52 31,46 40,95

Türkçe baCCddccBABbddd

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bcACbDdbdc abad

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri cDDbBBabDbdDCca

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler cDd* aDb A

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü AccBb

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CAacbbdBaB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 3 11 20

Matematik 15 3 11 20

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 7 8 47

Fen 15 7 8 47

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 5 30

Sosyal Bil. 10 3 5 30

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 0 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİR AKIN 103 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,190 335,840 2 2 2 2 3091

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 9,04 7,91 10,00

Matematik 15 12 2 12,00 80 5,09 4,81 6,99

Fen 15 10 5 10,00 67 8,52 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 10 0 10,00 100 6,04 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,54 3,16

İngilizce 10 7 3 7,00 70 4,09 3,43 5,23

Toplam: 70 58 11 58,00 83 35,52 31,46 40,95

Türkçe bBCCACDDBABCCBA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik CBACDD CABdaADB

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDABcBCaDAcCbc

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCBADDCCA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBBC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CADdAdABdB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 12 2 80

Matematik 15 12 2 80

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 10 5 67

Fen 15 10 5 67

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Sosyal Bil. 10 10 0 100

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 2 0 100
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAYRA SÜMER 107 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,390 335,840 9 18 18 18 13045

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 6 9 6,00 40 5,00 4,81 6,99

Fen 15 10 5 10,00 67 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 5 5 5,00 50 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 41 29 41,00 59 32,87 31,46 40,95

Türkçe bBCCAbDDcABCCdc

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik CaACaaAdbBBaccd

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri AcDdBaabDDADCAB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler cDCdADDCCd

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADccC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce bAcAdaABaB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 10 5 67

Fen 15 10 5 67

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALP ER ENBERGE 0 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,490 335,840 21 59 59 59 21720

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 4 10 4,00 27 5,00 4,81 6,99

Fen 15 4 11 4,00 27 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 1 9 1,00 10 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 19 50 19,00 27 32,87 31,46 40,95

Türkçe daCdACabcAaddaA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bdddabbCdBBCca 

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri dDDdBaBdbccbadd

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler acaddbDbad

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADcBd

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce dcDddCbdca

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 4 11 27

Fen 15 4 11 27

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Sosyal Bil. 10 1 9 10

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYDINN 0 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,020 335,840 22 67 67 67 22925

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 1 14 1,00 7 5,00 4,81 6,99

Fen 15 2 13 2,00 13 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 17 53 17,00 24 32,87 31,46 40,95

Türkçe cBaCAbbDcbabdaA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik dcAacbdaccaabad

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADacdccabacbbdd

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BadcADaCdb

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü caBcd

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce acDAcabBdB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 1 14 7

Matematik 15 1 14 7

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 2 13 13

Fen 15 2 13 13

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 0 3 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞKAPAĞAN 111 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
329,130 335,840 8 17 17 17 12869

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 5,00 4,81 6,99

Fen 15 11 4 11,00 73 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 5 5 5,00 50 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 40 30 40,00 57 32,87 31,46 40,95

Türkçe AaCbACDDBABCadA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bBcbbaddABBdAcc

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdBaBbDDADCbB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDaabDDaaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBdb

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CAbbAaAcBc

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KILIÇ 346 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,280 335,840 17 51 51 51 21098

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 1 10 1,00 7 5,00 4,81 6,99

Fen 15 7 6 7,00 47 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 6 4 6,00 60 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 27 37 27,00 39 32,87 31,46 40,95

Türkçe baCbcCaadABCdad

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik  Bdbaaddbdc  c 

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri cDDdBBBb DAadb 

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BcbBcDDbaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADcBa

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CAcbACAaaB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 1 10 7

Matematik 15 1 10 7

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 0 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 0 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 7 6 47

Fen 15 7 6 47

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KARAKAYA 334 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,880 335,840 6 15 15 15 12206

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 7 6 7,00 47 5,00 4,81 6,99

Fen 15 11 4 11,00 73 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 4 4 4,00 40 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 41 25 41,00 59 32,87 31,46 40,95

Türkçe CddAcBdCAdDDcAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik ADBb  CbabbcBBC

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri dABADbdBBaCDDAD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCaABDCabD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü aCADd

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dC c cCADb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 7 6 47

Matematik 15 7 6 47

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 0 33
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ÇITAK 52 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,260 335,840 16 48 48 48 20745

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 2 13 2,00 13 5,00 4,81 6,99

Fen 15 7 8 7,00 47 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 25 45 25,00 36 32,87 31,46 40,95

Türkçe bdacdaCbbCDDBAc

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik bbcaadbbDdbcBdd

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CbBdDDdBBadcaAa

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler aCaAcDaadD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü aCdDd

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AdAacdCAab

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 7 8 47

Fen 15 7 8 47

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLRUBA SÜRMELİ 199 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,290 335,840 10 22 22 22 14446

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 5 9 5,00 33 5,00 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 9 1 9,00 90 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 0 1 0,00 0 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 38 22 38,00 54 32,87 31,46 40,95

Türkçe dBCCAbDDcABCCBA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bBACbaAa Bdabca

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADbcBBBdcDADdba

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCBADDCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBaC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce     c     

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Cartoon Characters 2 0 0 0
Nationality 1 0 0 0
Fun With Science 2 0 1 0
My Day 3 0 0 0
Classroom Rules 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ROZİN ŞAHİN 443 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,900 335,840 20 58 58 58 21463

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 2 13 2,00 13 5,00 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 0 5 0,00 0 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 1 9 1,00 10 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 20 50 20,00 29 32,87 31,46 40,95

Türkçe aaacdBbdACbccAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik daabdAdcadabBdd

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CdcADDAdBadbDAb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler cddABDadcD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü dbcba

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce daccdcCdab

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 0 5 0

Din K.ve A.B. 5 0 5 0

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHANİTAH 351 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,650 335,840 19 55 55 55 21194

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 3,00 20 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 3 11 3,00 20 5,00 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 7 3,00 30 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 3 7 3,00 30 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 22 45 22,00 31 32,87 31,46 40,95

Türkçe bad AcCacd aaAd

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik Accbd acbdbABca

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CAdbDbcdBBbDDAb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DbCAdaadca

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü cdAcB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce bdbacdCADb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 10 20

Türkçe 15 3 10 20

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 3 11 20

Matematik 15 3 11 20

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP SEMO 274 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
333,850 335,840 7 16 16 16 12345

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 5 9 5,00 33 5,00 4,81 6,99

Fen 15 11 4 11,00 73 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 4 6 4,00 40 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 41 28 41,00 59 32,87 31,46 40,95

Türkçe dBCdACDDBAcCCBA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bd CabdaABBbAca

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdcBBbDDADCAa

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCddDDCdA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü cDcdC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CdadACAccc

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN GEZGEN 142 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,700 335,840 11 23 23 23 14690

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 5,00 4,81 6,99

Fen 15 8 7 8,00 53 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 38 32 38,00 54 32,87 31,46 40,95

Türkçe CCaAdBCCACDcaAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik AcdbBcbbaddABBd

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CbabDDdBBBbcDAa

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCaABcCBbD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BCADB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce caABaaacbc

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR MERAL 207 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
361,050 335,840 3 9 9 9 9330

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 8 7 8,00 53 5,00 4,81 6,99

Fen 15 11 4 11,00 73 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 8 2 8,00 80 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 5 5 5,00 50 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 47 23 47,00 67 32,87 31,46 40,95

Türkçe aCaAABCaACbDcAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik AccaBACDacbABBb

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CbBADDABBBaaaAD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler bCaABDCBAD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BCADB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce ddAacBCADd

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 1 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAN  BEYAZALMA 342 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,800 335,840 18 54 54 54 21179

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 5,00 4,81 6,99

Fen 15 6 9 6,00 40 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 22 48 22,00 31 32,87 31,46 40,95

Türkçe bdaAcdCCbdcDcbc

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik bbddabaDaACbBab

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bbBdcDdaBBCcDcb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler aCbABbbaAb

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü daADc

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce bacBBcbcbb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Şiir yazar. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MU AMMED YASİR 133 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,250 335,840 4 10 10 10 9537

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 9,00 60 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 7 8 7,00 47 5,00 4,81 6,99

Fen 15 14 1 14,00 93 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 5 5 5,00 50 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 5 5 5,00 50 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 44 25 44,00 63 32,87 31,46 40,95

Türkçe ABCd CDDBAcaacA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik aBACabdCcBadADc

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdBBBCDDADCAB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler cbaBbDDCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADaBC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CbDcdaAaBB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 5 60

Türkçe 15 9 5 60

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 0 50
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 14 1 93

Fen 15 14 1 93

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bil. 10 5 5 50

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMET MİRAÇ 336 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,380 335,840 13 35 35 35 19411

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 6 9 6,00 40 5,00 4,81 6,99

Fen 15 5 9 5,00 33 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 2 8 2,00 20 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 3 7 3,00 30 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 25 44 25,00 36 32,87 31,46 40,95

Türkçe bdCCAdbDcABCaad

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bBAdDadbABdbAcc

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri cDbcdBBb DbbCda

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler acadbDDbac

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü AcBcd

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CADbbdbacc

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 9 33

Fen 15 5 9 33

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Sosyal Bil. 10 2 8 20

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ DEMİR 0 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,760 335,840 23 68 68 68 22960

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 9 2,00 13 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 2 7 2,00 13 5,00 4,81 6,99

Fen 15 4 8 4,00 27 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 3 6 3,00 30 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 1 3 1,00 20 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 2 5 2,00 20 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 14 38 14,00 20 32,87 31,46 40,95

Türkçe aCab**adA a a  

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik b*B*B*dc*      

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri Cb*bc*cBBcbD   

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler cbCbcbCBb 

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü d*b B

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce dabaB d D 

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 9 13

Türkçe 15 2 9 13

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Şiir yazar. 1 0 0 0

Matematik 15 2 7 13

Matematik 15 2 7 13

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 0 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 0 0
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 0 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 4 8 27

Fen 15 4 8 27

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 0 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 3 6 30

Sosyal Bil. 10 3 6 30

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 0 0

Din Kültürü 5 1 3 20

Din K.ve A.B. 5 1 3 20

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 1 0
Cartoon Characters 2 0 1 0
Nationality 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK ŞAYAK 276 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,720 335,840 14 40 40 40 19820

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 5 10 5,00 33 5,00 4,81 6,99

Fen 15 7 8 7,00 47 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 2 8 2,00 20 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 25 45 25,00 36 32,87 31,46 40,95

Türkçe bCabdaCdAbcbcAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik ccBadcbDbcbcBBC

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri acBADDbBaBbcDca

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCadBaadbD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BaAcd

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AacccdbAbc

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 7 8 47

Fen 15 7 8 47

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 0 1 0
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 0 2 0
Cartoon Characters 2 0 2 0
Nationality 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA ÇITAK 337 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,240 335,840 2 4 4 4 4395

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 12 3 12,00 80 5,00 4,81 6,99

Fen 15 11 4 11,00 73 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 8 2 8,00 80 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 6 4 6,00 60 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 53 17 53,00 76 32,87 31,46 40,95

Türkçe ccCCACDDBABCCBb

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik CBACDDAbABBCbcB

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri ADDdcBaCDDADCbB

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler BDCBbDDCaA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü ADBcC

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce CAcAddAaBB

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 11 4 73

Fen 15 11 4 73

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 1 2 33
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
Y U N U S ÇILĞINÖ 0 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,570 335,840 15 46 46 46 20663

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 3 12 3,00 20 5,00 4,81 6,99

Fen 15 6 9 6,00 40 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 4 6 4,00 40 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 4 5 4,00 40 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 25 44 25,00 36 32,87 31,46 40,95

Türkçe daabbBCCddDbcAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik AcdbadCabdbbBca

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bbBdcDdBcBdaDAb

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler aCCABcaada

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü aCdaB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AdcBdBbdD 

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 6 40

Sosyal Bil. 10 4 6 40

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Fun With Science 2 2 0 100
My Day 3 0 3 0
Classroom Rules 2 2 0 100
Cartoon Characters 2 0 1 0
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TAŞOĞLU 339 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,010 335,840 5 14 14 14 12192

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 6 8 6,00 40 5,00 4,81 6,99

Fen 15 9 6 9,00 60 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 8 2 8,00 80 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 5 5 5,00 50 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 43 26 43,00 61 32,87 31,46 40,95

Türkçe CCcbdBCCACDDBAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik  ccddACDaAdcBBa

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri bbBADDdcBBdbDAD

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCCABcCBbD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BaADc

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AdAaBBCccb

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 6 8 40

Matematik 15 6 8 40

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 0 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 0 1 0
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 2 1 67
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0

İngilizce 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 1 1 50
Nationality 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAS R ÖZDE İR 359 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,160 335,840 12 27 27 27 17866

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 4 11 4,00 27 5,00 4,81 6,99

Fen 15 8 6 8,00 53 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 7 3 7,00 70 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 2 7 2,00 20 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 32 36 32,00 46 32,87 31,46 40,95

Türkçe dBbCcCbcBABCddA

Cevap Anh. B ABCCACDDBABCCBA

Matematik bdAbDbdbdBcaAcd

Cevap Anh. B CBACDDACABBCADB

Fen Bilimleri cDDdBBB bDAcCba

Cevap Anh. B ADDABBBCDDADCAB

Sosyal Bilgiler dcCaADDCCA

Cevap Anh. B BDCBADDCCA

Din Kültürü cDBBa

Cevap Anh. B ADBBC

İngilizce  AcbcadaBc

Cevap Anh. B CADAACABBB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 0 2 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 0 1 0
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 6 53

Fen 15 8 6 53

İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Cartoon Characters 2 0 1 0
Nationality 1 1 0 100
Fun With Science 2 0 2 0
My Day 3 1 2 33
Classroom Rules 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4.DENEME

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMREU YAR 164 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,870 335,840 1 3 3 3 3616

Puanı Hesaplanan: 68 68 68 23213

Katılımlar: 23 68 68 68 23765

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 7,91 7,91 10,00

Matematik 15 12 3 12,00 80 5,00 4,81 6,99

Fen 15 10 5 10,00 67 8,09 7,63 10,02

Sosyal Bil. 10 9 1 9,00 90 5,43 5,13 6,84

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,78 2,54 3,16

İngilizce 10 8 2 8,00 80 3,65 3,43 5,23

Toplam: 70 57 13 57,00 81 32,87 31,46 40,95

Türkçe CCBAcBbCACDDBAB

Cevap Anh. A CCBAABCCACDDBAB

Matematik AaBCBACDaAbABBC

Cevap Anh. A ADBCBACDDACABBC

Fen Bilimleri CbBAcDdBBBbDDAc

Cevap Anh. A CABADDABBBCDDAD

Sosyal Bilgiler DCCABDCBbD

Cevap Anh. A DCCABDCBAD

Din Kültürü BCADB

Cevap Anh. A BCADB

İngilizce AdAcBBCADA

Cevap Anh. A ACABBBCADA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Şiir yazar. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
İzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1 1 0 100
Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 10 5 67

Fen 15 10 5 67

Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir. 1 1 0 100
Dünya’nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 1 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 3 3 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer. 1 1 0 100
Maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bil. 10 9 1 90

Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Fun With Science 2 2 0 100
My Day 3 2 1 67
Classroom Rules 2 1 1 50
Cartoon Characters 2 2 0 100
Nationality 1 1 0 100
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