
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 2.Sınıf Deneme Sınavı-6 2916 28 28 28

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.65 5.08 9.65 8.44 6.03 8.44 9.44 4.99 9.44 2.96 1.74 2.96 30.50 17.84 30.50 343.717
Şube Ortalaması 4.00 11.00 4.00 8.00 7.00 8.00 7.00 8.00 7.00 1.00 4.00 1.00 20.00 30.00 20.00 260.000

1 460 - CİHAN *ARATAŞ 0 / 0 4 11 4.00 8 7 8.00 7 8 7.00 1 4 1.00 20.00 30.00 20.00 260.000 2300 19 19 19 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 2.Sınıf Deneme Sınavı-6 2916 28 28 28

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.65 5.08 9.65 8.44 6.03 8.44 9.44 4.99 9.44 2.96 1.74 2.96 30.50 17.84 30.50 343.717
Şube Ortalaması 7.88 6.50 7.88 6.50 7.62 6.50 8.88 5.88 8.88 3.00 1.12 3.00 26.25 21.12 26.25 308.333

1 256 - BELİNAY YARGI 2 / A 14 1 14.00 11 4 11.00 11 4 11.00 4 1 4.00 40.00 10.00 40.00 421.212 633 2 2 2 1
2 78 - İNŞ RAH DI A NURLU 2 / A 11 3 11.00 10 5 10.00 13 2 13.00 5 0 5.00 39.00 10.00 39.00 409.091 789 3 3 3 2
3 222 - MUHAMMED ALI İNAN 2 / A 10 4 10.00 5 9 5.00 11 3 11.00 2 2 2.00 28.00 18.00 28.00 321.818 1703 8 8 8 3
4 203 - ENSAR Ç E L İ K 2 / A 7 8 7.00 3 12 3.00 11 4 11.00 2 3 2.00 23.00 27.00 23.00 279.394 2090 14 14 14 4
5 852 - GÜL ÜM SEV N 2 / A 7 8 7.00 6 9 6.00 4 10 4.00 5 0 5.00 22.00 27.00 22.00 275.758 2124 15 15 15 5
6 0 - ** ŞE B S M M 2 / A 5 7 5.00 5 6 5.00 9 6 9.00 2 2 2.00 21.00 21.00 21.00 264.848 2265 17 17 17 6
7 0 - ADARBURAK YALVAN 2 / A 5 10 5.00 7 8 7.00 7 8 7.00 0 0 0.00 19.00 26.00 19.00 252.727 2387 24 24 24 7
8 215 - E M* R R K 2 / A 4 11 4.00 5 8 5.00 5 10 5.00 4 1 4.00 18.00 30.00 18.00 241.818 2533 25 25 25 8



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 2.Sınıf Deneme Sınavı-6 2916 28 28 28

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.65 5.08 9.65 8.44 6.03 8.44 9.44 4.99 9.44 2.96 1.74 2.96 30.50 17.84 30.50 343.717
Şube Ortalaması 8.62 6.12 8.62 7.12 7.12 7.12 5.88 5.75 5.88 2.12 1.75 2.12 23.75 20.75 23.75 291.818

1 212 - ECRİN GÜNEŞ 2 / B 14 1 14.00 12 3 12.00 12 3 12.00 5 0 5.00 43.00 7.00 43.00 444.242 384 1 1 1 1
2 350 - BURAK KOZEY 2 / B 10 5 10.00 11 4 11.00 10 5 10.00 4 1 4.00 35.00 15.00 35.00 380.000 1113 4 4 4 2
3 45 - SALİH BİLİCER 2 / B 8 7 8.00 8 7 8.00 8 7 8.00 1 4 1.00 25.00 25.00 25.00 301.212 1880 12 12 12 3
4 269 - HİRA NUR AĞTAK 2 / B 10 5 10.00 6 9 6.00 6 9 6.00 3 2 3.00 25.00 25.00 25.00 301.212 1880 12 12 12 3
5 463 - FİKRET SUCİ 2 / B 8 7 8.00 5 10 5.00 6 9 6.00 3 2 3.00 22.00 28.00 22.00 275.758 2124 15 15 15 5
6 465 - İLAYDA EREK 2 / B 8 7 8.00 5 10 5.00 5 10 5.00 1 4 1.00 19.00 31.00 19.00 253.939 2368 22 22 22 6
7 0 - EMİRHAN YALÇIN 2 / B 6 9 6.00 7 8 7.00 0 3 0.00 0 0 0.00 13.00 20.00 13.00 210.303 2783 26 26 26 7
8 80 - ABDULAHEFE 2 / B 5 8 5.00 3 6 3.00 0 0 0.00 0 1 0.00 8.00 15.00 8.00 167.879 2891 28 28 28 8



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 2.Sınıf Deneme Sınavı-6 2916 28 28 28

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 9.65 5.08 9.65 8.44 6.03 8.44 9.44 4.99 9.44 2.96 1.74 2.96 30.50 17.84 30.50 343.717
Şube Ortalaması 8.45 6.27 8.45 6.18 8.09 6.18 7.00 6.18 7.00 2.27 2.09 2.27 23.91 22.64 23.91 291.625

1 420 - NEHİR MİRA ACI 2 / C 11 4 11.00 8 7 8.00 10 4 10.00 5 0 5.00 34.00 15.00 34.00 370.303 1229 5 5 5 1
2 163 - EFLİN ASYA ÇAKIR 2 / C 14 1 14.00 9 6 9.00 5 4 5.00 5 0 5.00 33.00 11.00 33.00 367.879 1257 6 6 6 2
3 229 - BAVER KUTLUK 2 / C 10 5 10.00 5 9 5.00 12 3 12.00 2 3 2.00 29.00 20.00 29.00 329.091 1649 7 7 7 3
4 247 - ÖMER VEFA LEYMUN 2 / C 7 8 7.00 9 6 9.00 10 5 10.00 1 4 1.00 27.00 23.00 27.00 315.758 1745 9 9 9 4
5 800 - SAMİYUSUF GÜMÜŞTAŞ 2 / C 10 5 10.00 7 4 7.00 7 6 7.00 2 3 2.00 26.00 18.00 26.00 309.697 1803 10 10 10 5
6 479 - NURECRİN ÇİFÇİ 2 / C 8 6 8.00 7 8 7.00 6 6 6.00 5 0 5.00 26.00 20.00 26.00 307.273 1827 11 11 11 6
7 406 - İBRAHİM YUSUF AĞTAK 2 / C 5 10 5.00 5 10 5.00 9 6 9.00 2 3 2.00 21.00 29.00 21.00 264.848 2265 17 17 17 7
8 192 - ENİS EYMEN İPEK 2 / C 6 9 6.00 9 6 9.00 3 12 3.00 1 3 1.00 19.00 30.00 19.00 256.364 2353 20 20 20 8
9 476 - FURKAN DEMİR 2 / C 9 4 9.00 5 7 5.00 5 3 5.00 0 0 0.00 19.00 14.00 19.00 255.152 2360 21 21 21 9

10 302 - ROJDA ÖMÜR ÇİFTÇİ 2 / C 9 6 9.00 4 11 4.00 5 9 5.00 1 4 1.00 19.00 30.00 19.00 253.939 2368 22 22 22 10
11 160 - YUNUS EMRE ÇITAK 2 / C 4 11 4.00 0 15 0.00 5 10 5.00 1 3 1.00 10.00 39.00 10.00 177.576 2885 27 27 27 11


