
ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 3.Sınıf Deneme Sınavı-6 5582 50 50 50

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 10.62 4.17 10.62 9.23 5.36 9.23 11.37 3.38 11.37 9.65 4.89 9.65 2.75 2.04 2.75 43.63 19.85 43.63 371.431
Şube Ortalaması 5.00 6.00 5.00 6.00 9.00 6.00 1.00 9.00 1.00 7.00 5.00 7.00 0.00 5.00 0.00 19.00 34.00 19.00 225.950

1 0 - ADEM *GN U 0 / B 5 6 5.00 6 9 6.00 1 9 1.00 7 5 7.00 0 5 0.00 19.00 34.00 19.00 225.950 5317 47 47 47 1



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 3.Sınıf Deneme Sınavı-6 5582 50 50 50

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 10.62 4.17 10.62 9.23 5.36 9.23 11.37 3.38 11.37 9.65 4.89 9.65 2.75 2.04 2.75 43.63 19.85 43.63 371.431
Şube Ortalaması 9.43 5.57 9.43 6.71 7.93 6.71 9.21 5.64 9.21 6.14 8.43 6.14 1.57 3.36 1.57 33.07 30.93 33.07 311.050

1 392 - TAHA GÜNEŞ 3 / A 12 3 12.00 10 5 10.00 15 0 15.00 14 1 14.00 3 2 3.00 54.00 11.00 54.00 430.909 1542 1 1 1 1
2 233 - BERAT DEMİR BAŞ 3 / A 14 1 14.00 10 5 10.00 14 1 14.00 5 10 5.00 2 3 2.00 45.00 20.00 45.00 401.818 2412 5 5 5 2
3 272 - ECRİN GÜNDÜZ 3 / A 11 4 11.00 8 7 8.00 13 2 13.00 6 9 6.00 1 4 1.00 39.00 26.00 39.00 358.182 3444 15 15 15 3
4 317 - HAVANUR BAL 3 / A 10 5 10.00 9 6 9.00 9 6 9.00 7 8 7.00 3 2 3.00 38.00 27.00 38.00 340.000 3757 18 18 18 4
5 330 - ÖZGE SEVİCİ 3 / A 12 3 12.00 8 6 8.00 10 5 10.00 2 13 2.00 1 4 1.00 33.00 31.00 33.00 323.636 4037 23 23 23 5
6 384 - ŞERVAN SADAK 3 / A 11 4 11.00 4 11 4.00 11 4 11.00 6 9 6.00 1 4 1.00 33.00 32.00 33.00 314.545 4136 24 24 24 6
7 853 - AYSİMA KARAASLAN 3 / A 10 5 10.00 7 5 7.00 8 6 8.00 7 5 7.00 2 2 2.00 34.00 23.00 34.00 302.424 4317 27 27 27 7
8 587 - MUHAMMET ALİ PEK 3 / A 7 8 7.00 8 7 8.00 9 6 9.00 4 8 4.00 2 3 2.00 30.00 32.00 30.00 296.364 4363 28 28 28 8
9 119 - YUSUF CAN İLBİLGİN 3 / A 7 8 7.00 5 10 5.00 10 5 10.00 6 9 6.00 2 3 2.00 30.00 35.00 30.00 289.091 4456 31 31 31 9

10 7 - RABİA NUR M RAL 3 / A 9 6 9.00 5 10 5.00 7 8 7.00 6 9 6.00 3 2 3.00 30.00 35.00 30.00 285.455 4494 32 32 32 10
11 354 - NİSANUR BAL 3 / A 6 9 6.00 7 8 7.00 9 5 9.00 6 9 6.00 0 5 0.00 28.00 36.00 28.00 281.818 4542 33 33 33 11
12 62 - YUNUS SUCİ 3 / A 11 4 11.00 3 12 3.00 5 10 5.00 7 8 7.00 1 4 1.00 27.00 38.00 27.00 267.273 4719 37 37 37 12
13 117 - SAMET TEKTAŞ 3 / A 7 8 7.00 5 10 5.00 4 11 4.00 4 11 4.00 1 4 1.00 21.00 44.00 21.00 234.545 5187 45 45 45 13
14 43 - MUHAMMETEMİN KAHRAM 3 / A 5 10 5.00 5 9 5.00 5 10 5.00 6 9 6.00 0 5 0.00 21.00 43.00 21.00 228.636 5278 46 46 46 14
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İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 3.Sınıf Deneme Sınavı-6 5582 50 50 50

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 10.62 4.17 10.62 9.23 5.36 9.23 11.37 3.38 11.37 9.65 4.89 9.65 2.75 2.04 2.75 43.63 19.85 43.63 371.431
Şube Ortalaması 8.11 5.78 8.11 6.61 6.72 6.61 9.83 4.39 9.83 8.22 6.06 8.22 1.94 2.61 1.94 34.72 25.56 34.72 314.430

1 0 - MUHAMMET MİRAÇ BİLİ 3 / B 10 4 10.00 14 0 14.00 14 1 14.00 11 4 11.00 3 2 3.00 52.00 11.00 52.00 427.273 1651 2 2 2 1
2 24 - AYAZ KAHRAMAN 3 / B 10 5 10.00 9 6 9.00 14 1 14.00 12 3 12.00 4 1 4.00 49.00 16.00 49.00 398.182 2510 6 6 6 2
3 327 - MELİSA YAVUZ 3 / B 11 4 11.00 11 4 11.00 11 4 11.00 11 4 11.00 0 5 0.00 44.00 21.00 44.00 380.000 2954 8 8 8 3
4 0 - FURKAN GÜLMEZ 3 / B 9 6 9.00 9 6 9.00 13 2 13.00 11 4 11.00 4 1 4.00 46.00 19.00 46.00 380.000 2954 8 8 8 3
5 51 - YUSUF SE CA T B 3 / B 10 4 10.00 9 5 9.00 13 2 13.00 9 5 9.00 3 1 3.00 44.00 17.00 44.00 376.364 3040 11 11 11 5
6 309 - EBRU ÖZHAN 3 / B 10 5 10.00 8 7 8.00 12 3 12.00 11 4 11.00 0 1 0.00 41.00 20.00 41.00 358.182 3444 15 15 15 6
7 193 - ECRİN KOLUMAN 3 / B 7 8 7.00 6 9 6.00 14 1 14.00 10 5 10.00 2 3 2.00 39.00 26.00 39.00 340.000 3757 18 18 18 7
8 40 - EYYÜP TEMİZEL 3 / B 9 6 9.00 6 9 6.00 11 4 11.00 11 4 11.00 2 3 2.00 39.00 26.00 39.00 336.364 3815 20 20 20 8
9 0 - ŞEYMANUR ELİŞ 3 / B 8 6 8.00 10 4 10.00 11 4 11.00 3 12 3.00 1 4 1.00 33.00 30.00 33.00 325.455 3991 22 22 22 9

10 372 - SEMRA ERBEK 3 / B 9 4 9.00 5 9 5.00 9 5 9.00 6 8 6.00 3 1 3.00 32.00 27.00 32.00 304.675 4258 26 26 26 10
11 311 - ESMA CİNGÖZ 3 / B 11 4 11.00 5 10 5.00 5 10 5.00 9 6 9.00 3 2 3.00 33.00 32.00 33.00 296.364 4363 28 28 28 11
12 0 - FATİH BAŞBOĞA 3 / B 3 12 3.00 6 9 6.00 12 3 12.00 6 9 6.00 1 4 1.00 28.00 37.00 28.00 278.182 4594 35 35 35 12
13 0 - TAHA AMMAR AYDOĞDU 3 / B 5 2 5.00 1 0 1.00 12 2 12.00 10 4 10.00 3 2 3.00 31.00 10.00 31.00 267.792 4716 36 36 36 13
14 222 - BARAN KUŞ 3 / B 8 7 8.00 8 7 8.00 4 11 4.00 5 10 5.00 0 5 0.00 25.00 40.00 25.00 263.636 4776 39 39 39 14
15 494 - YUSUF HULAKU 3 / B 7 8 7.00 4 11 4.00 7 8 7.00 6 9 6.00 0 5 0.00 24.00 41.00 24.00 252.727 4923 41 41 41 15
16 47 - EREN ÖZKOL 3 / B 8 4 8.00 3 4 3.00 6 2 6.00 7 2 7.00 1 2 1.00 25.00 14.00 25.00 238.182 5129 43 43 43 16
17 87 - YAĞMUR BAYDAR 3 / B 6 9 6.00 2 13 2.00 6 9 6.00 7 8 7.00 3 2 3.00 24.00 41.00 24.00 238.182 5129 43 43 43 16
18 0 - HÜ SİN DURMİŞ 3 / B 5 6 5.00 3 8 3.00 3 7 3.00 3 8 3.00 2 3 2.00 16.00 32.00 16.00 198.182 5494 49 49 49 18



ÖĞRENCİ LİSTESİ - ŞUBE - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 3.Sınıf Deneme Sınavı-6 5582 50 50 50

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum Şube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 10.62 4.17 10.62 9.23 5.36 9.23 11.37 3.38 11.37 9.65 4.89 9.65 2.75 2.04 2.75 43.63 19.85 43.63 371.431
Şube Ortalaması 8.24 6.35 8.24 8.06 4.29 8.06 9.59 4.76 9.59 8.12 5.82 8.12 1.94 3.00 1.94 35.94 24.24 35.94 319.357

1 352 - HAMZA AYDIN 3 / C 12 3 12.00 13 2 13.00 12 3 12.00 12 3 12.00 1 4 1.00 50.00 15.00 50.00 416.364 2012 3 3 3 1
2 231 - BERAT BEYDÜZ 3 / C 11 4 11.00 12 2 12.00 14 1 14.00 10 5 10.00 3 2 3.00 50.00 14.00 50.00 411.364 2204 4 4 4 2
3 348 - MUSTAFA GÜLÇİÇEK 3 / C 10 5 10.00 11 3 11.00 14 1 14.00 8 7 8.00 4 1 4.00 47.00 17.00 47.00 393.636 2683 7 7 7 3
4 3730 - SONGÜL GÜL 3 / C 9 6 9.00 12 3 12.00 13 2 13.00 6 9 6.00 3 2 3.00 43.00 22.00 43.00 380.000 2954 8 8 8 4
5 191 - ABDULLAH YAVUZ 3 / C 9 6 9.00 11 4 11.00 12 3 12.00 9 6 9.00 1 4 1.00 42.00 23.00 42.00 369.091 3210 12 12 12 5
6 6 - MERVE MUSLU 3 / C 11 4 11.00 9 5 9.00 11 4 11.00 9 6 9.00 4 1 4.00 44.00 20.00 44.00 367.727 3280 13 13 13 6
7 375 - SUDENUR HARHAR 3 / C 9 6 9.00 12 2 12.00 11 4 11.00 9 4 9.00 1 4 1.00 42.00 20.00 42.00 365.000 3352 14 14 14 7
8 2 - SERCAN ACAR 3 / C 9 6 9.00 11 3 11.00 10 5 10.00 9 4 9.00 1 4 1.00 40.00 22.00 40.00 350.455 3629 17 17 17 8
9 253 - DENİZ AKSOY 3 / C 11 4 11.00 7 5 7.00 9 5 9.00 12 1 12.00 2 3 2.00 41.00 18.00 41.00 333.939 3880 21 21 21 9

10 320 - HİRANUR ÖLMEZ 3 / C 6 8 6.00 6 6 6.00 10 4 10.00 12 2 12.00 3 2 3.00 37.00 22.00 37.00 309.412 4217 25 25 25 10
11 205 - AHMET ÇOBA M 3 / C 7 8 7.00 6 9 6.00 9 6 9.00 6 9 6.00 3 2 3.00 31.00 34.00 31.00 292.727 4417 30 30 30 11
12 72 - ESMANUR ÇOK 3 / C 7 7 7.00 5 5 5.00 9 4 9.00 10 1 10.00 0 4 0.00 31.00 21.00 31.00 278.373 4593 34 34 34 12
13 306 - ALİCAN SEV EN 3 / C 7 8 7.00 7 6 7.00 5 10 5.00 8 7 8.00 1 4 1.00 28.00 35.00 28.00 264.920 4770 38 38 38 13
14 310 - EREN DAĞTEKİN 3 / C 5 8 5.00 8 6 8.00 5 10 5.00 5 10 5.00 2 3 2.00 25.00 37.00 25.00 258.961 4857 40 40 40 14
15 282 - EF *İM BELLİ 3 / C 6 6 6.00 4 7 4.00 9 5 9.00 3 11 3.00 0 5 0.00 22.00 34.00 22.00 246.364 5026 42 42 42 15
16 88 - ZÜBEYİR SAY 3 / C 4 11 4.00 3 5 3.00 6 3 6.00 4 5 4.00 3 2 3.00 20.00 26.00 20.00 210.744 5437 48 48 48 16
17 0 - NAZLICAN PÖKE 3 / C 7 8 7.00 0 0 0.00 4 11 4.00 6 9 6.00 1 4 1.00 18.00 32.00 18.00 180.000 5539 50 50 50 17


