
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu Bilfen 4.Sınıf Deneme Sınavı-6 8540 59 59 59

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.75 5.05 9.75 6.73 5.01 6.73 3.51 4.22 3.51 4.33 5.21 4.33 6.51 7.28 6.51 7.29 6.72 7.29 38.11 33.50 38.11 305.471

İl Ortalaması 8.49 6.24 8.49 5.12 6.53 5.12 2.93 4.69 2.93 3.51 5.93 3.51 4.73 8.39 4.73 5.58 7.37 5.58 30.36 39.15 30.36 263.729
Okul Ortalaması 8.49 6.24 8.49 5.12 6.53 5.12 2.93 4.69 2.93 3.51 5.93 3.51 4.73 8.39 4.73 5.58 7.37 5.58 30.36 39.15 30.36 263.729

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 103 - YASİR AKIN 4 / B 15 0 15.00 11 0 11.00 7 1 7.00 7 3 7.00 15 0 15.00 14 1 14.00 69.00 5.00 69.00 476.000 147 1 1 1
2 115 - BERAT YARGI 4 / B 15 0 15.00 8 4 8.00 8 0 8.00 6 4 6.00 12 3 12.00 13 2 13.00 62.00 13.00 62.00 439.200 747 2 2 2
3 164 - YUNUS EMRE U *R 4 / C 15 0 15.00 8 4 8.00 6 2 6.00 3 7 3.00 11 2 11.00 10 2 10.00 53.00 17.00 53.00 396.000 1635 3 3 3
4 337 - TUANNA ÇITAK 4 / C 13 1 13.00 10 2 10.00 6 2 6.00 6 4 6.00 7 0 7.00 10 3 10.00 52.00 12.00 52.00 375.200 2123 4 4 4
5 396 - ELİF BEYZA ÇEVİK 4 / B 13 2 13.00 7 5 7.00 4 4 4.00 6 4 6.00 9 6 9.00 10 5 10.00 49.00 26.00 49.00 368.000 2295 5 5 5
6 284 - SİMAY ZARYA KAYA 4 / B 12 3 12.00 11 1 11.00 6 1 6.00 8 2 8.00 4 9 4.00 10 4 10.00 51.00 20.00 51.00 360.000 2501 6 6 6
7 0 - ROJHILAT NURLU 4 / B 13 2 13.00 9 2 9.00 3 5 3.00 2 8 2.00 8 4 8.00 10 5 10.00 45.00 26.00 45.00 352.800 2664 7 7 7
8 23 - ENES BEYDÜZ 4 / A 14 1 14.00 8 4 8.00 3 5 3.00 3 7 3.00 7 8 7.00 10 5 10.00 45.00 30.00 45.00 352.000 2683 8 8 8
9 133 - MUHAMMED YASİR KILINÇ 4 / C 12 3 12.00 10 2 10.00 7 1 7.00 6 4 6.00 5 8 5.00 8 7 8.00 48.00 25.00 48.00 347.200 2798 9 9 9

10 107 - AHMETKAYRASÜMER 4 / C 12 3 12.00 10 2 10.00 4 4 4.00 7 3 7.00 7 6 7.00 7 7 7.00 47.00 25.00 47.00 344.800 2869 10 10 10
11 334 - CEYLİN KARAKAYA 4 / C 10 4 10.00 8 4 8.00 6 2 6.00 3 2 3.00 5 7 5.00 9 6 9.00 41.00 25.00 41.00 319.200 3552 11 11 11
12 313 - FİDAN İTAH 4 / B 9 5 9.00 6 5 6.00 6 1 6.00 4 5 4.00 8 6 8.00 7 7 7.00 40.00 29.00 40.00 314.400 3694 12 12 12
13 279 - SEVDE BİLİCİER 4 / B 11 4 11.00 8 4 8.00 2 6 2.00 3 7 3.00 7 8 7.00 6 9 6.00 37.00 38.00 37.00 303.200 3981 13 13 13
14 219 - ELİF NAZ ACARGÜL 4 / B 13 2 13.00 5 7 5.00 1 7 1.00 7 3 7.00 5 9 5.00 5 10 5.00 36.00 38.00 36.00 293.600 4262 14 14 14
15 385 - BERKE İPEK 4 / B 12 3 12.00 8 4 8.00 0 8 0.00 4 6 4.00 5 10 5.00 6 7 6.00 35.00 38.00 35.00 292.000 4308 15 15 15
16 237 - EYÜP SEMO 0 / C 8 7 8.00 6 6 6.00 4 4 4.00 5 5 5.00 7 6 7.00 5 10 5.00 35.00 38.00 35.00 284.000 4547 16 16 16
17 295 - BEYZA E ÇETİN 4 / B 10 3 10.00 9 1 9.00 3 2 3.00 0 0 0.00 2 8 2.00 9 5 9.00 33.00 19.00 33.00 282.400 4602 17 17 17
18 223 - BERAT İTAH 4 / A 14 1 14.00 6 4 6.00 1 3 1.00 6 3 6.00 3 7 3.00 4 0 4.00 34.00 18.00 34.00 281.600 4623 18 18 18
19 217 - ASMİN ABİ 4 / B 10 5 10.00 6 6 6.00 3 5 3.00 3 7 3.00 7 8 7.00 4 11 4.00 33.00 42.00 33.00 280.000 4673 19 19 19
20 199 - DİLRUBA SÜRMELİ 4 / C 12 3 12.00 10 2 10.00 3 5 3.00 1 2 1.00 7 3 7.00 0 0 0.00 33.00 15.00 33.00 276.800 4772 20 20 20
21 386 - BETÜL ERTAŞ 4 / B 10 5 10.00 2 10 2.00 2 6 2.00 3 7 3.00 3 12 3.00 10 5 10.00 30.00 45.00 30.00 272.800 4886 21 21 21
22 150 - ELEYSA İŞİK 4 / A 7 8 7.00 6 6 6.00 3 5 3.00 3 7 3.00 5 10 5.00 7 8 7.00 31.00 44.00 31.00 267.200 5065 22 22 22
23 0 - TOPRAK ŞAYAK 4 / C 12 3 12.00 3 9 3.00 4 4 4.00 3 7 3.00 4 11 4.00 4 11 4.00 30.00 45.00 30.00 265.600 5121 23 23 23
24 283 - KADİR KORK Ç 4 / B 10 4 10.00 4 8 4.00 2 6 2.00 6 4 6.00 3 11 3.00 6 4 6.00 31.00 37.00 31.00 264.800 5149 24 24 24
25 142 - HARUN GEZGEN 4 / C 9 6 9.00 9 3 9.00 4 4 4.00 3 7 3.00 3 12 3.00 4 11 4.00 32.00 43.00 32.00 264.000 5180 25 25 25
26 0 - MUHAMMEDYASERÖZDEMİR 4 / C 9 6 9.00 6 6 6.00 2 6 2.00 4 6 4.00 6 9 6.00 3 12 3.00 30.00 45.00 30.00 260.000 5315 26 26 26
27 122 - EMİN ABI 4 / B 6 9 6.00 4 8 4.00 3 5 3.00 6 4 6.00 5 10 5.00 6 9 6.00 30.00 45.00 30.00 256.000 5461 27 27 27
28 339 - YAĞMUR TAŞOĞLU 4 / C 11 4 11.00 5 7 5.00 1 7 1.00 3 7 3.00 5 10 5.00 3 12 3.00 28.00 47.00 28.00 255.200 5486 28 28 28
29 85 - DEVRAN EREK 4 / A 7 8 7.00 3 9 3.00 2 6 2.00 4 6 4.00 6 9 6.00 6 9 6.00 28.00 47.00 28.00 254.400 5520 29 29 29
30 21 - NİSANURYUR 4 / A 10 5 10.00 3 9 3.00 1 7 1.00 4 6 4.00 3 11 3.00 6 7 6.00 27.00 45.00 27.00 250.400 5681 30 30 30
31 390 - YASİN SARIBULAKK 4 / A 7 8 7.00 2 10 2.00 4 4 4.00 1 8 1.00 6 9 6.00 6 8 6.00 26.00 47.00 26.00 248.800 5731 31 31 31
32 293 - AYETTULLAH ÇILGINÖ ZÜ 4 / B 7 7 7.00 3 8 3.00 1 7 1.00 4 6 4.00 5 6 5.00 6 7 6.00 26.00 41.00 26.00 244.000 5923 32 32 32
33 121 - NURSENA AKTAŞ 4 / B 9 6 9.00 6 6 6.00 1 7 1.00 4 6 4.00 1 14 1.00 6 9 6.00 27.00 48.00 27.00 243.200 5960 33 33 33
34 175 - SEMANUR KELEŞ 4 / A 8 7 8.00 5 7 5.00 2 6 2.00 5 5 5.00 3 10 3.00 4 9 4.00 27.00 44.00 27.00 240.000 6064 34 34 34
35 342 - Mİ AN BEYAZALMA 4 / C 9 5 9.00 3 9 3.00 3 5 3.00 2 8 2.00 4 10 4.00 4 11 4.00 25.00 48.00 25.00 239.200 6102 35 35 35
36 208 - EYÜP AŞAN 4 / A 7 8 7.00 1 11 1.00 3 5 3.00 4 6 4.00 4 8 4.00 6 3 6.00 25.00 41.00 25.00 237.600 6168 36 36 36
37 265 - MERAL ÖNKAYA 0 / A 7 8 7.00 3 9 3.00 2 6 2.00 2 5 2.00 3 6 3.00 7 8 7.00 24.00 42.00 24.00 235.200 6272 37 37 37
38 336 - MUHAMET MİRAÇ DİNCER 4 / C 7 8 7.00 2 10 2.00 4 4 4.00 2 8 2.00 7 8 7.00 2 13 2.00 24.00 51.00 24.00 232.800 6371 38 38 38
39 207 - HİRANUR MERAL 4 / C 10 4 10.00 8 4 8.00 5 3 5.00 3 7 3.00 0 0 0.00 1 0 1.00 27.00 18.00 27.00 232.000 6402 39 39 39
40 190 - HADİ AKSIN 4 / A 4 11 4.00 3 9 3.00 0 8 0.00 1 9 1.00 5 10 5.00 9 6 9.00 22.00 53.00 22.00 230.400 6473 40 40 40
41 130 - ERAY EREN ER 4 / A 10 5 10.00 4 7 4.00 4 4 4.00 1 9 1.00 3 9 3.00 1 11 1.00 23.00 45.00 23.00 224.800 6711 41 41 41
42 0 - ALPE EN BERGE 4 / C 6 9 6.00 1 11 1.00 3 5 3.00 3 7 3.00 4 11 4.00 5 10 5.00 22.00 53.00 22.00 221.600 6845 42 42 42
43 49800 - HASAN ASAR 4 / B 7 8 7.00 4 8 4.00 1 7 1.00 3 7 3.00 3 11 3.00 4 10 4.00 22.00 51.00 22.00 219.200 6924 43 43 43
44 20000 - YUNUS Ç I L Ğ I N Ö Z 4 / C 7 8 7.00 2 10 2.00 3 5 3.00 3 7 3.00 5 10 5.00 2 13 2.00 22.00 53.00 22.00 219.200 6924 43 43 43
45 443 - ELİF ROZİN ŞAHİN 4 / C 5 10 5.00 6 6 6.00 2 6 2.00 1 9 1.00 2 13 2.00 5 10 5.00 21.00 54.00 21.00 212.000 7232 45 45 45
46 114 - CEVAT TAM 4 / B 7 8 7.00 1 9 1.00 5 2 5.00 1 9 1.00 2 13 2.00 4 8 4.00 20.00 49.00 20.00 210.400 7299 46 46 46
47 255 - EMİN KAPLAN 4 / B 2 13 2.00 3 9 3.00 0 8 0.00 4 6 4.00 5 10 5.00 6 9 6.00 20.00 55.00 20.00 208.000 7399 47 47 47
48 120 - AHMET OYTAR 4 / B 2 13 2.00 4 8 4.00 3 5 3.00 1 9 1.00 3 12 3.00 7 8 7.00 20.00 55.00 20.00 208.000 7399 47 47 47
49 203 - EFE PAÇAL 4 / A 4 11 4.00 2 10 2.00 3 3 3.00 3 7 3.00 3 11 3.00 5 10 5.00 20.00 52.00 20.00 206.400 7469 49 49 49
50 68 - MUHAMM DAI İAKYOI 4 / A 5 10 5.00 2 10 2.00 5 3 5.00 2 8 2.00 4 11 4.00 2 12 2.00 20.00 54.00 20.00 204.800 7522 50 50 50
51 270 - SEFA SAR BULAK 4 / A 3 12 3.00 3 9 3.00 0 8 0.00 4 6 4.00 3 5 3.00 6 5 6.00 19.00 45.00 19.00 201.600 7629 51 51 51
52 52 - DİCLE ÇITAK 0 / C 7 8 7.00 5 7 5.00 1 6 1.00 4 6 4.00 3 12 3.00 0 0 0.00 20.00 39.00 20.00 200.800 7645 52 52 52
53 268 - FURKAN SEVER 4 / A 5 10 5.00 8 4 8.00 1 7 1.00 3 7 3.00 0 0 0.00 3 11 3.00 20.00 39.00 20.00 196.800 7781 53 53 53
54 166 - İMRA HALBURCU 0 / A 4 11 4.00 2 10 2.00 2 6 2.00 3 7 3.00 4 9 4.00 2 10 2.00 17.00 53.00 17.00 189.600 7989 54 54 54
55 399 - İBRAHİM OLGUN L 4 / A 5 10 5.00 1 11 1.00 1 6 1.00 3 7 3.00 2 13 2.00 4 6 4.00 16.00 53.00 16.00 188.000 8035 55 55 55
56 182 - SEMANUR MUSLU 0 / A 4 11 4.00 2 6 2.00 3 2 3.00 5 4 5.00 2 10 2.00 2 9 2.00 18.00 42.00 18.00 187.200 8055 56 56 56
57 351 - EMİRHAN İTAH 4 / C 2 9 2.00 1 6 1.00 2 4 2.00 3 7 3.00 5 10 5.00 3 4 3.00 16.00 40.00 16.00 185.600 8091 57 57 57
58 259 - EYLÜLE RDEM 4 / A 5 10 5.00 3 9 3.00 1 6 1.00 1 7 1.00 2 11 2.00 3 11 3.00 15.00 54.00 15.00 183.200 8142 58 58 58
59 0 - SUDENAZ DEMİR 0 / C 2 10 2.00 3 8 3.00 1 5 1.00 2 6 2.00 2 10 2.00 2 10 2.00 12.00 49.00 12.00 160.800 8419 59 59 59


