
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - Fenomen Çocuk 3. Sınıf Kurumsal SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 3.Sınıf Deneme Sınavı-2 2909 357 251 54

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 3. Sınıf Kurumsal

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.36 4.45 10.36 7.68 6.72 7.68 7.44 2.39 7.44 5.66 3.90 5.66 2.95 1.80 2.95 34.08 19.25 34.08 309.797

İl Ortalaması 8.67 5.98 8.67 6.01 8.04 6.01 6.13 3.48 6.13 4.26 4.81 4.26 2.30 2.22 2.30 27.37 24.53 27.37 248.809
Okul Ortalaması 8.13 6.69 8.13 5.74 8.85 5.74 5.65 4.09 5.65 4.24 4.89 4.24 1.98 2.46 1.98 25.74 26.98 25.74 234.043

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 3. Sınıf KurumsalGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 163 - ÇAKIR ASYA EFLİN 3 / C 12 3 12.00 10 5 10.00 10 0 10.00 8 2 8.00 5 0 5.00 45.00 10.00 45.00 409.000 415 3 3 1
2 220 - İNAN MUHAMMED AIİ 3 / A 13 2 13.00 9 6 9.00 9 1 9.00 8 2 8.00 5 0 5.00 44.00 11.00 44.00 399.900 504 9 9 2
3 212 - GÜNEŞ ECRİN 3 / B 12 3 12.00 10 5 10.00 9 1 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 43.00 12.00 43.00 390.800 619 11 11 3
4 256 - YARGI BELİNAY 3 / A 12 3 12.00 11 4 11.00 10 0 10.00 4 6 4.00 4 1 4.00 41.00 14.00 41.00 372.700 806 22 21 4
5 420 - ACI NEHİR MİRA 3 / C 10 5 10.00 6 9 6.00 10 0 10.00 7 3 7.00 5 0 5.00 38.00 17.00 38.00 345.300 1158 49 46 5
6 247 - LEYMUN VEFA ÖMER 3 / C 12 3 12.00 10 5 10.00 9 1 9.00 5 5 5.00 1 4 1.00 37.00 18.00 37.00 336.600 1176 53 50 6
7 132 - DEMİR AYAZ 3 / A 11 4 11.00 8 7 8.00 7 3 7.00 7 3 7.00 3 2 3.00 36.00 19.00 36.00 327.300 1319 66 59 7
8 53 - BAKIRHAN İSMAİL 3 / A 12 3 12.00 7 8 7.00 9 1 9.00 5 5 5.00 2 3 2.00 35.00 20.00 35.00 318.300 1398 72 63 8
9 852 - SEVEN GÜLSÜM 3 / A 10 5 10.00 7 8 7.00 10 0 10.00 5 5 5.00 3 2 3.00 35.00 20.00 35.00 318.200 1416 73 64 9

10 0 - CİNGÖZ BÜŞRA 3 / A 9 6 9.00 7 8 7.00 8 2 8.00 8 2 8.00 3 2 3.00 35.00 20.00 35.00 318.200 1416 73 64 9
11 449 - GÜRSEL YAĞMUR 3 / C 10 5 10.00 13 2 13.00 5 4 5.00 3 7 3.00 4 1 4.00 35.00 19.00 35.00 318.100 1450 79 70 11
12 229 - KUTLUK BAVER 3 / C 11 4 11.00 5 6 5.00 9 1 9.00 8 1 8.00 1 0 1.00 34.00 12.00 34.00 309.300 1484 82 73 12
13 350 - KO ?Y BURAK 3 / B 10 5 10.00 7 8 7.00 10 0 10.00 3 7 3.00 3 2 3.00 33.00 22.00 33.00 300.000 1619 98 87 13
14 476 - DEMİR FURKAN 3 / C 11 2 11.00 8 1 8.00 5 3 5.00 6 2 6.00 2 1 2.00 32.00 9.00 32.00 291.000 1712 108 97 14
15 52 - BAKIRHAN BERFİN 3 / B 10 5 10.00 6 9 6.00 8 2 8.00 5 5 5.00 3 2 3.00 32.00 23.00 32.00 290.900 1735 109 98 15
16 213 - ÇELİK ENSA R 3 / A 10 5 10.00 4 10 4.00 8 2 8.00 4 6 4.00 4 1 4.00 30.00 24.00 30.00 272.600 1948 139 123 16
17 46 - YALÇIN EMİRHAN 3 / B 7 8 7.00 7 8 7.00 7 3 7.00 5 5 5.00 2 2 2.00 28.00 26.00 28.00 254.600 2065 156 133 17
18 200 - ERTAŞ ÖMER 3 / B 9 6 9.00 4 11 4.00 6 4 6.00 6 4 6.00 3 2 3.00 28.00 27.00 28.00 254.500 2093 163 137 18
19 92 - MİRAY ASLAN 3 / A 7 8 7.00 6 9 6.00 7 3 7.00 6 4 6.00 1 4 1.00 27.00 28.00 27.00 245.600 2136 173 144 19
20 800 - GÜMÜŞTAŞ YUSUFSAMİ 3 / C 7 7 7.00 7 8 7.00 6 4 6.00 4 6 4.00 3 2 3.00 27.00 27.00 27.00 245.400 2181 182 149 20
21 355 - K ?L EL F 3 / A 8 6 8.00 8 7 8.00 6 4 6.00 4 6 4.00 0 5 0.00 26.00 28.00 26.00 236.600 2209 190 156 21
22 269 - AĞTAK NUR HİRA 3 / B 8 7 8.00 6 9 6.00 4 6 4.00 6 3 6.00 2 3 2.00 26.00 28.00 26.00 236.400 2238 193 158 22
23 79 - DURUR SEMANUR 3 / C 8 7 8.00 5 10 5.00 6 4 6.00 5 4 5.00 1 4 1.00 25.00 29.00 25.00 227.400 2299 202 162 23
24 190 - NESİBBALKA İSA 0 / 0 8 7 8.00 5 10 5.00 6 4 6.00 4 6 4.00 2 3 2.00 25.00 30.00 25.00 227.300 2316 207 164 24
25 324 - HASAR MELEKAYŞE 3 / C 6 9 6.00 7 8 7.00 5 5 5.00 4 6 4.00 3 2 3.00 25.00 30.00 25.00 227.200 2332 212 166 25
26 406 - AĞTAK YUSUF İBRAHİM 3 / C 9 6 9.00 4 11 4.00 5 5 5.00 3 7 3.00 4 1 4.00 25.00 30.00 25.00 227.100 2340 215 169 26
27 335 - MUSAB EŞME 3 / A 6 9 6.00 5 10 5.00 7 3 7.00 5 5 5.00 1 4 1.00 24.00 31.00 24.00 218.300 2355 217 171 27
28 264 - TEMEL ECRİN 3 / C 8 7 8.00 3 12 3.00 5 5 5.00 6 4 6.00 1 4 1.00 23.00 32.00 23.00 209.200 2433 233 180 28
29 460 - KARATAŞ CİHAN EMRE 3 / B 4 11 4.00 5 10 5.00 7 2 7.00 5 5 5.00 2 3 2.00 23.00 31.00 23.00 209.100 2460 236 183 29
30 307 - CAN KANR? AN EMİR 3 / C 6 9 6.00 6 9 6.00 4 6 4.00 5 5 5.00 2 3 2.00 23.00 32.00 23.00 209.100 2460 236 183 29
31 157 - ERBEZER MUHAMMET 3 / B 6 9 6.00 4 11 4.00 5 5 5.00 5 5 5.00 3 2 3.00 23.00 32.00 23.00 209.000 2491 242 188 31
32 184 - YILMAZ ZEYNEP 3 / C 11 4 11.00 6 8 6.00 5 5 5.00 0 2 0.00 0 0 0.00 22.00 19.00 22.00 200.200 2503 245 191 32
33 192 - İPEK ENİS EYMEN 3 / C 9 6 9.00 4 11 4.00 4 6 4.00 4 6 4.00 1 4 1.00 22.00 33.00 22.00 200.100 2514 249 194 33
34 215 - TEKİR MİRAÇ 3 / A 7 8 7.00 3 12 3.00 6 3 6.00 5 5 5.00 1 4 1.00 22.00 32.00 22.00 200.100 2514 249 194 33
35 182 - YAŞAR ALTUĞ ÇINAR 3 / B 10 5 10.00 6 9 6.00 3 7 3.00 2 8 2.00 1 4 1.00 22.00 33.00 22.00 200.100 2514 249 194 33
36 0 - OLĞUN ESMANUR 3 / A 7 8 7.00 4 11 4.00 5 5 5.00 3 7 3.00 3 2 3.00 22.00 33.00 22.00 199.900 2556 259 199 36
37 465 - EREK İLAYDA 3 / B 6 9 6.00 4 11 4.00 6 4 6.00 3 7 3.00 3 2 3.00 22.00 33.00 22.00 199.900 2556 259 199 36
38 126 - EMİR 3 / A 5 10 5.00 9 6 9.00 3 7 3.00 3 7 3.00 1 4 1.00 21.00 34.00 21.00 191.000 2584 267 206 38
39 1 - SAYĞIN YÜSRA 3 / B 8 6 8.00 4 11 4.00 4 5 4.00 4 5 4.00 1 4 1.00 21.00 31.00 21.00 191.000 2584 267 206 38
40 8 - UYĞUN ABDULLAH EFE 3 / B 10 5 10.00 5 10 5.00 5 5 5.00 0 4 0.00 0 0 0.00 20.00 24.00 20.00 182.000 2622 273 212 40
41 160 - ÇITAK YUNUS EMRE 3 / C 7 8 7.00 4 11 4.00 3 7 3.00 5 5 5.00 1 3 1.00 20.00 34.00 20.00 181.900 2631 277 214 41
42 188 - BALTA HÜM?R A AYŞE 3 / C 8 7 8.00 4 5 4.00 4 6 4.00 3 5 3.00 1 4 1.00 20.00 27.00 20.00 181.900 2631 277 214 41
43 302 - ÇİFTÇİ ROJDA ÖMÜR 3 / C 6 9 6.00 4 11 4.00 4 6 4.00 3 7 3.00 3 2 3.00 20.00 35.00 20.00 181.700 2657 283 217 43
44 379 - KELEŞ R BİA 3 / B 7 8 7.00 5 10 5.00 3 7 3.00 3 7 3.00 1 4 1.00 19.00 36.00 19.00 172.800 2673 287 220 44
45 139 - ABDULLAH VANÇİN 3 / C 9 6 9.00 4 11 4.00 3 7 3.00 2 8 2.00 0 4 0.00 18.00 36.00 18.00 163.800 2711 301 226 45
46 170 - AŞAN ENES 3 / B 6 7 6.00 3 8 3.00 3 7 3.00 3 5 3.00 3 2 3.00 18.00 29.00 18.00 163.500 2751 312 231 46
47 463 - SUCİ FİKRET 3 / B 4 11 4.00 7 8 7.00 4 6 4.00 2 8 2.00 0 5 0.00 17.00 38.00 17.00 154.700 2757 314 232 47
48 214 - ABO HAMZA ADAR 3 / B 4 11 4.00 5 10 5.00 6 4 6.00 1 7 1.00 1 4 1.00 17.00 36.00 17.00 154.600 2764 316 233 48
49 246 - ŞAHBAZ MENES 3 / B 2 12 2.00 4 11 4.00 3 7 3.00 6 4 6.00 2 3 2.00 17.00 37.00 17.00 154.500 2772 318 235 49
50 434 - CANER SERH ND 3 / A 11 4 11.00 1 14 1.00 4 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 21.00 16.00 145.600 2784 321 238 50
51 22 - ALYAR M DEVRAN 3 / C 6 8 6.00 3 12 3.00 2 8 2.00 3 7 3.00 0 4 0.00 14.00 39.00 14.00 127.400 2838 336 244 51
52 172 - SEVİLİR KEBİR 3 / C 3 11 3.00 4 11 4.00 2 8 2.00 4 6 4.00 1 4 1.00 14.00 40.00 14.00 127.300 2844 338 246 52
53 341 - SEZENER TUANA 3 / C 6 9 6.00 5 10 5.00 1 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 23.00 12.00 109.200 2875 346 248 53
54 144 - BATIN DENİZ OKTAY 3 / C 5 10 5.00 2 13 2.00 0 10 0.00 4 5 4.00 0 5 0.00 11.00 43.00 11.00 100.100 2887 351 251 54


