
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4.Sınıf Deneme Sınavı-2 3134 412 289 54

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf Kurumsal

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.73 5.01 9.73 7.62 6.65 7.62 7.71 6.48 7.71 6.12 7.64 6.12 4.82 3.95 4.82 35.99 29.72 35.99 257.080

İl Ortalaması 9.16 5.60 9.16 6.53 7.72 6.53 7.09 7.32 7.09 5.41 8.58 5.41 4.28 4.55 4.28 32.47 33.76 32.47 231.945
Okul Ortalaması 7.31 7.15 7.31 5.11 8.63 5.11 5.52 8.57 5.52 4.65 8.87 4.65 3.22 5.09 3.22 25.81 38.31 25.81 184.382

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 4. Sınıf KurumsalGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 51 - TÜBEK YUSUF SERCAN 4 / B 12 3 12.00 10 3 10.00 7 3 7.00 9 4 9.00 9 1 9.00 47.00 14.00 47.00 335.760 775 55 49 1
2 309 - ÖZHAN EBRU 4 / B 13 2 13.00 9 6 9.00 9 6 9.00 9 6 9.00 5 5 5.00 45.00 25.00 45.00 321.400 935 75 67 2
3 0 - YAVUZ MELİSA 4 / B 11 3 11.00 9 5 9.00 8 7 8.00 9 5 9.00 7 3 7.00 44.00 23.00 44.00 314.300 982 78 70 3
4 352 - AYDIN HAMZA 4 / C 12 3 12.00 10 3 10.00 6 9 6.00 10 4 10.00 3 1 3.00 41.00 20.00 41.00 292.800 1238 104 92 4
5 40 - TEMİZEL EYYÜP 4 / B 10 5 10.00 11 4 11.00 8 7 8.00 9 6 9.00 3 7 3.00 41.00 29.00 41.00 292.800 1238 104 92 4
6 392 - TAHA GÜNEŞ 4 / A 13 2 13.00 9 6 9.00 10 5 10.00 7 7 7.00 1 0 1.00 40.00 20.00 40.00 285.620 1310 109 96 6
7 372 - ERBEK SEMRA 4 / B 7 8 7.00 6 9 6.00 9 6 9.00 8 7 8.00 7 3 7.00 37.00 33.00 37.00 264.320 1464 132 115 7
8 0 - Bİ?İCİBMİRAÇ 4 / B 3 0 3.00 7 1 7.00 8 4 8.00 9 6 9.00 9 1 9.00 36.00 12.00 36.00 257.220 1540 143 123 8
9 233 - BERAT DEMİRBAŞ 4 / A 9 6 9.00 8 7 8.00 10 5 10.00 5 10 5.00 4 6 4.00 36.00 34.00 36.00 257.120 1585 152 127 9

10 375 - HARHAR SUDENUR 4 / C 10 4 10.00 7 4 7.00 9 6 9.00 6 7 6.00 4 6 4.00 36.00 27.00 36.00 257.120 1585 152 127 9
11 193 - KOLUMAN ECRİN 4 / B 9 4 9.00 4 9 4.00 5 1 5.00 8 6 8.00 7 3 7.00 33.00 23.00 33.00 235.760 1762 182 145 11
12 272 - ECRİN SENA GÜNDÜZ 4 / A 10 5 10.00 6 9 6.00 7 8 7.00 3 12 3.00 6 4 6.00 32.00 38.00 32.00 228.600 1822 196 157 12
13 24 - KAHRAMAN AYAZ 4 / B 11 2 11.00 4 4 4.00 7 4 7.00 6 4 6.00 4 5 4.00 32.00 19.00 32.00 228.560 1843 200 161 13
14 117 - SAMET TEKTAŞ 0 / 0 10 5 10.00 6 9 6.00 8 7 8.00 5 10 5.00 3 7 3.00 32.00 38.00 32.00 228.540 1857 201 162 14
15 387 - ELİŞ ŞEYMA 4 / B 9 6 9.00 6 9 6.00 6 9 6.00 5 10 5.00 5 5 5.00 31.00 39.00 31.00 221.440 1901 207 166 15
16 388 - AYDOĞDU TAHA 4 / B 6 9 6.00 7 8 7.00 8 7 8.00 3 12 3.00 6 3 6.00 30.00 39.00 30.00 214.320 1957 220 172 16
17 7 - RABİANUR MARAL 4 / A 9 6 9.00 5 4 5.00 9 6 9.00 3 12 3.00 4 3 4.00 30.00 31.00 30.00 214.280 1979 224 176 17
18 348 - GÜLÇİÇEK MUSTAFA 4 / C 11 4 11.00 6 7 6.00 10 4 10.00 0 0 0.00 3 1 3.00 30.00 16.00 30.00 214.260 1995 227 177 18
19 6 - MUSIU MERVE 4 / C 6 9 6.00 5 8 5.00 7 7 7.00 8 7 8.00 3 7 3.00 29.00 38.00 29.00 207.120 2065 244 188 19
20 191 - YAVUZ ABDULLAH 4 / C 9 6 9.00 7 6 7.00 5 10 5.00 4 11 4.00 3 7 3.00 28.00 40.00 28.00 199.980 2137 253 194 20
21 0 - AYSİMA KARAASLAN 4 / A 8 7 8.00 4 11 4.00 7 8 7.00 6 9 6.00 2 8 2.00 27.00 43.00 27.00 192.820 2213 259 197 21
22 50 - TUANNA ÖZKAN 4 / A 11 4 11.00 4 11 4.00 3 12 3.00 8 7 8.00 1 8 1.00 27.00 42.00 27.00 192.800 2223 262 199 22
23 0 - CİNGÖZ ESMA 4 / B 4 11 4.00 7 8 7.00 4 11 4.00 5 9 5.00 6 4 6.00 26.00 43.00 26.00 185.760 2239 265 200 23
24 494 - HULAKU YUSUF 4 / B 5 10 5.00 4 11 4.00 6 9 6.00 7 8 7.00 4 6 4.00 26.00 44.00 26.00 185.720 2248 269 203 24
25 310 - DAĞTEKİN EREN 4 / C 6 9 6.00 8 7 8.00 4 11 4.00 5 10 5.00 3 4 3.00 26.00 41.00 26.00 185.700 2264 271 204 25
26 317 - HAVVANUR BAL 4 / A 8 7 8.00 6 9 6.00 4 11 4.00 2 13 2.00 5 5 5.00 25.00 45.00 25.00 178.600 2325 287 214 26
27 62 - YUNUS SUCİ 4 / A 8 7 8.00 3 12 3.00 5 10 5.00 4 11 4.00 5 5 5.00 25.00 45.00 25.00 178.600 2325 287 214 26
28 2 - ACAR SERCAN 4 / C 6 9 6.00 9 4 9.00 5 10 5.00 1 8 1.00 4 6 4.00 25.00 37.00 25.00 178.580 2332 289 216 28
29 47 - Ö ?OL EREN 4 / B 5 10 5.00 4 11 4.00 7 8 7.00 2 7 2.00 6 4 6.00 24.00 40.00 24.00 171.480 2382 295 219 29
30 320 - ÖLMEZ HİRANUR 4 / C 11 4 11.00 3 5 3.00 6 9 6.00 4 0 4.00 0 0 0.00 24.00 18.00 24.00 171.360 2431 302 224 30
31 0 - ÇOBAN BİRGÜL 4 / B 6 9 6.00 3 12 3.00 6 9 6.00 5 10 5.00 3 7 3.00 23.00 47.00 23.00 164.280 2457 307 228 31
32 3001 - SEVİLİR SÜMEYYE 4 / A 9 6 9.00 6 9 6.00 3 12 3.00 5 10 5.00 0 2 0.00 23.00 39.00 23.00 164.220 2497 315 231 32
33 0 - BAŞBOĞA FATİH 4 / B 7 8 7.00 1 14 1.00 4 11 4.00 7 8 7.00 3 7 3.00 22.00 48.00 22.00 157.140 2531 322 234 33
34 222 - KUŞ BARAN 4 / B 5 10 5.00 5 10 5.00 4 11 4.00 5 10 5.00 3 7 3.00 22.00 48.00 22.00 157.140 2531 322 234 33
35 43 - MUHAMMED KAHRAMAN 4 / A 10 5 10.00 3 12 3.00 3 12 3.00 4 11 4.00 2 8 2.00 22.00 48.00 22.00 157.120 2546 325 236 35
36 45 - YILMAZ ENES 4 / C 7 8 7.00 8 4 8.00 5 9 5.00 1 3 1.00 0 0 0.00 21.00 24.00 21.00 149.940 2633 340 244 36
37 330 - ÖZGENUR SEVC İ 4 / A 2 13 2.00 7 8 7.00 6 9 6.00 2 13 2.00 3 7 3.00 20.00 50.00 20.00 142.860 2658 345 249 37
38 206 - SEVGEN ALİCAN 4 / C 6 9 6.00 5 10 5.00 3 12 3.00 4 11 4.00 2 8 2.00 20.00 50.00 20.00 142.840 2675 347 250 38
39 205 - ÇOBAN AHMETCAN 4 / C 6 9 6.00 1 14 1.00 5 10 5.00 5 10 5.00 2 8 2.00 19.00 51.00 19.00 135.700 2728 357 257 39
40 282 - BELLİ EFRAİM 4 / C 8 7 8.00 2 13 2.00 3 8 3.00 4 10 4.00 2 7 2.00 19.00 45.00 19.00 135.700 2728 357 257 39
41 354 - NİSANUR BAL 4 / A 4 11 4.00 7 7 7.00 5 10 5.00 3 12 3.00 0 10 0.00 19.00 50.00 19.00 135.660 2751 363 260 41
42 88 - SAY ZÜBEYİR 0 / 0 4 11 4.00 2 8 2.00 4 11 4.00 5 10 5.00 3 7 3.00 18.00 47.00 18.00 128.580 2774 366 262 42
43 0 - YUSUF CAN İLBİLGİN 4 / A 7 8 7.00 2 13 2.00 6 9 6.00 1 14 1.00 2 8 2.00 18.00 52.00 18.00 128.560 2782 367 263 43
44 87 - BAYDAR YAĞMUR 4 / B 6 9 6.00 3 11 3.00 4 6 4.00 3 11 3.00 2 8 2.00 18.00 45.00 18.00 128.560 2782 367 263 43
45 135 - ÖMERŞAY? 4 / A 6 9 6.00 2 13 2.00 4 11 4.00 2 13 2.00 3 7 3.00 17.00 53.00 17.00 121.440 2826 376 266 45
46 0 - AKTA BEDİRHAN 0 / 0 4 11 4.00 4 11 4.00 4 11 4.00 2 13 2.00 3 4 3.00 17.00 50.00 17.00 121.440 2826 376 266 45
47 72 - ÇOK ESMANUR 4 / C 7 7 7.00 1 5 1.00 6 4 6.00 3 4 3.00 0 0 0.00 17.00 20.00 17.00 121.380 2849 382 271 47
48 373 - GÜL SONGÜL 4 / C 7 8 7.00 3 12 3.00 5 10 5.00 2 13 2.00 0 0 0.00 17.00 43.00 17.00 121.380 2849 382 271 47
49 587 - MUHAMMET ALİ PEK 4 / A 6 9 6.00 2 13 2.00 5 10 5.00 2 13 2.00 1 9 1.00 16.00 54.00 16.00 114.260 2884 389 276 49
50 0 - DURMİŞ HÜSEYİN 4 / B 6 9 6.00 6 9 6.00 0 9 0.00 2 10 2.00 1 1 1.00 15.00 38.00 15.00 107.120 2927 394 278 50
51 252 - ERTEN BEYZANUR 4 / B 3 12 3.00 3 12 3.00 0 15 0.00 5 10 5.00 3 7 3.00 14.00 56.00 14.00 100.020 2945 398 282 51
52 0 - ŞENĞÖL ADEM 4 / B 0 10 0.00 4 11 4.00 2 13 2.00 5 10 5.00 2 8 2.00 13.00 52.00 13.00 92.860 2981 403 284 52
53 353 - PÖKE NAZ ?C? 4 / C 3 12 3.00 2 13 2.00 4 11 4.00 1 14 1.00 1 9 1.00 11.00 59.00 11.00 78.560 3043 407 286 53
54 23 - YUSUF ŞERVAN ALYAR 4 / A 4 6 4.00 0 12 0.00 0 10 0.00 3 8 3.00 1 8 1.00 8.00 44.00 8.00 57.140 3099 409 288 54


