
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023 60 60 154 4541

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Hayat Bilgisi İngilizce

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,24 10 5 10,09 8 2 7,95 4 1 3,72 33 11 33,00 388,970

Okul Ortalaması 11 4 10,83 10 5 9,64 8 2 8,26 3 2 3,07 32 13 31,80 380,290

KATILIMLAR

1 361 MUSTAFA KARAHAN2A 15 0 15,00 15 0 15,00 9 1 9,00 4 1 4,00 43 2 43,00 489,473 1 1 1 1 240

2 231 NİSANUR KAYA 2B 14 1 14,00 14 1 14,00 9 0 9,00 5 0 5,00 42 2 42,00 472,632 1 2 2 2 496

3 129 FATMAT ÜRKOĞLU 2C 14 1 14,00 15 0 15,00 9 1 9,00 2 3 2,00 40 5 40,00 470,525 1 3 3 4 570

4 290 OSMAN ABİ 2B 13 2 13,00 13 2 13,00 10 0 10,00 5 0 5,00 41 4 41,00 457,896 2 4 4 5 835

5 251 YUSUF ÖZDE İR 2C 15 0 15,00 11 4 11,00 10 0 10,00 4 1 4,00 40 5 40,00 453,685 2 5 5 6 978

6 149 ZERYA DENİZ 2C 15 0 15,00 12 3 12,00 9 1 9,00 3 2 3,00 39 6 39,00 453,684 3 6 6 7 1005

7 137 ARHAT EREK 2C 13 2 13,00 13 2 13,00 10 0 10,00 3 2 3,00 39 6 39,00 449,474 4 7 7 8 1113

8 147 ECE KAYA 2C 12 3 12,00 13 2 13,00 10 0 10,00 5 0 5,00 40 5 40,00 447,370 5 8 8 9 1133

9 0 BÜNYAMİN AKIN 2B 12 3 12,00 13 2 13,00 10 0 10,00 4 0 4,00 39 5 39,00 443,159 3 9 9 11 1272

10 257 AYŞE KAHRAMAN 2C 13 2 13,00 12 3 12,00 10 0 10,00 3 2 3,00 38 7 38,00 438,948 6 10 10 13 1401

11 218 BİLAL ELMAS 2B 11 4 11,00 14 0 14,00 9 1 9,00 4 1 4,00 38 6 38,00 436,843 4 11 11 15 1483

12 125 EMİR TAHA ÖZTUNÇ2A 13 1 13,00 12 3 12,00 9 1 9,00 4 1 4,00 38 6 38,00 436,843 2 11 11 15 1483

13 141 ENES BARAN 2A 12 3 12,00 13 2 13,00 9 1 9,00 4 1 4,00 38 7 38,00 436,843 2 11 11 15 1483

14 209 UYGAR DİNCER 2A 11 4 11,00 13 2 13,00 10 0 10,00 4 1 4,00 38 7 38,00 432,633 4 14 14 19 1564

15 152 ELİF YAKUT 2C 14 1 14,00 11 4 11,00 9 1 9,00 2 2 2,00 36 8 36,00 428,421 7 15 15 21 1726

16 165 BÜNYAMİN  ÇITAK 2A 14 1 14,00 10 5 10,00 9 1 9,00 4 1 4,00 37 8 37,00 426,317 5 16 16 23 1773

17 194 MELEK Kİ AĞ 2C 12 3 12,00 11 3 11,00 10 0 10,00 4 1 4,00 37 7 37,00 422,107 8 17 17 25 1871

18 0 HİRANUR SÜMER 2B 14 1 14,00 9 6 9,00 10 0 10,00 4 0 4,00 37 7 37,00 422,107 5 17 17 25 1871

19 0 SÜMEYYE TUNÇ 2B 12 3 12,00 12 2 12,00 9 1 9,00 3 1 3,00 36 7 36,00 422,106 6 19 19 27 1893

20 380 UMUT BAŞBOĞA 2B 12 3 12,00 11 4 11,00 9 1 9,00 4 1 4,00 36 9 36,00 415,791 7 20 20 28 2026

21 277 IRMAK AYKEN 2B 13 2 13,00 10 4 10,00 9 1 9,00 4 1 4,00 36 8 36,00 415,791 7 20 20 28 2026

22 166 YUSUF ÇITAK 2A 14 1 14,00 10 5 10,00 8 1 8,00 3 2 3,00 35 9 35,00 415,790 6 22 22 30 2063

23 156 AMED ALANTAŞ 2A 9 6 9,00 14 1 14,00 8 2 8,00 5 0 5,00 36 9 36,00 413,686 7 23 23 31 2081

24 263 BURAK GEZGEN 2B 10 5 10,00 13 2 13,00 10 0 10,00 2 1 2,00 35 8 35,00 413,685 9 24 24 32 2105

25 161 ÖMÜR ERASLAN 2C 12 3 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 2 3 2,00 34 11 34,00 411,579 9 25 25 34 2156

26 197 EMİR UZKAN 2C 13 2 13,00 9 6 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 36 9 36,00 409,476 10 26 26 35 2162

27 261 RABİA YÜSRA KAPLAN2A 12 3 12,00 11 4 11,00 8 1 8,00 4 1 4,00 35 9 35,00 409,475 8 27 27 37 2193

28 124 ELİF NUDA BORAK 2A 13 2 13,00 8 7 8,00 10 0 10,00 5 0 5,00 36 9 36,00 405,266 9 28 28 38 2239

29 210 YUSUF KAŞKA 2B 11 4 11,00 10 4 10,00 10 0 10,00 4 1 4,00 35 9 35,00 401,055 10 29 29 42 2364

30 154 MERYEM MİRAY ILDIZ2A 10 5 10,00 12 3 12,00 9 1 9,00 2 2 2,00 33 11 33,00 396,843 10 30 30 45 2465

31 177 ADİL UYU N 2A 9 6 9,00 12 3 12,00 8 2 8,00 4 1 4,00 33 12 33,00 388,423 11 31 31 48 2621

32 228 MERT BA* A 2B 10 5 10,00 11 4 11,00 8 2 8,00 3 0 3,00 32 11 32,00 384,212 11 32 32 51 2696

33 0 YUSUFEERTAŞ 2A 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 5 0 5,00 32 13 32,00 380,002 12 33 33 54 2750

34 250 YASEMİN İŞYAR 2A 11 4 11,00 8 7 8,00 10 0 10,00 3 2 3,00 32 13 32,00 375,792 13 34 34 57 2824

35 19 MG A   YR Ü EAİ 2B 10 5 10,00 9 6 9,00 9 1 9,00 3 2 3,00 31 14 31,00 369,476 12 35 35 62 2928

36 178 HİRA GÜZEL    R 2C 9 5 9,00 9 6 9,00 10 0 10,00 3 2 3,00 31 13 31,00 365,266 11 36 36 64 3002

37 155 MUSAB KILIÇ 2B 10 5 10,00 8 7 8,00 10 0 10,00 3 1 3,00 31 13 31,00 365,266 13 36 36 64 3002

38 63 EŞMAAAYDIN 2C 10 5 10,00 9 6 9,00 9 1 9,00 2 3 2,00 30 15 30,00 365,265 12 38 38 67 3012

39 159 OĞUZALİ ÇALIM 2C 9 5 9,00 9 6 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 31 13 31,00 363,161 13 39 39 68 3034

40 273 EMRE ÖZHAN 2C 9 6 9,00 9 6 9,00 9 1 9,00 3 2 3,00 30 15 30,00 358,950 14 40 40 75 3114

41 202 ÖMER İŞİK 2C 10 5 10,00 9 5 9,00 8 2 8,00 2 3 2,00 29 15 29,00 358,949 15 41 41 77 3129

42 0 ASLI CAVAK 2B 11 4 11,00 8 5 8,00 8 1 8,00 2 3 2,00 29 13 29,00 358,949 14 41 41 77 3129

43 277 HAVVA KELEŞ 2C 12 3 12,00 9 6 9,00 3 7 3,00 1 4 1,00 25 20 25,00 344,210 16 43 43 92 3379

44 242 NUR S LBİ TU Ç 2A 10 5 10,00 7 8 7,00 8 2 8,00 3 2 3,00 28 17 28,00 342,108 14 44 44 93 3386

45 204 SITERK GÜMÜŞLÜ 2C 11 3 11,00 5 10 5,00 8 2 8,00 2 3 2,00 26 18 26,00 327,371 17 45 45 100 3564

46 0 KI  *H  * * AN 2B 7 7 7,00 7 8 7,00 9 1 9,00 4 0 4,00 27 16 27,00 321,057 15 46 46 103 3634

47 179 AHSEN LEVENT 2C 11 4 11,00 3 12 3,00 9 1 9,00 3 2 3,00 26 19 26,00 316,846 18 47 47 105 3689

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023 60 60 154 4541

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Hayat Bilgisi İngilizce

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,24 10 5 10,09 8 2 7,95 4 1 3,72 33 11 33,00 388,970

Okul Ortalaması 11 4 10,83 10 5 9,64 8 2 8,26 3 2 3,07 32 13 31,80 380,290

KATILIMLAR

48 148 ROJHAT AK*AĞ A 2B 8 7 8,00 8 7 8,00 7 3 7,00 1 4 1,00 24 21 24,00 316,844 16 48 48 108 3708

49 0 EA K Ğ ĞCF      Z 2B 7 8 7,00 6 9 6,00 8 2 8,00 2 3 2,00 23 22 23,00 295,793 17 49 49 119 3895

50 300 SEDANUR DAYAN 2B 8 7 8,00 8 7 8,00 3 7 3,00 2 3 2,00 21 24 21,00 295,791 18 50 50 120 3901

51 260 SÜMEYYE ERDEM 2C 6 9 6,00 6 9 6,00 9 1 9,00 2 3 2,00 23 22 23,00 291,583 19 51 51 121 3922

52 9 MAHİRCANKKILIÇ 2A 9 6 9,00 5 9 5,00 6 3 6,00 1 4 1,00 21 22 21,00 289,476 15 52 52 122 3948

53 67 EMİR YILMAZ 2A 7 7 7,00 7 8 7,00 4 6 4,00 1 3 1,00 19 24 19,00 276,844 16 53 53 126 4052

54 173 ECRİN KAYACI 2A 7 8 7,00 6 9 6,00 5 3 5,00 18 20 18,00 268,423 17 54 54 131 4112

55 398 ELİSA NUR YAKUT 2A 9 6 9,00 4 11 4,00 4 6 4,00 1 4 1,00 18 27 18,00 266,318 18 55 55 134 4122

56 151 HABİB ÖZAKAÇ 2C 6 9 6,00 5 10 5,00 7 3 7,00 1 4 1,00 19 26 19,00 264,214 20 56 56 135 4134

57 241 BERZBHUDÖNMEZ 2B 9 6 9,00 4 11 4,00 4 6 4,00 0 5 0,00 17 28 17,00 262,107 19 57 57 136 4153

58 146 UMUT HEZER 2B 4 11 4,00 2 10 2,00 3 7 3,00 3 2 3,00 12 30 12,00 194,742 20 58 58 152 4457

59 195 EMİN MACİT 2A 0 0 0,00

60 280 KAYRA BARÇİN 2A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

Puan
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY İNG
2A 2B 2C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

Puan
2A 2B 2C



2A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023 60 60 154 4541

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Hayat Bilgisi İngilizce

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,24 10 5 10,09 8 2 7,95 4 1 3,72 33 11 33,00 388,970

Okul Ortalaması 11 4 10,83 10 5 9,64 8 2 8,26 3 2 3,07 32 13 31,80 380,290

SINIF: 2A

KATILIMLAR

1 361 MUSTAFA KARAHAN2A 15 0 15,00 15 0 15,00 9 1 9,00 4 1 4,00 43 2 43,00 489,473 1 1 1 1 240

2 125 EMİR TAHA ÖZTUNÇ2A 13 1 13,00 12 3 12,00 9 1 9,00 4 1 4,00 38 6 38,00 436,843 2 11 11 15 1483

3 141 ENES BARAN 2A 12 3 12,00 13 2 13,00 9 1 9,00 4 1 4,00 38 7 38,00 436,843 2 11 11 15 1483

4 209 UYGAR DİNCER 2A 11 4 11,00 13 2 13,00 10 0 10,00 4 1 4,00 38 7 38,00 432,633 4 14 14 19 1564

5 165 BÜNYAMİN  ÇITAK 2A 14 1 14,00 10 5 10,00 9 1 9,00 4 1 4,00 37 8 37,00 426,317 5 16 16 23 1773

6 166 YUSUF ÇITAK 2A 14 1 14,00 10 5 10,00 8 1 8,00 3 2 3,00 35 9 35,00 415,790 6 22 22 30 2063

7 156 AMED ALANTAŞ 2A 9 6 9,00 14 1 14,00 8 2 8,00 5 0 5,00 36 9 36,00 413,686 7 23 23 31 2081

8 261 RABİA YÜSRA KAPLAN2A 12 3 12,00 11 4 11,00 8 1 8,00 4 1 4,00 35 9 35,00 409,475 8 27 27 37 2193

9 124 ELİF NUDA BORAK 2A 13 2 13,00 8 7 8,00 10 0 10,00 5 0 5,00 36 9 36,00 405,266 9 28 28 38 2239

10 154 MERYEM MİRAY ILDIZ2A 10 5 10,00 12 3 12,00 9 1 9,00 2 2 2,00 33 11 33,00 396,843 10 30 30 45 2465

11 177 ADİL UYU N 2A 9 6 9,00 12 3 12,00 8 2 8,00 4 1 4,00 33 12 33,00 388,423 11 31 31 48 2621

12 0 YUSUFEERTAŞ 2A 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 5 0 5,00 32 13 32,00 380,002 12 33 33 54 2750

13 250 YASEMİN İŞYAR 2A 11 4 11,00 8 7 8,00 10 0 10,00 3 2 3,00 32 13 32,00 375,792 13 34 34 57 2824

14 242 NUR S LBİ TU Ç 2A 10 5 10,00 7 8 7,00 8 2 8,00 3 2 3,00 28 17 28,00 342,108 14 44 44 93 3386

15 9 MAHİRCANKKILIÇ 2A 9 6 9,00 5 9 5,00 6 3 6,00 1 4 1,00 21 22 21,00 289,476 15 52 52 122 3948

16 67 EMİR YILMAZ 2A 7 7 7,00 7 8 7,00 4 6 4,00 1 3 1,00 19 24 19,00 276,844 16 53 53 126 4052

17 173 ECRİN KAYACI 2A 7 8 7,00 6 9 6,00 5 3 5,00 18 20 18,00 268,423 17 54 54 131 4112

18 398 ELİSA NUR YAKUT 2A 9 6 9,00 4 11 4,00 4 6 4,00 1 4 1,00 18 27 18,00 266,318 18 55 55 134 4122

19 195 EMİN MACİT 2A 0 0 0,00

20 280 KAYRA BARÇİN 2A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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2B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023 60 60 154 4541

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Hayat Bilgisi İngilizce

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,24 10 5 10,09 8 2 7,95 4 1 3,72 33 11 33,00 388,970

Okul Ortalaması 11 4 10,83 10 5 9,64 8 2 8,26 3 2 3,07 32 13 31,80 380,290

SINIF: 2B

KATILIMLAR

1 231 NİSANUR KAYA 2B 14 1 14,00 14 1 14,00 9 0 9,00 5 0 5,00 42 2 42,00 472,632 1 2 2 2 496

2 290 OSMAN ABİ 2B 13 2 13,00 13 2 13,00 10 0 10,00 5 0 5,00 41 4 41,00 457,896 2 4 4 5 835

3 0 BÜNYAMİN AKIN 2B 12 3 12,00 13 2 13,00 10 0 10,00 4 0 4,00 39 5 39,00 443,159 3 9 9 11 1272

4 218 BİLAL ELMAS 2B 11 4 11,00 14 0 14,00 9 1 9,00 4 1 4,00 38 6 38,00 436,843 4 11 11 15 1483

5 0 HİRANUR SÜMER 2B 14 1 14,00 9 6 9,00 10 0 10,00 4 0 4,00 37 7 37,00 422,107 5 17 17 25 1871

6 0 SÜMEYYE TUNÇ 2B 12 3 12,00 12 2 12,00 9 1 9,00 3 1 3,00 36 7 36,00 422,106 6 19 19 27 1893

7 380 UMUT BAŞBOĞA 2B 12 3 12,00 11 4 11,00 9 1 9,00 4 1 4,00 36 9 36,00 415,791 7 20 20 28 2026

8 277 IRMAK AYKEN 2B 13 2 13,00 10 4 10,00 9 1 9,00 4 1 4,00 36 8 36,00 415,791 7 20 20 28 2026

9 263 BURAK GEZGEN 2B 10 5 10,00 13 2 13,00 10 0 10,00 2 1 2,00 35 8 35,00 413,685 9 24 24 32 2105

10 210 YUSUF KAŞKA 2B 11 4 11,00 10 4 10,00 10 0 10,00 4 1 4,00 35 9 35,00 401,055 10 29 29 42 2364

11 228 MERT BA* A 2B 10 5 10,00 11 4 11,00 8 2 8,00 3 0 3,00 32 11 32,00 384,212 11 32 32 51 2696

12 19 MG A   YR Ü EAİ 2B 10 5 10,00 9 6 9,00 9 1 9,00 3 2 3,00 31 14 31,00 369,476 12 35 35 62 2928

13 155 MUSAB KILIÇ 2B 10 5 10,00 8 7 8,00 10 0 10,00 3 1 3,00 31 13 31,00 365,266 13 36 36 64 3002

14 0 ASLI CAVAK 2B 11 4 11,00 8 5 8,00 8 1 8,00 2 3 2,00 29 13 29,00 358,949 14 41 41 77 3129

15 0 KI  *H  * * AN 2B 7 7 7,00 7 8 7,00 9 1 9,00 4 0 4,00 27 16 27,00 321,057 15 46 46 103 3634

16 148 ROJHAT AK*AĞ A 2B 8 7 8,00 8 7 8,00 7 3 7,00 1 4 1,00 24 21 24,00 316,844 16 48 48 108 3708

17 0 EA K Ğ ĞCF      Z 2B 7 8 7,00 6 9 6,00 8 2 8,00 2 3 2,00 23 22 23,00 295,793 17 49 49 119 3895

18 300 SEDANUR DAYAN 2B 8 7 8,00 8 7 8,00 3 7 3,00 2 3 2,00 21 24 21,00 295,791 18 50 50 120 3901

19 241 BERZBHUDÖNMEZ 2B 9 6 9,00 4 11 4,00 4 6 4,00 0 5 0,00 17 28 17,00 262,107 19 57 57 136 4153

20 146 UMUT HEZER 2B 4 11 4,00 2 10 2,00 3 7 3,00 3 2 3,00 12 30 12,00 194,742 20 58 58 152 4457

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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2C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023 60 60 154 4541

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Hayat Bilgisi İngilizce

Türkçe Matematik Hay.Bil. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,24 10 5 10,09 8 2 7,95 4 1 3,72 33 11 33,00 388,970

Okul Ortalaması 11 4 10,83 10 5 9,64 8 2 8,26 3 2 3,07 32 13 31,80 380,290

SINIF: 2C

KATILIMLAR

1 129 FATMAT ÜRKOĞLU 2C 14 1 14,00 15 0 15,00 9 1 9,00 2 3 2,00 40 5 40,00 470,525 1 3 3 4 570

2 251 YUSUF ÖZDE İR 2C 15 0 15,00 11 4 11,00 10 0 10,00 4 1 4,00 40 5 40,00 453,685 2 5 5 6 978

3 149 ZERYA DENİZ 2C 15 0 15,00 12 3 12,00 9 1 9,00 3 2 3,00 39 6 39,00 453,684 3 6 6 7 1005

4 137 ARHAT EREK 2C 13 2 13,00 13 2 13,00 10 0 10,00 3 2 3,00 39 6 39,00 449,474 4 7 7 8 1113

5 147 ECE KAYA 2C 12 3 12,00 13 2 13,00 10 0 10,00 5 0 5,00 40 5 40,00 447,370 5 8 8 9 1133

6 257 AYŞE KAHRAMAN 2C 13 2 13,00 12 3 12,00 10 0 10,00 3 2 3,00 38 7 38,00 438,948 6 10 10 13 1401

7 152 ELİF YAKUT 2C 14 1 14,00 11 4 11,00 9 1 9,00 2 2 2,00 36 8 36,00 428,421 7 15 15 21 1726

8 194 MELEK Kİ AĞ 2C 12 3 12,00 11 3 11,00 10 0 10,00 4 1 4,00 37 7 37,00 422,107 8 17 17 25 1871

9 161 ÖMÜR ERASLAN 2C 12 3 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 2 3 2,00 34 11 34,00 411,579 9 25 25 34 2156

10 197 EMİR UZKAN 2C 13 2 13,00 9 6 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 36 9 36,00 409,476 10 26 26 35 2162

11 178 HİRA GÜZEL    R 2C 9 5 9,00 9 6 9,00 10 0 10,00 3 2 3,00 31 13 31,00 365,266 11 36 36 64 3002

12 63 EŞMAAAYDIN 2C 10 5 10,00 9 6 9,00 9 1 9,00 2 3 2,00 30 15 30,00 365,265 12 38 38 67 3012

13 159 OĞUZALİ ÇALIM 2C 9 5 9,00 9 6 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 31 13 31,00 363,161 13 39 39 68 3034

14 273 EMRE ÖZHAN 2C 9 6 9,00 9 6 9,00 9 1 9,00 3 2 3,00 30 15 30,00 358,950 14 40 40 75 3114

15 202 ÖMER İŞİK 2C 10 5 10,00 9 5 9,00 8 2 8,00 2 3 2,00 29 15 29,00 358,949 15 41 41 77 3129

16 277 HAVVA KELEŞ 2C 12 3 12,00 9 6 9,00 3 7 3,00 1 4 1,00 25 20 25,00 344,210 16 43 43 92 3379

17 204 SITERK GÜMÜŞLÜ 2C 11 3 11,00 5 10 5,00 8 2 8,00 2 3 2,00 26 18 26,00 327,371 17 45 45 100 3564

18 179 AHSEN LEVENT 2C 11 4 11,00 3 12 3,00 9 1 9,00 3 2 3,00 26 19 26,00 316,846 18 47 47 105 3689

19 260 SÜMEYYE ERDEM 2C 6 9 6,00 6 9 6,00 9 1 9,00 2 3 2,00 23 22 23,00 291,583 19 51 51 121 3922

20 151 HABİB ÖZAKAÇ 2C 6 9 6,00 5 10 5,00 7 3 7,00 1 4 1,00 19 26 19,00 264,214 20 56 56 135 4134

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL UYU N 177 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
388,423 388,970 11 31 31 48 2621

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 12 3 12,00 80 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 33 12 33,00 73 28,50 30,68 32,62

Türkçe bbBBCcCbCabBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBAbBCAcCACcBC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABbABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce bCBAB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AMED ALANTAŞ 156 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
413,686 388,970 7 23 23 31 2081

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 14 1 14,00 93 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 5 0 5,00 100 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 36 9 36,00 80 28,50 30,68 32,62

Türkçe AbBcbcCcCbABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBACBCABCACABa

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACbBCABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBAB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 14 1 93

Matematik 15 14 1 93

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN  ÇITAK 165 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
426,317 388,970 5 16 16 23 1773

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 10 5 10,00 67 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 37 8 37,00 82 28,50 30,68 32,62

Türkçe AbBBCBCACCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBAbBbABCACbca

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBbB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KAYACI 173 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
268,423 388,970 17 54 54 131 4112

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 6 9 6,00 40 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 5 3 5,00 50 7,78 8,26 7,95

Toplam: 45 18 20 18,00 40 28,50 30,68 32,62

Türkçe CcAbcabaaCACBbA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik cCbCbcCBbcbCBbc

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi aaACbBCA  

Cevap Anh. B CCACABCABB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 5 3 50

Hay.Bil. 10 5 3 50

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 0 1 0
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 0 0 0
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUDA BORAK 124 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
405,266 388,970 9 28 28 38 2239

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 8 7 8,00 53 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 5 0 5,00 100 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 36 9 36,00 80 28,50 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbCaCACBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik cCACccbBbacCBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce ABCCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİSA NUR YAKUT 398 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
266,318 388,970 18 55 55 134 4122

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 4 11 4,00 27 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 1 4 1,00 20 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 18 27 18,00 40 28,50 30,68 32,62

Türkçe CAAAccACabbCBaA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik abAacBbaaccaBaA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbbCbcaABa

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce bcbaB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 0 2 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 0 1 0
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN MACİT 195 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 45 0 0 0,00 0 28,50 30,68 32,62

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TAHA ÖZTUNÇ 125 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
436,843 388,970 2 11 11 15 1483

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 1 13,00 87 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 12 3 12,00 80 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 38 6 38,00 84 28,50 30,68 32,62

Türkçe CAAABBACaCACBC 

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik cCACABCBbBbCBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce bBCCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 1 87

Türkçe 15 13 1 87

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 0 0

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILMAZ 67 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
276,844 388,970 16 53 53 126 4052

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 7,00 47 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 7 8 7,00 47 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 1 3 1,00 20 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 19 24 19,00 42 28,50 30,68 32,62

Türkçe CAAAcabbcaACcC 

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BbACcaCBCacaBac

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbACcBabac

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce bcaC 

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 7 47

Türkçe 15 7 7 47

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 0 1 0
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 0 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 0 1 0
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0

İngilizce 5 1 3 20

İngilizce 5 1 3 20

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES BARAN 141 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
436,843 388,970 2 11 11 15 1483

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 13 2 13,00 87 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 38 7 38,00 84 28,50 30,68 32,62

Türkçe AAaBCBCbCCABbAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBAaBCAaCACABC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBbB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BARÇİN 280 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 45 0 0 0,00 0 28,50 30,68 32,62

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAHİRCANKKILIÇ 9 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
289,476 388,970 15 52 52 122 3948

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 5 9 5,00 33 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 6 3 6,00 60 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 1 4 1,00 20 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 21 22 21,00 47 28,50 30,68 32,62

Türkçe AbcabaCbCCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BbabCBabBbc *Bb

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi AC BCABaab

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce bacAa

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 0 1 0
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 6 3 60

Hay.Bil. 10 6 3 60

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 0 1 0
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM MİRAY ILDIZ 154 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
396,843 388,970 10 30 30 45 2465

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 12 3 12,00 80 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 2 2 2,00 40 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 33 11 33,00 73 28,50 30,68 32,62

Türkçe CAAABcACBaACcbc

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik aCACABCBbBcCBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce caC B

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 0 1 0
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 2 40

İngilizce 5 2 2 40

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARAHAN 361 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
489,473 388,970 1 1 1 1 240

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 15 0 15,00 100 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 43 2 43,00 96 28,50 30,68 32,62

Türkçe AABBCBCACCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBACBCABCACABC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBbB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NUR S LBİ TU Ç 242 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
342,108 388,970 14 44 44 93 3386

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 7 8 7,00 47 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 28 17 28,00 62 28,50 30,68 32,62

Türkçe AAccCaCAbCbBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik cbBbCBCAaCcCbcb

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACcBCABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce bCBAc

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA YÜSRA KAPLAN 261 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
409,475 388,970 8 27 27 37 2193

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 11 4 11,00 73 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 1 8,00 80 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 35 9 35,00 78 28,50 30,68 32,62

Türkçe aAAABBACaCbCBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BCACbcCBbBAbBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbAC BCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce cBCCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 1 80

Hay.Bil. 10 8 1 80

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR DİNCER 209 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
432,633 388,970 4 14 14 19 1564

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 13 2 13,00 87 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 38 7 38,00 84 28,50 30,68 32,62

Türkçe AbcBCBCACacBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBACBCAaCACABa

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBbB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN İŞYAR 250 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
375,792 388,970 13 34 34 57 2824

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 8 7 8,00 53 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 32 13 32,00 71 28,50 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbbBaACBaA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik aCAbcBbBbaAaBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce bBbCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇITAK 166 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
415,790 388,970 6 22 22 30 2063

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 10 5 10,00 67 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 1 8,00 80 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 35 9 35,00 78 28,50 30,68 32,62

Türkçe CAAABBACBCbCBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik cCAbABCBaBbaBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCAC BCAaB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce bBaCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 1 80

Hay.Bil. 10 8 1 80

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 0 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 0 1 0
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFEERTAŞ 0 2A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
380,002 388,970 12 33 33 54 2750

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 10,89 10,83 11,24

Matematik 15 10 5 10,00 67 9,83 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 6 4 6,00 60 7,78 8,26 7,95

İngilizce 5 5 0 5,00 100 3,35 3,07 3,72

Toplam: 45 32 13 32,00 71 28,50 30,68 32,62

Türkçe AAcBbaaACCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCcACBbAaCAaABa

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACccaABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBAB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 0 2 0
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI CAVAK 0 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
358,949 388,970 14 41 41 77 3129

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 8 5 8,00 53 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 1 8,00 80 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 29 13 29,00 64 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAcAcBACBaACBCc

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik Bb CbBCcbB aBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi  CACAaCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce ccaCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0

Matematik 15 8 5 53

Matematik 15 8 5 53

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 1 80

Hay.Bil. 10 8 1 80

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 0 0 0
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERZBHUDÖNMEZ 241 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
262,107 388,970 19 57 57 136 4153

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 4 11 4,00 27 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 4 6 4,00 40 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 0 5 0,00 0 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 17 28 17,00 38 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAAaaAaaCbCBbA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik cbbCcBaaaBbaaCb

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi bCbbbcCAcB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce b*baa

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 4 6 40

Hay.Bil. 10 4 6 40

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 0 1 0
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 0 1 0
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 0 1 0
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 0 1 0
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 0 5 0

İngilizce 5 0 5 0

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ELMAS 218 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
436,843 388,970 4 11 11 15 1483

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 14 0 14,00 93 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 38 6 38,00 84 31,10 30,68 32,62

Türkçe AbccaBCACCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBACBCABCAC BC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce bCBAB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 14 0 93

Matematik 15 14 0 93

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 0 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN AKIN 0 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
443,159 388,970 3 9 9 11 1272

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 13 2 13,00 87 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 4 0 4,00 80 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 39 5 39,00 87 31,10 30,68 32,62

Türkçe AbBBCcCACCcBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBACBCAaCACbBC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCB B

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 0 80

İngilizce 5 4 0 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 0 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK GEZGEN 263 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
413,685 388,970 9 24 24 32 2105

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 13 2 13,00 87 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 2 1 2,00 40 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 35 8 35,00 78 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbCaaACBbb

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BCACbBCBCBbCBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce  B Cc

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 1 40

İngilizce 5 2 1 40

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 0 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 0 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EA K Ğ ĞCF      Z 0 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
295,793 388,970 17 49 49 119 3895

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 6 9 6,00 40 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 23 22 23,00 51 31,10 30,68 32,62

Türkçe bAcBaaCbCbcBCcA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik cbBcaBaAaaAbcBC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACcaCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CaacB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 0 2 0
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR SÜMER 0 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
422,107 388,970 5 17 17 25 1871

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 4 0 4,00 80 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 37 7 37,00 82 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAAcBACBCACBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik aCACbBbBbBAbBCc

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce AB CB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 0 80

İngilizce 5 4 0 80

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 0 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK AYKEN 277 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
415,791 388,970 7 20 20 28 2026

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 10 4 10,00 67 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 36 8 36,00 80 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAABcACBCcCBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BCACABCBaBbaBa 

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCACAcCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce ABCCa

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 10 4 67

Matematik 15 10 4 67

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 0 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KI  *H  * * AN 0 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
321,057 388,970 15 46 46 103 3634

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 7,00 47 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 7 8 7,00 47 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 4 0 4,00 80 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 27 16 27,00 60 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAAcacC bbCBbc

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik cCACccacCacaBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCAaABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce ABC B

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 7 47

Türkçe 15 7 7 47

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 1 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 0 1 0
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 0 80

İngilizce 5 4 0 80

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 0 0 0
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BA* A 228 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
384,212 388,970 11 32 32 51 2696

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 11 4 11,00 73 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 3 0 3,00 60 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 32 11 32,00 71 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAbAcaAbaCACBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BbACABbBbBbCBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCAaABCbBB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce  B CB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 0 1 0
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 0 60

İngilizce 5 3 0 60

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 0 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 0 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MG A   YR Ü EAİ 19 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
369,476 388,970 12 35 35 62 2928

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 31 14 31,00 69 31,10 30,68 32,62

Türkçe cAcBbaCbCCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik aCcAaBCABCAbbBa

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABcCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce bCBAa

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB KILIÇ 155 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
365,266 388,970 13 36 36 64 3002

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 8 7 8,00 53 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 3 1 3,00 60 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 31 13 31,00 69 31,10 30,68 32,62

Türkçe AbaBCaCbCCcBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik aCacCBCABCbbbBb

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCB a

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 1 60

İngilizce 5 3 1 60

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 0 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KAYA 231 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
472,632 388,970 1 2 2 2 496

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 14 1 14,00 93 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 0 9,00 90 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 5 0 5,00 100 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 42 2 42,00 93 31,10 30,68 32,62

Türkçe AABBbBCACCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik aCBACBCABCACABC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBC 

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBAB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 14 1 93

Matematik 15 14 1 93

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 0 90

Hay.Bil. 10 9 0 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 0 0

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ABİ 290 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
457,896 388,970 2 4 4 5 835

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 13 2 13,00 87 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 5 0 5,00 100 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 41 4 41,00 91 31,10 30,68 32,62

Türkçe AbBBCBCcCCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBcCBCABCACbBC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBAB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT AK*AĞ A 148 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
316,844 388,970 16 48 48 108 3708

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 8 7 8,00 53 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 7 3 7,00 70 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 1 4 1,00 20 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 24 21 24,00 53 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbba*baBaA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BCbbccaBbBACBaA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi bCACcBbABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce babCa

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 0 2 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 0 1 0
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR DAYAN 300 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
295,791 388,970 18 50 50 120 3901

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 8 7 8,00 53 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 21 24 21,00 47 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAccBACBbbaBab

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BabaABCcbcACBCb

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CacaccabBB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce ccbCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 0 1 0
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 0 1 0
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TUNÇ 0 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
422,106 388,970 6 19 19 27 1893

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 12 2 12,00 80 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 3 1 3,00 60 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 36 7 36,00 80 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbCBbcCBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik  CACbBCBbBACBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce  BbCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 12 2 80

Matematik 15 12 2 80

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 0 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 1 60

İngilizce 5 3 1 60

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 0 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BAŞBOĞA 380 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
415,791 388,970 7 20 20 28 2026

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 11 4 11,00 73 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 36 9 36,00 80 31,10 30,68 32,62

Türkçe AABcCaCbCCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BaBACBCABCACbcb

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCa

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBcB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT HEZER 146 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
194,742 388,970 20 58 58 152 4457

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 2 10 2,00 13 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 12 30 12,00 27 31,10 30,68 32,62

Türkçe bcBcacCbbacB**A

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik abacaBabBacb   

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACba*Accbb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBcc

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 2 10 13

Matematik 15 2 10 13

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 0 2 0
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 0 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 0 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0

Hayat Bilgisi 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 0 1 0
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 0 1 0
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAŞKA 210 2B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
401,055 388,970 10 29 29 42 2364

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 10,30 10,83 11,24

Matematik 15 10 4 10,00 67 9,50 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,20 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,10 3,07 3,72

Toplam: 45 35 9 35,00 78 31,10 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbCcCbCBaA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BCAbbBCBbBcCB A

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce cBCCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 10 4 67

Matematik 15 10 4 67

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 0 1 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN LEVENT 179 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
316,846 388,970 18 47 47 105 3689

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 3 12 3,00 20 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 26 19 26,00 58 32,45 30,68 32,62

Türkçe AABcCBbACbbBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik abaAbBCbcbcbcaa

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBba

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARHAT EREK 137 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
449,474 388,970 4 7 7 8 1113

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 13 2 13,00 87 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 39 6 39,00 87 32,45 30,68 32,62

Türkçe AABBCBCACacBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BbBACBCAaCACABC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCacB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KAHRAMAN 257 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
438,948 388,970 6 10 10 13 1401

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 12 3 12,00 80 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 38 7 38,00 84 32,45 30,68 32,62

Türkçe AABBCaCbCCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBAaBCABCACbBa

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBba

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KAYA 147 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
447,370 388,970 5 8 8 9 1133

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 13 2 13,00 87 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 40 5 40,00 89 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbaBCACBCc

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BCAbABCBCBAbBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce ABCCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YAKUT 152 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
428,421 388,970 7 15 15 21 1726

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 11 4 11,00 73 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 2 2 2,00 40 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 36 8 36,00 80 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAAAcBACBCACBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik aCACbaCBaBACBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CaACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce A*Cb 

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 2 40

İngilizce 5 2 2 40

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR UZKAN 197 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
409,476 388,970 10 26 26 35 2162

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 36 9 36,00 80 32,45 30,68 32,62

Türkçe AABBCaCbCCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BbBACBCAaCAbbab

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCb

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBAB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÖZHAN 273 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
358,950 388,970 14 40 40 75 3114

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 30 15 30,00 67 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbacbbCBCc

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik aCACcBbBaBbbBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce cBCCc

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EŞMAAAYDIN 63 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
365,265 388,970 12 38 38 67 3012

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 30 15 30,00 67 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAAABcbbcaACBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik aCACbBbBbaACBbA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CaACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce AcaCa

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAT ÜRKOĞLU 129 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
470,525 388,970 1 3 3 4 570

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 15 0 15,00 100 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 40 5 40,00 89 32,45 30,68 32,62

Türkçe AABBCaCACCABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBACBCABCACABC

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABaABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCcba

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HABİB ÖZAKAÇ 151 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
264,214 388,970 20 56 56 135 4134

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 5 10 5,00 33 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 7 3 7,00 70 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 1 4 1,00 20 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 19 26 19,00 42 32,45 30,68 32,62

Türkçe bcaaCaCbbCcBCcA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BaccbBabcbACcBb

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi AacBbABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce bCaca

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 0 1 0
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA KELEŞ 277 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
344,210 388,970 16 43 43 92 3379

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 3 7 3,00 30 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 1 4 1,00 20 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 25 20 25,00 56 32,45 30,68 32,62

Türkçe AbBBCaCACCbBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBcCBCABaAbbcb

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi babBCbacCa

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce Cbaba

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 3 7 30

Hay.Bil. 10 3 7 30

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 0 1 0
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 0 1 0
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 0 1 0
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 0 1 0
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 0 1 0
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 0 1 0
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA GÜZEL    R 178 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
365,266 388,970 11 36 36 64 3002

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 9,00 60 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 31 13 31,00 69 32,45 30,68 32,62

Türkçe AABBbcbb* ABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BaBACBCAaCAbbca

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce aCaAB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 5 60

Türkçe 15 9 5 60

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 0 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK Kİ AĞ 194 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
422,107 388,970 8 17 17 25 1871

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 11 3 11,00 73 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 37 7 37,00 82 32,45 30,68 32,62

Türkçe AbBBCBCbCbABCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BCBACBCAaC CAab

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABCABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCBcB

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 1 1 50
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 11 3 73

Matematik 15 11 3 73

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZALİ ÇALIM 159 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
363,161 388,970 13 39 39 68 3034

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 9,00 60 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 31 13 31,00 69 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAbA BAbabcCBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik aCACABacaBbbBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce bBCCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 5 60

Türkçe 15 9 5 60

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER İŞİK 202 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
358,949 388,970 15 41 41 77 3129

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 9 5 9,00 60 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 29 15 29,00 64 32,45 30,68 32,62

Türkçe AbBcCBaACacBCAA

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik aCB CBCAaCAbcBb

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACAcCABBCa

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce aCaAc

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 9 5 60

Matematik 15 9 5 60

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR ERASLAN 161 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
411,579 388,970 9 25 25 34 2156

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 12 3 12,00 80 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 34 11 34,00 76 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAAABBbCaCbCBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BCACABaBCBcbBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CbACABbABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce babCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SITERK GÜMÜŞLÜ 204 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
327,371 388,970 17 45 45 100 3564

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 11,00 73 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 5 10 5,00 33 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 26 18 26,00 58 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAAABBcbB ACBCc

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik cCAbccCaacbbBCc

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCAaAaCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce AaaCc

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 0 1 0
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 0 1 0
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 1 0 100
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 0 1 0
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ERDEM 260 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
291,583 388,970 19 51 51 121 3922

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 6 9 6,00 40 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 23 22 23,00 51 32,45 30,68 32,62

Türkçe AbacbcbbCCcBCAb

Cevap Anh. A AABBCBCACCABCAA

Matematik BbBAbcacaCACbaa

Cevap Anh. A BCBACBCABCACABC

Hayat Bilgisi ACABbABBCC

Cevap Anh. A ACABCABBCC

İngilizce CCcca

Cevap Anh. A CCBAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 0 2 0
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 0 1 0
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 1 1 50
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 0 1 0
Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 0 1 0
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100
Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 0 1 0
Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZDE İR 251 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
453,685 388,970 2 5 5 6 978

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 11 4 11,00 73 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 4 1 4,00 80 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 40 5 40,00 89 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAAABBACBCACBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik cCACcBaBCBcCBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CCACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce cBCCB

Cevap Anh. B ABCCB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 0 1 0
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 0 1 0
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 1 0 100
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 1 0 100
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZERYA DENİZ 149 2C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
453,684 388,970 3 6 6 7 1005

Puanı Hesaplanan: 58 58 152 4523

Katılımlar: 20 60 60 154 4541

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 11,30 10,83 11,24

Matematik 15 12 3 12,00 80 9,60 9,64 10,09

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,75 8,26 7,95

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,80 3,07 3,72

Toplam: 45 39 6 39,00 87 32,45 30,68 32,62

Türkçe CAAABBACBCACBCA

Cevap Anh. B CAAABBACBCACBCA

Matematik BCACABaBbBAaBCA

Cevap Anh. B BCACABCBCBACBCA

Hayat Bilgisi CaACABCABB

Cevap Anh. B CCACABCABB

İngilizce baCCB

Cevap Anh. B ABCCB
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TÜR MAT HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 2 2 0 100
Soru ekini kuralına uygun yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarını görsel unsurlarla destekler. 1 1 0 100
Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder. 1 1 0 100
100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 2 2 0 100
Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır. 1 1 0 100
Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer. 1 1 0 100
100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. 1 1 0 100
Yakın akrabalarını tanıtır. 1 0 1 0
Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. 1 1 0 100
Yemek yerken görgü kurallarına uyar. 1 1 0 100
Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. 1 1 0 100
Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. 1 1 0 100
Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. 1 1 0 100
Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. 1 0 1 0
Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. 1 0 1 0
Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. 1 1 0 100
Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. 1 1 0 100
Students will be able to ask questions to learn someone’s name. 1 1 0 100
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