
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023 58 58 199 5817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,08 9 6 9,03 8 4 7,90 9 3 8,51 4 1 3,50 4 2 4,16 44 20 44,18 400,430

Okul Ortalaması 9 6 9,05 7 7 6,71 6 5 6,38 7 5 6,59 3 2 2,84 3 3 3,16 35 28 34,73 357,520

KATILIMLAR

1 392 TAHA GÜNEŞ 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 11 1 11,00 10 2 10,00 5 0 5,00 4 2 4,00 58 7 58,00 473,439 1 1 1 1 594

2 0 MİRAÇ BİLİCİ 4B 13 2 13,00 13 2 13,00 12 0 12,00 10 2 10,00 5 0 5,00 6 0 6,00 59 6 59,00 470,540 1 2 2 4 705

3 51 YUSUF SERCAN TÜBEK4B 15 0 15,00 12 3 12,00 10 2 10,00 8 4 8,00 3 2 3,00 6 0 6,00 54 11 54,00 454,745 2 3 3 9 1333

4 375 SUDENUR HARHAR 4C 13 2 13,00 11 2 11,00 10 2 10,00 11 1 11,00 5 0 5,00 5 1 5,00 55 8 55,00 446,787 1 4 4 11 1618

5 24000 AYAZ KAHRAMAN 4B 12 3 12,00 12 2 12,00 9 3 9,00 12 0 12,00 4 1 4,00 5 1 5,00 54 10 54,00 443,148 3 5 5 15 1745

6 253 DENİZ AKSOY 4C 12 3 12,00 13 2 13,00 8 4 8,00 10 2 10,00 5 0 5,00 5 1 5,00 53 12 53,00 442,305 2 6 6 17 1782

7 309 EBRU ÖZHAN 4B 14 1 14,00 10 3 10,00 10 2 10,00 9 2 9,00 3 1 3,00 6 0 6,00 52 9 52,00 438,003 4 7 7 20 1938

8 352 HAMZA AYDIN 4C 9 6 9,00 12 3 12,00 11 1 11,00 8 4 8,00 5 0 5,00 4 1 4,00 49 15 49,00 427,647 3 8 8 23 2299

9 40 EYYÜP TEMİZEL 4B 11 3 11,00 11 4 11,00 9 3 9,00 9 3 9,00 5 0 5,00 4 2 4,00 49 15 49,00 423,761 5 9 9 25 2443

10 233 BERAT DEMİRBAŞ 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 8 4 8,00 10 2 10,00 2 3 2,00 4 2 4,00 47 18 47,00 419,514 2 10 10 28 2602

11 372 SEMRA ERBEK 4B 12 3 12,00 9 4 9,00 11 1 11,00 9 3 9,00 4 1 4,00 2 4 2,00 47 16 47,00 419,263 6 11 11 29 2608

12 348 MUSTAFA GÜLÇİÇEK 4C 11 4 11,00 12 2 12,00 8 4 8,00 10 2 10,00 3 2 3,00 2 3 2,00 46 17 46,00 419,011 4 12 12 30 2620

13 0 DERİN NİLAY AVAR 4A 13 2 13,00 10 5 10,00 9 3 9,00 5 7 5,00 5 0 5,00 3 3 3,00 45 20 45,00 415,963 3 13 13 31 2721

14 0 ECRİN GÜNDÜZ 4A 11 4 11,00 8 7 8,00 10 2 10,00 11 1 11,00 5 0 5,00 5 1 5,00 50 15 50,00 415,314 4 14 14 32 2740

15 0 MELİSA YAVUZ 4B 12 2 12,00 8 4 8,00 8 4 8,00 10 2 10,00 4 1 4,00 3 3 3,00 45 16 45,00 401,441 7 15 15 42 3153

16 853 AYSİMA  KARAASLAN 4A 12 3 12,00 7 8 7,00 8 4 8,00 7 5 7,00 4 1 4,00 4 2 4,00 42 23 42,00 389,420 5 16 16 50 3467

17 320 HİRANU  ÖLMEZ 4C 8 7 8,00 8 5 8,00 9 3 9,00 11 1 11,00 4 1 4,00 3 2 3,00 43 19 43,00 387,262 5 17 17 53 3524

18 387 ŞEYMA ELİŞ 4B 9 6 9,00 11 4 11,00 6 6 6,00 6 5 6,00 1 4 1,00 5 1 5,00 38 26 38,00 382,947 8 18 18 56 3638

19 191 ABDULLAH YAVUZ 4C 11 4 11,00 6 7 6,00 8 4 8,00 8 4 8,00 5 0 5,00 4 2 4,00 42 21 42,00 381,857 6 19 19 59 3662

20 50 TUANNA ÖZKAN 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 5 6 5,00 7 5 7,00 2 3 2,00 2 4 2,00 37 27 37,00 380,189 6 20 20 60 3706

21 6 MEPVE MUSLU 4C 9 6 9,00 7 3 7,00 8 4 8,00 7 4 7,00 5 0 5,00 4 2 4,00 40 19 40,00 375,407 7 21 21 62 3839

22 317 HAVVANUR BAL 4A 12 3 12,00 5 10 5,00 6 6 6,00 7 5 7,00 5 0 5,00 5 0 5,00 40 24 40,00 369,795 7 22 22 68 3998

23 7 RABİANUR MARAL 4A 12 3 12,00 5 10 5,00 6 6 6,00 7 5 7,00 5 0 5,00 4 2 4,00 39 26 39,00 367,676 8 23 23 72 4057

24 205 AHMETCAN ÇOBAN 4C 10 5 10,00 7 8 7,00 7 5 7,00 8 4 8,00 1 4 1,00 2 4 2,00 35 30 35,00 364,606 8 24 24 74 4130

25 47 EREN ÖZKOL 4B 14 1 14,00 5 10 5,00 5 7 5,00 4 8 4,00 3 2 3,00 5 1 5,00 36 29 36,00 363,604 9 25 25 77 4157

26 0 ESMA CİNGÖZ 4B 9 5 9,00 7 8 7,00 6 6 6,00 7 5 7,00 3 2 3,00 3 3 3,00 35 29 35,00 358,319 10 26 26 81 4286

27 20 FATİH BAŞBOĞA 4B 9 6 9,00 5 10 5,00 9 3 9,00 7 5 7,00 2 3 2,00 2 4 2,00 34 31 34,00 355,665 11 27 27 84 4352

28 206 ALİCAN SEVGEN 4C 10 5 10,00 5 10 5,00 6 6 6,00 10 2 10,00 2 3 2,00 3 3 3,00 36 29 36,00 355,001 9 28 28 87 4369

29 310 EREN DAĞ *KİN 4C 11 4 11,00 6 8 6,00 5 7 5,00 6 3 6,00 2 3 2,00 1 5 1,00 31 30 31,00 348,196 10 29 29 95 4516

30 43 MUHAMMET KAHRAMAN4A 11 4 11,00 5 10 5,00 4 8 4,00 8 4 8,00 1 4 1,00 5 1 5,00 34 31 34,00 347,178 9 30 30 98 4537

31 117 SAMET TEKTAŞ 4A 9 6 9,00 7 8 7,00 7 4 7,00 3 9 3,00 0 4 0,00 3 3 3,00 29 34 29,00 346,835 10 31 31 101 4545

32 72 ESMANUR ÇOK 4C 9 4 9,00 4 5 4,00 9 1 9,00 7 4 7,00 2 3 2,00 1 4 1,00 32 21 32,00 346,684 11 32 32 102 4548

33 388 TAHA AYDOĞDU 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 8 3 8,00 9 3 9,00 5 0 5,00 4 2 4,00 36 28 36,00 344,761 12 33 33 106 4601

34 494 YUSUF HULAKU 4B 6 9 6,00 7 8 7,00 7 5 7,00 5 7 5,00 2 3 2,00 3 3 3,00 30 35 30,00 339,990 13 34 34 111 4696

35 45 ENES YILMAZ 4C 10 5 10,00 5 10 5,00 5 7 5,00 6 6 6,00 2 3 2,00 2 4 2,00 30 35 30,00 338,010 12 35 35 114 4730

36 353 NAZLICAN PÖKE 4C 9 6 9,00 6 9 6,00 5 7 5,00 3 9 3,00 2 2 2,00 4 2 4,00 29 35 29,00 336,388 13 36 36 116 4759

37 62 YUNUS SUCİ 4A 5 10 5,00 6 9 6,00 6 6 6,00 8 4 8,00 2 3 2,00 4 2 4,00 31 34 31,00 331,913 11 37 37 121 4838

38 330 ÖZGENUR SEVİCİ 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 5 7 5,00 3 9 3,00 4 0 4,00 3 3 3,00 28 36 28,00 326,596 12 38 38 125 4931

39 301 SÜMEYYE SEVİLİR 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 4 8 4,00 9 3 9,00 3 2 3,00 2 4 2,00 30 35 30,00 326,106 13 39 39 126 4944

40 282 EFRAİM BELL İ 4C 6 9 6,00 5 10 5,00 6 4 6,00 6 6 6,00 3 2 3,00 3 3 3,00 29 34 29,00 325,839 14 40 40 127 4949

41 373 SONGÜL GÜL 4C 5 10 5,00 3 10 3,00 7 5 7,00 8 4 8,00 4 1 4,00 3 3 3,00 30 33 30,00 319,008 15 41 41 132 5072

42 222 BARAN KU 4B 9 6 9,00 2 12 2,00 6 6 6,00 4 8 4,00 3 2 3,00 3 3 3,00 27 37 27,00 316,731 14 42 42 135 5106

43 2 SER AN ACAR 4C 7 8 7,00 4 10 4,00 6 6 6,00 3 9 3,00 2 3 2,00 3 3 3,00 25 39 25,00 314,827 16 43 43 139 5146

44 58 RANA TEKER 4C 9 6 9,00 3 5 3,00 3 8 3,00 5 5 5,00 3 1 3,00 5 1 5,00 28 26 28,00 314,753 17 44 44 141 5149

45 88 ZÜBEYİR SAY 4C 10 5 10,00 3 4 3,00 3 5 3,00 5 6 5,00 4 1 4,00 1 3 1,00 26 24 26,00 314,036 18 45 45 142 5159

46 587 ALİ PEK 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 5 7 5,00 5 7 5,00 2 3 2,00 0 6 0,00 23 42 23,00 309,572 14 46 46 146 5234

47 0 *ÜSEYİN DURMİŞ 4B 8 5 8,00 4 10 4,00 3 7 3,00 4 7 4,00 1 4 1,00 4 2 4,00 24 35 24,00 306,995 15 47 47 150 5273
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023 58 58 199 5817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,08 9 6 9,03 8 4 7,90 9 3 8,51 4 1 3,50 4 2 4,16 44 20 44,18 400,430

Okul Ortalaması 9 6 9,05 7 7 6,71 6 5 6,38 7 5 6,59 3 2 2,84 3 3 3,16 35 28 34,73 357,520

KATILIMLAR

48 80 MELEK HEZER K 4A 10 5 10,00 4 11 4,00 2 10 2,00 4 7 4,00 2 3 2,00 0 6 0,00 22 42 22,00 306,553 15 48 48 154 5281

49 354 NİSANUR BAL 4A 7 8 7,00 2 11 2,00 5 5 5,00 7 4 7,00 2 3 2,00 3 3 3,00 26 34 26,00 305,639 16 49 49 155 5294

50 135 ÖMERŞŞA*AK 4A 7 8 7,00 7 7 7,00 1 11 1,00 3 9 3,00 1 4 1,00 2 4 2,00 21 43 21,00 305,137 17 50 50 156 5311

51 119 YUSUFCAN İLBİLGİ 4A 5 10 5,00 4 11 4,00 5 7 5,00 5 6 5,00 2 2 2,00 2 4 2,00 23 40 23,00 301,505 18 51 51 160 5366

52 87 YAĞMUR BAYDAR 4B 8 7 8,00 3 12 3,00 2 10 2,00 5 7 5,00 2 3 2,00 1 5 1,00 21 44 21,00 293,350 16 52 52 170 5478

53 0 ÖMER ACAR 4B 4 10 4,00 4 11 4,00 5 6 5,00 2 10 2,00 3 2 3,00 2 4 2,00 20 43 20,00 291,100 17 53 53 175 5515

54 252 BEYZANUR ERTEN 4B 4 11 4,00 4 11 4,00 3 9 3,00 2 10 2,00 0 5 0,00 2 4 2,00 15 50 15,00 273,816 18 54 54 187 5663

55 23 ŞERYAN  ALYAR 4A 3 10 3,00 5 9 5,00 3 8 3,00 1 6 1,00 0 4 0,00 1 1 1,00 13 38 13,00 270,689 19 55 55 190 5692

56 0 *EDİRHAN AKDAĞ 4B 3 12 3,00 3 12 3,00 3 9 3,00 2 10 2,00 1 4 1,00 4 2 4,00 16 49 16,00 268,064 19 56 56 192 5707

57 0 YASİN KARABULUT 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 1 11 1,00 4 8 4,00 0 5 0,00 1 5 1,00 14 51 14,00 266,212 20 57 57 194 5721

58 68 BİRGÜL ÇOBAN 4B 0 15 0,00 5 10 5,00 3 9 3,00 2 10 2,00 0 5 0,00 1 5 1,00 11 54 11,00 256,785 20 58 58 196 5755
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4A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023 58 58 199 5817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,08 9 6 9,03 8 4 7,90 9 3 8,51 4 1 3,50 4 2 4,16 44 20 44,18 400,430

Okul Ortalaması 9 6 9,05 7 7 6,71 6 5 6,38 7 5 6,59 3 2 2,84 3 3 3,16 35 28 34,73 357,520

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 392 TAHA GÜNEŞ 4A 14 1 14,00 14 1 14,00 11 1 11,00 10 2 10,00 5 0 5,00 4 2 4,00 58 7 58,00 473,439 1 1 1 1 594

2 233 BERAT DEMİRBAŞ 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 8 4 8,00 10 2 10,00 2 3 2,00 4 2 4,00 47 18 47,00 419,514 2 10 10 28 2602

3 0 DERİN NİLAY AVAR 4A 13 2 13,00 10 5 10,00 9 3 9,00 5 7 5,00 5 0 5,00 3 3 3,00 45 20 45,00 415,963 3 13 13 31 2721

4 0 ECRİN GÜNDÜZ 4A 11 4 11,00 8 7 8,00 10 2 10,00 11 1 11,00 5 0 5,00 5 1 5,00 50 15 50,00 415,314 4 14 14 32 2740

5 853 AYSİMA  KARAASLAN 4A 12 3 12,00 7 8 7,00 8 4 8,00 7 5 7,00 4 1 4,00 4 2 4,00 42 23 42,00 389,420 5 16 16 50 3467

6 50 TUANNA ÖZKAN 4A 11 4 11,00 10 5 10,00 5 6 5,00 7 5 7,00 2 3 2,00 2 4 2,00 37 27 37,00 380,189 6 20 20 60 3706

7 317 HAVVANUR BAL 4A 12 3 12,00 5 10 5,00 6 6 6,00 7 5 7,00 5 0 5,00 5 0 5,00 40 24 40,00 369,795 7 22 22 68 3998

8 7 RABİANUR MARAL 4A 12 3 12,00 5 10 5,00 6 6 6,00 7 5 7,00 5 0 5,00 4 2 4,00 39 26 39,00 367,676 8 23 23 72 4057

9 43 MUHAMMET KAHRAMAN4A 11 4 11,00 5 10 5,00 4 8 4,00 8 4 8,00 1 4 1,00 5 1 5,00 34 31 34,00 347,178 9 30 30 98 4537

10 117 SAMET TEKTAŞ 4A 9 6 9,00 7 8 7,00 7 4 7,00 3 9 3,00 0 4 0,00 3 3 3,00 29 34 29,00 346,835 10 31 31 101 4545

11 62 YUNUS SUCİ 4A 5 10 5,00 6 9 6,00 6 6 6,00 8 4 8,00 2 3 2,00 4 2 4,00 31 34 31,00 331,913 11 37 37 121 4838

12 330 ÖZGENUR SEVİCİ 4A 8 7 8,00 5 10 5,00 5 7 5,00 3 9 3,00 4 0 4,00 3 3 3,00 28 36 28,00 326,596 12 38 38 125 4931

13 301 SÜMEYYE SEVİLİR 4A 7 8 7,00 5 10 5,00 4 8 4,00 9 3 9,00 3 2 3,00 2 4 2,00 30 35 30,00 326,106 13 39 39 126 4944

14 587 ALİ PEK 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 5 7 5,00 5 7 5,00 2 3 2,00 0 6 0,00 23 42 23,00 309,572 14 46 46 146 5234

15 80 MELEK HEZER K 4A 10 5 10,00 4 11 4,00 2 10 2,00 4 7 4,00 2 3 2,00 0 6 0,00 22 42 22,00 306,553 15 48 48 154 5281

16 354 NİSANUR BAL 4A 7 8 7,00 2 11 2,00 5 5 5,00 7 4 7,00 2 3 2,00 3 3 3,00 26 34 26,00 305,639 16 49 49 155 5294

17 135 ÖMERŞŞA*AK 4A 7 8 7,00 7 7 7,00 1 11 1,00 3 9 3,00 1 4 1,00 2 4 2,00 21 43 21,00 305,137 17 50 50 156 5311

18 119 YUSUFCAN İLBİLGİ 4A 5 10 5,00 4 11 4,00 5 7 5,00 5 6 5,00 2 2 2,00 2 4 2,00 23 40 23,00 301,505 18 51 51 160 5366

19 23 ŞERYAN  ALYAR 4A 3 10 3,00 5 9 5,00 3 8 3,00 1 6 1,00 0 4 0,00 1 1 1,00 13 38 13,00 270,689 19 55 55 190 5692

20 0 YASİN KARABULUT 4A 4 11 4,00 4 11 4,00 1 11 1,00 4 8 4,00 0 5 0,00 1 5 1,00 14 51 14,00 266,212 20 57 57 194 5721
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4B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023 58 58 199 5817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,08 9 6 9,03 8 4 7,90 9 3 8,51 4 1 3,50 4 2 4,16 44 20 44,18 400,430

Okul Ortalaması 9 6 9,05 7 7 6,71 6 5 6,38 7 5 6,59 3 2 2,84 3 3 3,16 35 28 34,73 357,520

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 0 MİRAÇ BİLİCİ 4B 13 2 13,00 13 2 13,00 12 0 12,00 10 2 10,00 5 0 5,00 6 0 6,00 59 6 59,00 470,540 1 2 2 4 705

2 51 YUSUF SERCAN TÜBEK4B 15 0 15,00 12 3 12,00 10 2 10,00 8 4 8,00 3 2 3,00 6 0 6,00 54 11 54,00 454,745 2 3 3 9 1333

3 24000 AYAZ KAHRAMAN 4B 12 3 12,00 12 2 12,00 9 3 9,00 12 0 12,00 4 1 4,00 5 1 5,00 54 10 54,00 443,148 3 5 5 15 1745

4 309 EBRU ÖZHAN 4B 14 1 14,00 10 3 10,00 10 2 10,00 9 2 9,00 3 1 3,00 6 0 6,00 52 9 52,00 438,003 4 7 7 20 1938

5 40 EYYÜP TEMİZEL 4B 11 3 11,00 11 4 11,00 9 3 9,00 9 3 9,00 5 0 5,00 4 2 4,00 49 15 49,00 423,761 5 9 9 25 2443

6 372 SEMRA ERBEK 4B 12 3 12,00 9 4 9,00 11 1 11,00 9 3 9,00 4 1 4,00 2 4 2,00 47 16 47,00 419,263 6 11 11 29 2608

7 0 MELİSA YAVUZ 4B 12 2 12,00 8 4 8,00 8 4 8,00 10 2 10,00 4 1 4,00 3 3 3,00 45 16 45,00 401,441 7 15 15 42 3153

8 387 ŞEYMA ELİŞ 4B 9 6 9,00 11 4 11,00 6 6 6,00 6 5 6,00 1 4 1,00 5 1 5,00 38 26 38,00 382,947 8 18 18 56 3638

9 47 EREN ÖZKOL 4B 14 1 14,00 5 10 5,00 5 7 5,00 4 8 4,00 3 2 3,00 5 1 5,00 36 29 36,00 363,604 9 25 25 77 4157

10 0 ESMA CİNGÖZ 4B 9 5 9,00 7 8 7,00 6 6 6,00 7 5 7,00 3 2 3,00 3 3 3,00 35 29 35,00 358,319 10 26 26 81 4286

11 20 FATİH BAŞBOĞA 4B 9 6 9,00 5 10 5,00 9 3 9,00 7 5 7,00 2 3 2,00 2 4 2,00 34 31 34,00 355,665 11 27 27 84 4352

12 388 TAHA AYDOĞDU 4B 5 10 5,00 5 10 5,00 8 3 8,00 9 3 9,00 5 0 5,00 4 2 4,00 36 28 36,00 344,761 12 33 33 106 4601

13 494 YUSUF HULAKU 4B 6 9 6,00 7 8 7,00 7 5 7,00 5 7 5,00 2 3 2,00 3 3 3,00 30 35 30,00 339,990 13 34 34 111 4696

14 222 BARAN KU 4B 9 6 9,00 2 12 2,00 6 6 6,00 4 8 4,00 3 2 3,00 3 3 3,00 27 37 27,00 316,731 14 42 42 135 5106

15 0 *ÜSEYİN DURMİŞ 4B 8 5 8,00 4 10 4,00 3 7 3,00 4 7 4,00 1 4 1,00 4 2 4,00 24 35 24,00 306,995 15 47 47 150 5273

16 87 YAĞMUR BAYDAR 4B 8 7 8,00 3 12 3,00 2 10 2,00 5 7 5,00 2 3 2,00 1 5 1,00 21 44 21,00 293,350 16 52 52 170 5478

17 0 ÖMER ACAR 4B 4 10 4,00 4 11 4,00 5 6 5,00 2 10 2,00 3 2 3,00 2 4 2,00 20 43 20,00 291,100 17 53 53 175 5515

18 252 BEYZANUR ERTEN 4B 4 11 4,00 4 11 4,00 3 9 3,00 2 10 2,00 0 5 0,00 2 4 2,00 15 50 15,00 273,816 18 54 54 187 5663

19 0 *EDİRHAN AKDAĞ 4B 3 12 3,00 3 12 3,00 3 9 3,00 2 10 2,00 1 4 1,00 4 2 4,00 16 49 16,00 268,064 19 56 56 192 5707

20 68 BİRGÜL ÇOBAN 4B 0 15 0,00 5 10 5,00 3 9 3,00 2 10 2,00 0 5 0,00 1 5 1,00 11 54 11,00 256,785 20 58 58 196 5755

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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4C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023 58 58 199 5817

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,08 9 6 9,03 8 4 7,90 9 3 8,51 4 1 3,50 4 2 4,16 44 20 44,18 400,430

Okul Ortalaması 9 6 9,05 7 7 6,71 6 5 6,38 7 5 6,59 3 2 2,84 3 3 3,16 35 28 34,73 357,520

SINIF: 4C

KATILIMLAR

1 375 SUDENUR HARHAR 4C 13 2 13,00 11 2 11,00 10 2 10,00 11 1 11,00 5 0 5,00 5 1 5,00 55 8 55,00 446,787 1 4 4 11 1618

2 253 DENİZ AKSOY 4C 12 3 12,00 13 2 13,00 8 4 8,00 10 2 10,00 5 0 5,00 5 1 5,00 53 12 53,00 442,305 2 6 6 17 1782

3 352 HAMZA AYDIN 4C 9 6 9,00 12 3 12,00 11 1 11,00 8 4 8,00 5 0 5,00 4 1 4,00 49 15 49,00 427,647 3 8 8 23 2299

4 348 MUSTAFA GÜLÇİÇEK 4C 11 4 11,00 12 2 12,00 8 4 8,00 10 2 10,00 3 2 3,00 2 3 2,00 46 17 46,00 419,011 4 12 12 30 2620

5 320 HİRANU  ÖLMEZ 4C 8 7 8,00 8 5 8,00 9 3 9,00 11 1 11,00 4 1 4,00 3 2 3,00 43 19 43,00 387,262 5 17 17 53 3524

6 191 ABDULLAH YAVUZ 4C 11 4 11,00 6 7 6,00 8 4 8,00 8 4 8,00 5 0 5,00 4 2 4,00 42 21 42,00 381,857 6 19 19 59 3662

7 6 MEPVE MUSLU 4C 9 6 9,00 7 3 7,00 8 4 8,00 7 4 7,00 5 0 5,00 4 2 4,00 40 19 40,00 375,407 7 21 21 62 3839

8 205 AHMETCAN ÇOBAN 4C 10 5 10,00 7 8 7,00 7 5 7,00 8 4 8,00 1 4 1,00 2 4 2,00 35 30 35,00 364,606 8 24 24 74 4130

9 206 ALİCAN SEVGEN 4C 10 5 10,00 5 10 5,00 6 6 6,00 10 2 10,00 2 3 2,00 3 3 3,00 36 29 36,00 355,001 9 28 28 87 4369

10 310 EREN DAĞ *KİN 4C 11 4 11,00 6 8 6,00 5 7 5,00 6 3 6,00 2 3 2,00 1 5 1,00 31 30 31,00 348,196 10 29 29 95 4516

11 72 ESMANUR ÇOK 4C 9 4 9,00 4 5 4,00 9 1 9,00 7 4 7,00 2 3 2,00 1 4 1,00 32 21 32,00 346,684 11 32 32 102 4548

12 45 ENES YILMAZ 4C 10 5 10,00 5 10 5,00 5 7 5,00 6 6 6,00 2 3 2,00 2 4 2,00 30 35 30,00 338,010 12 35 35 114 4730

13 353 NAZLICAN PÖKE 4C 9 6 9,00 6 9 6,00 5 7 5,00 3 9 3,00 2 2 2,00 4 2 4,00 29 35 29,00 336,388 13 36 36 116 4759

14 282 EFRAİM BELL İ 4C 6 9 6,00 5 10 5,00 6 4 6,00 6 6 6,00 3 2 3,00 3 3 3,00 29 34 29,00 325,839 14 40 40 127 4949

15 373 SONGÜL GÜL 4C 5 10 5,00 3 10 3,00 7 5 7,00 8 4 8,00 4 1 4,00 3 3 3,00 30 33 30,00 319,008 15 41 41 132 5072

16 2 SER AN ACAR 4C 7 8 7,00 4 10 4,00 6 6 6,00 3 9 3,00 2 3 2,00 3 3 3,00 25 39 25,00 314,827 16 43 43 139 5146

17 58 RANA TEKER 4C 9 6 9,00 3 5 3,00 3 8 3,00 5 5 5,00 3 1 3,00 5 1 5,00 28 26 28,00 314,753 17 44 44 141 5149

18 88 ZÜBEYİR SAY 4C 10 5 10,00 3 4 3,00 3 5 3,00 5 6 5,00 4 1 4,00 1 3 1,00 26 24 26,00 314,036 18 45 45 142 5159
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SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ PEK 587 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
309,572 400,430 14 46 46 146 5234

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,45 6,71 9,03

Fen 12 5 7 5,00 42 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 5 7 5,00 42 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 0 6 0,00 0 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 23 42 23,00 35 32,60 34,72 43,91

Türkçe abAadBcCCaCCbdb

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CddbbbbDdbdBAbD

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCaBcaAadcDa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CcdCcadBaCAd

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDdba

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce acadad

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 5 7 42

Fen 12 5 7 42

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 5 7 42

Sosyal Bil. 12 5 7 42

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 0 6 0

İngilizce 6 0 6 0

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA  KARAASLAN 853 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
389,420 400,430 5 16 16 50 3467

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 7 8 7,00 47 6,45 6,71 9,03

Fen 12 8 4 8,00 67 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 5 7,00 58 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 42 23 42,00 65 32,60 34,72 43,91

Türkçe BbACcdACCDCCDAC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBBDcdADbDcacdc

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCbBcbAdCBDD

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCaabcBBCbC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDcAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBbCCb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 8 4 67

Fen 12 8 4 67

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 12 7 5 58

Sosyal Bil. 12 7 5 58

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRBAŞ 233 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
419,514 400,430 2 10 10 28 2602

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 11 4 11,00 73 6,45 6,71 9,03

Fen 12 8 4 8,00 67 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 10 2 10,00 83 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 47 18 47,00 72 32,60 34,72 43,91

Türkçe CCDABDACAcACCba

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADADBdbbDCBaDAC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDcaCbBdAA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCcCABBCACCb

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü dAaDb

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CbDBaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 8 4 67

Fen 12 8 4 67

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 10 2 83

Sosyal Bil. 12 10 2 83

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN NİLAY AVAR 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
415,963 400,430 3 13 13 31 2721

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 10 5 10,00 67 6,45 6,71 9,03

Fen 12 9 3 9,00 75 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 5 7 5,00 42 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 45 20 45,00 69 32,60 34,72 43,91

Türkçe BcACABACCDCCDdC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBaDACADAbBdAdb

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCDdACAcCBDb

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CaCaabABdCdb

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBabCb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 9 3 75

Fen 12 9 3 75

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 5 7 42

Sosyal Bil. 12 5 7 42

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN GÜNDÜZ 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
415,314 400,430 4 14 14 32 2740

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 8 7 8,00 53 6,45 6,71 9,03

Fen 12 10 2 10,00 83 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 11 1 11,00 92 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 5 1 5,00 83 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 50 15 50,00 77 32,60 34,72 43,91

Türkçe CCDdBbAaABACCCc

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADADcdcacddBDAC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BdBDDDCDBCAc

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCbCABBCACCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CADBaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 10 2 83

Fen 12 10 2 83

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 2 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 12 11 1 92

Sosyal Bil. 12 11 1 92

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 5 1 83

İngilizce 6 5 1 83

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR BAL 317 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
369,795 400,430 7 22 22 68 3998

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,45 6,71 9,03

Fen 12 6 6 6,00 50 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 5 7,00 58 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 5 0 5,00 83 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 40 24 40,00 62 32,60 34,72 43,91

Türkçe CCDdBcACABACdCD

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADAbcBcacdddcdC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri abBaDDdaBCAc

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler dabbABBCAaCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CADBD 

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 6 6 50

Fen 12 6 6 50

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 12 7 5 58

Sosyal Bil. 12 7 5 58

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 5 0 83

İngilizce 6 5 0 83

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK HEZER K 80 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
306,553 400,430 15 48 48 154 5281

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 4 11 4,00 27 6,45 6,71 9,03

Fen 12 2 10 2,00 17 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 4 7 4,00 33 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 0 6 0,00 0 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 22 42 22,00 34 32,60 34,72 43,91

Türkçe aDcCAaACCDCCDbd

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CddDAbccbDacddc

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri bbacACbdbcbb

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CbCbcacdBCd 

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü bccAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce bacdbb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 2 10 17

Fen 12 2 10 17

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 4 7 33

Sosyal Bil. 12 4 7 33

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 0 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 0 6 0

İngilizce 6 0 6 0

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET KAHRAMAN 43 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
347,178 400,430 9 30 30 98 4537

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,45 6,71 9,03

Fen 12 4 8 4,00 33 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 8 4 8,00 67 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 5 1 5,00 83 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 34 31 34,00 52 32,60 34,72 43,91

Türkçe BbACAdACCaCCDbC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBdacaADbcdBcdc

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DbadACddacbD

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CbCbDCABBbcC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü ccaAd

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBbCCA

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 4 8 33

Fen 12 4 8 33

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 8 4 67

Sosyal Bil. 12 8 4 67

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 5 1 83

İngilizce 6 5 1 83

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR BAL 354 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
305,639 400,430 16 49 49 155 5294

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 2 11 2,00 13 6,45 6,71 9,03

Fen 12 5 5 5,00 42 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 4 7,00 58 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 26 34 26,00 40 32,60 34,72 43,91

Türkçe BcAaAdACbcaCabC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik dcaab AacD ccba

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCaB  bBdBaa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDC cbABcCAd

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü bbBAd

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DcabCA

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 2 11 13

Matematik 15 2 11 13

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 0 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 5 5 42

Fen 12 5 5 42

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 0 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 1 0
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 7 4 58

Sosyal Bil. 12 7 4 58

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMERŞŞA*AK 135 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
305,137 400,430 17 50 50 156 5311

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 7 7 7,00 47 6,45 6,71 9,03

Fen 12 1 11 1,00 8 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 3 9 3,00 25 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 21 43 21,00 32 32,60 34,72 43,91

Türkçe CCbABabbAdACdab

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik  cAbdBcCbCdBDdC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri daacabbcaddA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler dbcacaBCddaD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü aAdac

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CdDcab

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Matematik 15 7 7 47

Matematik 15 7 7 47

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 1 11 8

Fen 12 1 11 8

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 3 9 25

Sosyal Bil. 12 3 9 25

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGENUR SEVİCİ 330 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
326,596 400,430 12 38 38 125 4931

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,45 6,71 9,03

Fen 12 5 7 5,00 42 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 3 9 3,00 25 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 4 0 4,00 80 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 28 36 28,00 43 32,60 34,72 43,91

Türkçe CCDcBbAbAadCdCb

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADccaaAdadaBbbC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCdbbcaD*CAd

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler baDacBabdCbb

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABD 

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce bADdaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 5 7 42

Fen 12 5 7 42

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 0 3 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 12 3 9 25

Sosyal Bil. 12 3 9 25

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 4 0 80

Din K.ve A.B. 5 4 0 80

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 0 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİANUR MARAL 7 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
367,676 400,430 8 23 23 72 4057

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,45 6,71 9,03

Fen 12 6 6 6,00 50 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 5 7,00 58 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 39 26 39,00 60 32,60 34,72 43,91

Türkçe BaACABACCcCCDdC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBdDACcbcbcdbbb

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri cCDccCbBdBDb

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDaaDCAdBCda

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBaCCc

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 6 6 50

Fen 12 6 6 50

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 7 5 58

Sosyal Bil. 12 7 5 58

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET TEKTAŞ 117 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
346,835 400,430 10 31 31 101 4545

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 7 8 7,00 47 6,45 6,71 9,03

Fen 12 7 4 7,00 58 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 3 9 3,00 25 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 0 4 0,00 0 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 29 34 29,00 45 32,60 34,72 43,91

Türkçe BbAdccACCDCCDba

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBBDACdaAcddcab

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCDBAbAaaBa 

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCacbdcdadb

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü cc bc

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DcDdCb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 7 4 58

Fen 12 7 4 58

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 1 0

Sosyal Bilgiler 12 3 9 25

Sosyal Bil. 12 3 9 25

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 0 4 0

Din K.ve A.B. 5 0 4 0

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERYAN  ALYAR 23 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
270,689 400,430 19 55 55 190 5692

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 3,00 20 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 5 9 5,00 33 6,45 6,71 9,03

Fen 12 3 8 3,00 25 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 1 6 1,00 8 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 0 4 0,00 0 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 1 1 1,00 17 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 13 38 13,00 20 32,60 34,72 43,91

Türkçe Cdb* **dAcbCa a

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik bDAbcdA*a*Ba*A 

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri cbaD* C*dacA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler * c A *a b* 

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü ad ca

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce  A *  

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 10 20

Türkçe 15 3 10 20

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 0 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 1 0

Matematik 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 12 3 8 25

Fen 12 3 8 25

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 0 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 1 6 8

Sosyal Bil. 12 1 6 8

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 0 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 0 0

Din Kültürü 5 0 4 0

Din K.ve A.B. 5 0 4 0

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 0 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 1 1 17

İngilizce 6 1 1 17

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 0 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 0 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 0 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE SEVİLİR 301 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
326,106 400,430 13 39 39 126 4944

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,45 6,71 9,03

Fen 12 4 8 4,00 33 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 9 3 9,00 75 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 30 35 30,00 46 32,60 34,72 43,91

Türkçe CaDdBbAacdACCba

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADAbcabCcddaacC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri ddBDaDCccdcd

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCDbcBBCdCCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BAaDb

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce bcDcaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 4 8 33

Fen 12 4 8 33

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 9 3 75

Sosyal Bil. 12 9 3 75

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA GÜNEŞ 392 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
473,439 400,430 1 1 1 1 594

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 14 1 14,00 93 6,45 6,71 9,03

Fen 12 11 1 11,00 92 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 10 2 10,00 83 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 58 7 58,00 89 32,60 34,72 43,91

Türkçe BcACABACCDCCDAC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBBDACADADBBAbD

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCDBdCABCBDD

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCCDaAdBCAC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBbCCd

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 14 1 93

Matematik 15 14 1 93

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 11 1 92

Fen 12 11 1 92

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 12 10 2 83

Sosyal Bil. 12 10 2 83

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA ÖZKAN 50 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
380,189 400,430 6 20 20 60 3706

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 10 5 10,00 67 6,45 6,71 9,03

Fen 12 5 6 5,00 42 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 5 7,00 58 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 37 27 37,00 57 32,60 34,72 43,91

Türkçe CCDbBcAaABACCCb

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADAbdBddDCdBDAC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri abBbbcCDBdA 

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CdDadcBCACdD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü cAdDb

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce acDaaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 5 6 42

Fen 12 5 6 42

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 1 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 7 5 58

Sosyal Bil. 12 7 5 58

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN KARABULUT 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
266,212 400,430 20 57 57 194 5721

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 4 11 4,00 27 6,45 6,71 9,03

Fen 12 1 11 1,00 8 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 4 8 4,00 33 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 0 5 0,00 0 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 1 5 1,00 17 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 14 51 14,00 22 32,60 34,72 43,91

Türkçe abACbdddaDdbcAd

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik bcdDcCcbccBcdCb

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri Dabddbddddba

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler aDdacddBBaAb

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü acdcd

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce aaDaac

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 1 11 8

Fen 12 1 11 8

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 4 8 33

Sosyal Bil. 12 4 8 33

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 0 5 0

Din K.ve A.B. 5 0 5 0

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 1 5 17

İngilizce 6 1 5 17

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS SUCİ 62 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
331,913 400,430 11 37 37 121 4838

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 6 9 6,00 40 6,45 6,71 9,03

Fen 12 6 6 6,00 50 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 8 4 8,00 67 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 31 34 31,00 48 32,60 34,72 43,91

Türkçe CCcdaDAbAdbdbaa

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik AcAaBaAdbCBacba

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDcDCadddd

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CdaCABBCcaCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü dAdbD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CbDBaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 6 6 50

Fen 12 6 6 50

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 8 4 67

Sosyal Bil. 12 8 4 67

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFCAN İLBİLGİ 119 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
301,505 400,430 18 51 51 160 5366

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 8,95 9,05 11,08

Matematik 15 4 11 4,00 27 6,45 6,71 9,03

Fen 12 5 7 5,00 42 5,55 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 5 6 5,00 42 6,20 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 2 2,00 40 2,60 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 2,85 3,16 4,16

Toplam: 65 23 40 23,00 35 32,60 34,72 43,91

Türkçe aaadBbAaccbCCbD

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik AcAbddcdbCcBbca

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BdcabaCbBbAA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler dCadABddACd 

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü cAcD 

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CdDcab

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 5 7 42

Fen 12 5 7 42

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 5 6 42

Sosyal Bil. 12 5 6 42

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 0 0

Din Kültürü 5 2 2 40

Din K.ve A.B. 5 2 2 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 0 0

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
*EDİRHAN AKDAĞ 0 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
268,064 400,430 19 56 56 192 5707

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 3 12 3,00 20 7,00 6,71 9,03

Fen 12 3 9 3,00 25 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 2 10 2,00 17 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 16 49 16,00 25 35,15 34,72 43,91

Türkçe dabbAcdbdaaCcAb

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik bcabAdAcbacccCb

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri abadAaABacbb

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler babbbaAaabdC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü aaaAa

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBaCbA

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 3 9 25

Fen 12 3 9 25

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 2 10 17

Sosyal Bil. 12 2 10 17

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
*ÜSEYİN DURMİŞ 0 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
306,995 400,430 15 47 47 150 5273

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 8,00 53 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 4 10 4,00 27 7,00 6,71 9,03

Fen 12 3 7 3,00 25 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 4 7 4,00 33 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 24 35 24,00 37 35,15 34,72 43,91

Türkçe CCaABadabBAC C 

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADAbaddacbB cba

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri dbB * abBbcA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler Caab daCACda

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü abBbc

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CAbBaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 5 53

Türkçe 15 8 5 53

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 0 50

Matematik 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 3 7 25

Fen 12 3 7 25

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 1 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 4 7 33

Sosyal Bil. 12 4 7 33

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 0 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYAZ KAHRAMAN 24000 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
443,148 400,430 3 5 5 15 1745

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 12 2 12,00 80 7,00 6,71 9,03

Fen 12 9 3 9,00 75 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 12 0 12,00 100 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 5 1 5,00 83 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 54 10 54,00 83 35,15 34,72 43,91

Türkçe BbACAaACCaCCDAC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBBbAC DADBdACD

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCbBcCABCBDa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCCDCABBCAC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü cDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBbCCA

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 12 2 80

Matematik 15 12 2 80

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 9 3 75

Fen 12 9 3 75

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 12 0 100

Sosyal Bil. 12 12 0 100

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 5 1 83

İngilizce 6 5 1 83

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN KU 222 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
316,731 400,430 14 42 42 135 5106

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 2 12 2,00 13 7,00 6,71 9,03

Fen 12 6 6 6,00 50 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 4 8 4,00 33 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 27 37 27,00 42 35,15 34,72 43,91

Türkçe CCDABDAaAddbCda

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik daccdcdaaCc bcC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri dCBDcDCaBddc

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler dacbABBdcdaD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABba

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CAbaaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Matematik 15 2 12 13

Matematik 15 2 12 13

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 6 6 50

Fen 12 6 6 50

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 4 8 33

Sosyal Bil. 12 4 8 33

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR ERTEN 252 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
273,816 400,430 18 54 54 187 5663

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 4 11 4,00 27 7,00 6,71 9,03

Fen 12 3 9 3,00 25 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 2 10 2,00 17 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 0 5 0,00 0 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 15 50 15,00 23 35,15 34,72 43,91

Türkçe BccdAadaabaCDba

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik dBabcCbadcBBcda

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCaBddddbacc

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler bDCbcdbdabbb

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü ababc

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DdbbCc

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 3 9 25

Fen 12 3 9 25

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 2 10 17

Sosyal Bil. 12 2 10 17

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 0 5 0

Din K.ve A.B. 5 0 5 0

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİRGÜL ÇOBAN 68 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
256,785 400,430 20 58 58 196 5755

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 0 15 0,00 0 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 7,00 6,71 9,03

Fen 12 3 9 3,00 25 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 2 10 2,00 17 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 0 5 0,00 0 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 1 5 1,00 17 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 11 54 11,00 17 35,15 34,72 43,91

Türkçe abdbddcbdbabcda

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik aBcDAbbDccaBcac

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri bCacdbABbdca

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler abCdcbcBdacb

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü abcda

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce aBcdab

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 0 15 0

Türkçe 15 0 15 0

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 3 9 25

Fen 12 3 9 25

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 2 10 17

Sosyal Bil. 12 2 10 17

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 0 5 0

Din K.ve A.B. 5 0 5 0

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 1 5 17

İngilizce 6 1 5 17

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ÖZHAN 309 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
438,003 400,430 4 7 7 20 1938

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 10 3 10,00 67 7,00 6,71 9,03

Fen 12 10 2 10,00 83 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 9 2 9,00 75 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 1 3,00 60 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 6 0 6,00 100 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 52 9 52,00 80 35,15 34,72 43,91

Türkçe BbACABACCDCCDAC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CB DAC DADBdbdD

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCbBACABCBDa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDda CABBCAC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBd 

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBDCCA

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 10 3 67

Matematik 15 10 3 67

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 0 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 10 2 83

Fen 12 10 2 83

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 9 2 75

Sosyal Bil. 12 9 2 75

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 1 60

Din K.ve A.B. 5 3 1 60

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 0 0

İngilizce 6 6 0 100

İngilizce 6 6 0 100

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZKOL 47 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
363,604 400,430 9 25 25 77 4157

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 7,00 6,71 9,03

Fen 12 5 7 5,00 42 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 4 8 4,00 33 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 5 1 5,00 83 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 36 29 36,00 55 35,15 34,72 43,91

Türkçe BDACAcACCDCCDAC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CcBDbaAcAbddbba

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCcdbdABCdac

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CaaaabABdCca

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü aDBAd

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBaCCA

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 5 7 42

Fen 12 5 7 42

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 4 8 33

Sosyal Bil. 12 4 8 33

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 5 1 83

İngilizce 6 5 1 83

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA CİNGÖZ 0 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
358,319 400,430 10 26 26 81 4286

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 9,00 60 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 7 8 7,00 47 7,00 6,71 9,03

Fen 12 6 6 6,00 50 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 5 7,00 58 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 35 29 35,00 54 35,15 34,72 43,91

Türkçe CCDbBcAa dACCCa

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik daADBdbCaCdBDca

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BdaDaDCbBdcA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CbaddBdCACCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BAdDc

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CADcab

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 5 60

Türkçe 15 9 5 60

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 0 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 6 6 50

Fen 12 6 6 50

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 7 5 58

Sosyal Bil. 12 7 5 58

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EYYÜP TEMİZEL 40 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
423,761 400,430 5 9 9 25 2443

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 11,00 73 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 11 4 11,00 73 7,00 6,71 9,03

Fen 12 9 3 9,00 75 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 9 3 9,00 75 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 49 15 49,00 75 35,15 34,72 43,91

Türkçe BbACAdACCDCCDb 

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBBDACccADBdbCD

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCDdACABdBDb

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCbbCABdCAC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DaDCCb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 3 73

Türkçe 15 11 3 73

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 9 3 75

Fen 12 9 3 75

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 9 3 75

Sosyal Bil. 12 9 3 75

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH BAŞBOĞA 20 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
355,665 400,430 11 27 27 84 4352

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 7,00 6,71 9,03

Fen 12 9 3 9,00 75 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 5 7,00 58 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 34 31 34,00 52 35,15 34,72 43,91

Türkçe CCDcBbAaABcaCCa

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADAacacbDaBdbcb

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDbDCDBdAb

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCaCAdcCAdbD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü aAcaD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CbDaab

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 9 3 75

Fen 12 9 3 75

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 7 5 58

Sosyal Bil. 12 7 5 58

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA YAVUZ 0 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
401,441 400,430 7 15 15 42 3153

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 12,00 80 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 8 4 8,00 53 7,00 6,71 9,03

Fen 12 8 4 8,00 67 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 10 2 10,00 83 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 45 16 45,00 69 35,15 34,72 43,91

Türkçe CCDABbACd ACCCD

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADAbB  abCBBb C

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBbaDCbBdAA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCDaABBCACaD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABDb

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CdDaaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 2 80

Türkçe 15 12 2 80

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Matematik 15 8 4 53

Matematik 15 8 4 53

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 8 4 67

Fen 12 8 4 67

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 10 2 83

Sosyal Bil. 12 10 2 83

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ BİLİCİ 0 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
470,540 400,430 1 2 2 4 705

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 13 2 13,00 87 7,00 6,71 9,03

Fen 12 12 0 12,00 100 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 10 2 10,00 83 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 6 0 6,00 100 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 59 6 59,00 91 35,15 34,72 43,91

Türkçe CCDABbACAdACCCD

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADADBcAdDCBBDAC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDDDCDBCAA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler dCDaABBCACCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CADBDC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 12 0 100

Fen 12 12 0 100

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 2 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 12 10 2 83

Sosyal Bil. 12 10 2 83

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 6 0 100

İngilizce 6 6 0 100

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ACAR 0 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
291,100 400,430 17 53 53 175 5515

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 4,00 27 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 4 11 4,00 27 7,00 6,71 9,03

Fen 12 5 6 5,00 42 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 2 10 2,00 17 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 20 43 20,00 31 35,15 34,72 43,91

Türkçe CbaABbddbBdba a

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik caccdBdacCcdDcC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri dCcDDbb ddAA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler dacCbdcCcaab

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü ddBDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce dcaBaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 10 27

Türkçe 15 4 10 27

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 5 6 42

Fen 12 5 6 42

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 2 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 1 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 2 10 17

Sosyal Bil. 12 2 10 17

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ERBEK 372 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
419,263 400,430 6 11 11 29 2608

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 9 4 9,00 60 7,00 6,71 9,03

Fen 12 11 1 11,00 92 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 9 3 9,00 75 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 47 16 47,00 72 35,15 34,72 43,91

Türkçe BbdCABACCaCCDAC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik C BcAC DbDBaAbD

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCDBdCABCBDD

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler aDCCbbABBCAC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü cDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBabbb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 9 4 60

Matematik 15 9 4 60

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 0 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 11 1 92

Fen 12 11 1 92

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 12 9 3 75

Sosyal Bil. 12 9 3 75

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ELİŞ 387 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
382,947 400,430 8 18 18 56 3638

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 11 4 11,00 73 7,00 6,71 9,03

Fen 12 6 6 6,00 50 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 6 5 6,00 50 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 5 1 5,00 83 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 38 26 38,00 58 35,15 34,72 43,91

Türkçe BbACABcCCaCaaAb

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBBDbCADADBcbCb

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCbacCdBaBDa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCCbaABabc 

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü caddB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBDCCb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 6 6 50

Fen 12 6 6 50

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 6 5 50

Sosyal Bil. 12 6 5 50

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 0 0

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 5 1 83

İngilizce 6 5 1 83

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AYDOĞDU 388 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
344,761 400,430 12 33 33 106 4601

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 7,00 6,71 9,03

Fen 12 8 3 8,00 67 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 9 3 9,00 75 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 36 28 36,00 55 35,15 34,72 43,91

Türkçe BcdCbddadabCDAb

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik daBcACAa*Dadbbc

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCaBcCAB BDb

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler bDCCDaABBCcC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBbCCb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 8 3 67

Fen 12 8 3 67

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 0 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 9 3 75

Sosyal Bil. 12 9 3 75

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BAYDAR 87 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
293,350 400,430 16 52 52 170 5478

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 3 12 3,00 20 7,00 6,71 9,03

Fen 12 2 10 2,00 17 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 5 7 5,00 42 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 1 5 1,00 17 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 21 44 21,00 32 35,15 34,72 43,91

Türkçe CCDdBbAadBAdbCa

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik caADcabacdaBacb

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BddbccbbdCdd

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler dCaCdaBdbCaD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü cAaDb

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce Cdbcab

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 2 10 17

Fen 12 2 10 17

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 0 3 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 5 7 42

Sosyal Bil. 12 5 7 42

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 1 5 17

İngilizce 6 1 5 17

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF HULAKU 494 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
339,990 400,430 13 34 34 111 4696

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 7 8 7,00 47 7,00 6,71 9,03

Fen 12 7 5 7,00 58 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 5 7 5,00 42 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 30 35 30,00 46 35,15 34,72 43,91

Türkçe bCDbBaAddcbCCbb

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik bDADddbdaCBaDdC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBbbDCbBCdd

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CaDabccCAdbD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü dABba

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CbDBad

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 7 5 58

Fen 12 7 5 58

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 5 7 42

Sosyal Bil. 12 5 7 42

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SERCAN TÜBEK 51 4B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
454,745 400,430 2 3 3 9 1333

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 20 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,85 9,05 11,08

Matematik 15 12 3 12,00 80 7,00 6,71 9,03

Fen 12 10 2 10,00 83 6,75 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 8 4 8,00 67 6,30 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 2,70 2,84 3,50

İngilizce 6 6 0 6,00 100 3,55 3,16 4,16

Toplam: 65 54 11 54,00 83 35,15 34,72 43,91

Türkçe CCDABDACABACCCD

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADADBBcdbCBBDAC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDbDCDBbAA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCaCcBdCAbCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü cAcDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CADBDC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 10 2 83

Fen 12 10 2 83

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 8 4 67

Sosyal Bil. 12 8 4 67

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 6 0 100

İngilizce 6 6 0 100

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH YAVUZ 191 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
381,857 400,430 6 19 19 59 3662

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 6 7 6,00 40 6,67 6,71 9,03

Fen 12 8 4 8,00 67 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 8 4 8,00 67 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 42 21 42,00 65 36,61 34,72 43,91

Türkçe CCDdBcdCAdACCCD

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik AbADadbdbCa DA 

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDbcCaBCAb

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CaDdABBCbdCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CdDaDC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Matematik 15 6 7 40

Matematik 15 6 7 40

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 0 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 12 8 4 67

Fen 12 8 4 67

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100

Sosyal Bilgiler 12 8 4 67

Sosyal Bil. 12 8 4 67

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETCAN ÇOBAN 205 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
364,606 400,430 8 24 24 74 4130

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 7 8 7,00 47 6,67 6,71 9,03

Fen 12 7 5 7,00 58 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 8 4 8,00 67 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 35 30 35,00 54 36,61 34,72 43,91

Türkçe BcAaABACCaCaDdC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CdcbcCADADddAab

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCcBbCABddDa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler aDCaDCABdCbC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü bDdbd

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBaaac

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 7 5 58

Fen 12 7 5 58

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 8 4 67

Sosyal Bil. 12 8 4 67

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİCAN SEVGEN 206 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
355,001 400,430 9 28 28 87 4369

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,67 6,71 9,03

Fen 12 6 6 6,00 50 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 10 2 10,00 83 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 36 29 36,00 55 36,61 34,72 43,91

Türkçe BcAabdACCDCCDdC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik dddDAbADcDdcdab

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCcBbCABddaa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCCadABBCAC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDcca

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DdDbCb

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 6 6 50

Fen 12 6 6 50

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 10 2 83

Sosyal Bil. 12 10 2 83

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKSOY 253 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
442,305 400,430 2 6 6 17 1782

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 13 2 13,00 87 6,67 6,71 9,03

Fen 12 8 4 8,00 67 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 10 2 10,00 83 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 5 1 5,00 83 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 53 12 53,00 82 36,61 34,72 43,91

Türkçe CCDcBDACdBACCCc

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADADBdAbDCBBDAC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDbDCcBdAd

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCDdABBCcCCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CdDBDC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 8 4 67

Fen 12 8 4 67

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 10 2 83

Sosyal Bil. 12 10 2 83

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 5 1 83

İngilizce 6 5 1 83

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFRAİM BELL İ 282 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
325,839 400,430 14 40 40 127 4949

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,67 6,71 9,03

Fen 12 6 4 6,00 50 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 6 6 6,00 50 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 29 34 29,00 45 36,61 34,72 43,91

Türkçe CCDbBabaddAdCbc

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik bDAbccAabCcdbdC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri dCBDacC Bd A

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CaaCAaaCdaCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BbBDc

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CbDBbb

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 6 4 50

Fen 12 6 4 50

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 0 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 1 0

Sosyal Bilgiler 12 6 6 50

Sosyal Bil. 12 6 6 50

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YILMAZ 45 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
338,010 400,430 12 35 35 114 4730

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 5 10 5,00 33 6,67 6,71 9,03

Fen 12 5 7 5,00 42 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 6 6 6,00 50 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 2 4 2,00 33 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 30 35 30,00 46 36,61 34,72 43,91

Türkçe aCDdBcAaABACC*D

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik cDAbdacbDddaDbC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BdBbbDCbddAc

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCDbcadCbbCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü dABca

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CccBab

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 5 7 42

Fen 12 5 7 42

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 6 6 50

Sosyal Bil. 12 6 6 50

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 2 4 33

İngilizce 6 2 4 33

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DAĞ *KİN 310 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
348,196 400,430 10 29 29 95 4516

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 6 8 6,00 40 6,67 6,71 9,03

Fen 12 5 7 5,00 42 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 6 3 6,00 50 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 1 5 1,00 17 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 31 30 31,00 48 36,61 34,72 43,91

Türkçe BaACAdACCDCCacC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CcBDACbDcbdd ab

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCaabCABdcac

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CcC DCdBdC  

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DaddB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce Dcbbab

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 6 8 40

Matematik 15 6 8 40

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 5 7 42

Fen 12 5 7 42

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 0 2 0
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 6 3 50

Sosyal Bil. 12 6 3 50

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 0 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 0 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 1 5 17

İngilizce 6 1 5 17

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ÇOK 72 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
346,684 400,430 11 32 32 102 4548

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 9,00 60 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 4 5 4,00 27 6,67 6,71 9,03

Fen 12 9 1 9,00 75 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 4 7,00 58 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 1 4 1,00 17 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 32 21 32,00 49 36,61 34,72 43,91

Türkçe BcAa ddCCDCCD C

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik C BbAC  db d  a

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCDB CABC Db

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCa dABdCAb

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDdba

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce D bbad

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 4 60

Türkçe 15 9 4 60

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 0 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 0 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 4 5 27

Matematik 15 4 5 27

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 0 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 9 1 75

Fen 12 9 1 75

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 0 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 7 4 58

Sosyal Bil. 12 7 4 58

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 6 1 4 17

İngilizce 6 1 4 17

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 0 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AYDIN 352 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
427,647 400,430 3 8 8 23 2299

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 12 3 12,00 80 6,67 6,71 9,03

Fen 12 11 1 11,00 92 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 8 4 8,00 67 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 4 1 4,00 67 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 49 15 49,00 75 36,61 34,72 43,91

Türkçe CCDbBDAbddACdCa

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik ADADBcAdDCBBbAC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDDDCDBbAA

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler bCDaABBCdbCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BABDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CdDBD 

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 11 1 92

Fen 12 11 1 92

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 2 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 8 4 67

Sosyal Bil. 12 8 4 67

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 1 67

İngilizce 6 4 1 67

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANU  ÖLMEZ 320 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
387,262 400,430 5 17 17 53 3524

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 8 5 8,00 53 6,67 6,71 9,03

Fen 12 9 3 9,00 75 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 11 1 11,00 92 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 3 2 3,00 50 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 43 19 43,00 66 36,61 34,72 43,91

Türkçe aCDbBcAdcdACCCa

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik AcAD d CbCBabAC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BCBDaDCDBdAb

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CCDdABBCACCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BAaDD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CADca 

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 8 5 53

Matematik 15 8 5 53

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 9 3 75

Fen 12 9 3 75

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 11 1 92

Sosyal Bil. 12 11 1 92

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 3 2 50

İngilizce 6 3 2 50

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEPVE MUSLU 6 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
375,407 400,430 7 21 21 62 3839

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 7 3 7,00 47 6,67 6,71 9,03

Fen 12 8 4 8,00 67 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 7 4 7,00 58 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 40 19 40,00 62 36,61 34,72 43,91

Türkçe BadadBACCaaCDAC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik C BD C  ADdd Ca

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCDddCABdBDa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDdb aAdBCAC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBDbCc

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 7 3 47

Matematik 15 7 3 47

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 0 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 8 4 67

Fen 12 8 4 67

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 7 4 58

Sosyal Bil. 12 7 4 58

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÜLÇİÇEK 348 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
419,011 400,430 4 12 12 30 2620

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 12 2 12,00 80 6,67 6,71 9,03

Fen 12 8 4 8,00 67 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 10 2 10,00 83 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 2 3 2,00 33 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 46 17 46,00 71 36,61 34,72 43,91

Türkçe BcAaAdACCcCCDAC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBBDACADADB Aab

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri c*DdACABCBDa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCCDdABBCcC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDdbB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce D abCd

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 12 2 80

Matematik 15 12 2 80

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0

Fen Bilimleri 12 8 4 67

Fen 12 8 4 67

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 10 2 83

Sosyal Bil. 12 10 2 83

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 2 3 33

İngilizce 6 2 3 33

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 0 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN PÖKE 353 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
336,388 400,430 13 36 36 116 4759

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 6 9 6,00 40 6,67 6,71 9,03

Fen 12 5 7 5,00 42 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 3 9 3,00 25 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 2 2,00 40 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 4 2 4,00 67 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 29 35 29,00 45 36,61 34,72 43,91

Türkçe CCDdBDAaddACdCb

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik cDdDBaAbbCadabC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BbaaDabDBCcb

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler abcadBddbbCD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü BdBc 

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce bADcDC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 1 1 50

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 1 1 50
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 5 7 42

Fen 12 5 7 42

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 0 3 0
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 3 9 25

Sosyal Bil. 12 3 9 25

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 2 40

Din K.ve A.B. 5 2 2 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 0 0

İngilizce 6 4 2 67

İngilizce 6 4 2 67

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RANA TEKER 58 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
314,753 400,430 17 44 44 141 5149

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 3 5 3,00 20 6,67 6,71 9,03

Fen 12 3 8 3,00 25 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 5 5 5,00 42 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 3 1 3,00 60 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 5 1 5,00 83 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 28 26 28,00 43 36,61 34,72 43,91

Türkçe CCDdBcdCddACdCD

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik caAb B aD d    

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri da baDCbBbcd

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler dCcadBBCAa  

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü  ABaD

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce CADBaC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100

Matematik 15 3 5 20

Matematik 15 3 5 20

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 12 3 8 25

Fen 12 3 8 25

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 5 5 42

Sosyal Bil. 12 5 5 42

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 0 0

Din Kültürü 5 3 1 60

Din K.ve A.B. 5 3 1 60

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100

İngilizce 6 5 1 83

İngilizce 6 5 1 83

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SER AN ACAR 2 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
314,827 400,430 16 43 43 139 5146

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 4 10 4,00 27 6,67 6,71 9,03

Fen 12 6 6 6,00 50 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 3 9 3,00 25 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 25 39 25,00 38 36,61 34,72 43,91

Türkçe CCadBDdaABbCabc

Cevap Anh. B CCDABDACABACCCD

Matematik  DdbdaAbaCddbcC

Cevap Anh. B ADADBBACDCBBDAC

Fen Bilimleri BdBDaDCbBbcd

Cevap Anh. B BCBDDDCDBCAA

Sosyal Bilgiler CacacBdbbabD

Cevap Anh. B CCDCABBCACCD

Din Kültürü abBDc

Cevap Anh. B BABDD

İngilizce abDcDC

Cevap Anh. B CADBDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0

Matematik 15 4 10 27

Matematik 15 4 10 27

Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 1 0
10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 6 6 50

Fen 12 6 6 50

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 1 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 3 9 25

Sosyal Bil. 12 3 9 25

Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 0 1 0

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 1 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL GÜL 373 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
319,008 400,430 15 41 41 132 5072

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 3 10 3,00 20 6,67 6,71 9,03

Fen 12 7 5 7,00 58 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 8 4 8,00 67 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 3 3 3,00 50 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 30 33 30,00 46 36,61 34,72 43,91

Türkçe aadbAacCbcaCDAb

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik dacc  AaAbdadbD

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri cCDBbdABCdDa

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCbcCABBCbb

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDcAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce cdDCCd

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 0 2 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 3 10 20

Matematik 15 3 10 20

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 0 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 7 5 58

Fen 12 7 5 58

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 1 2 33
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 2 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 8 4 67

Sosyal Bil. 12 8 4 67

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 3 3 50

İngilizce 6 3 3 50

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR HARHAR 375 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
446,787 400,430 1 4 4 11 1618

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 11 2 11,00 73 6,67 6,71 9,03

Fen 12 10 2 10,00 83 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 11 1 11,00 92 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 5 1 5,00 83 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 55 8 55,00 85 36,61 34,72 43,91

Türkçe BDACAdACCDCCDdC

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik CBBDACADAD a dD

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCDBACABdBDb

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler CDCCDaABBCAC

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBAB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce DBDCCd

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100

Matematik 15 11 2 73

Matematik 15 11 2 73

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 1 0 100

Fen Bilimleri 12 10 2 83

Fen 12 10 2 83

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 3 0 100
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 2 0 100
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 1 1 50
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 1 1 50

Sosyal Bilgiler 12 11 1 92

Sosyal Bil. 12 11 1 92

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 1 0 100
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 5 1 83

İngilizce 6 5 1 83

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 1 0 100
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 1 0 100
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 1 0 100
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF 4. DENEME 2022-2023

VAN / İPEKYOLU / Erek TOKİ İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYİR SAY 88 4C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
314,036 400,430 18 45 45 142 5159

Puanı Hesaplanan: 58 58 199 5794

Katılımlar: 18 58 58 199 5817

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 9,39 9,05 11,08

Matematik 15 3 4 3,00 20 6,67 6,71 9,03

Fen 12 3 5 3,00 25 6,89 6,38 7,90

Sosyal Bil. 12 5 6 5,00 42 7,33 6,59 8,51

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 3,28 2,84 3,50

İngilizce 6 1 3 1,00 17 3,06 3,16 4,16

Toplam: 65 26 24 26,00 40 36,61 34,72 43,91

Türkçe BDAaAaACCDCCacb

Cevap Anh. A BDACABACCDCCDAC

Matematik dB   b DAa  b  

Cevap Anh. A CBBDACADADBBACD

Fen Bilimleri DCcB   ad bc

Cevap Anh. A DCDBACABCBDD

Sosyal Bilgiler aaC baABBCda

Cevap Anh. A CDCCDCABBCAC

Din Kültürü DDBbB

Cevap Anh. A DDBAB

İngilizce cccC  

Cevap Anh. A DBDCCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. / Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. 2 2 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0

Matematik 15 3 4 20

Matematik 15 3 4 20

10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 2 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin,
sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 0 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 1 0 0 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin 
sağlandığını açıklar.1 0 0 0

Fen Bilimleri 12 3 5 25

Fen 12 3 5 25

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 3 2 0 67
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar. 2 1 1 50
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 2 0 0 0
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 2 0 2 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar. 2 0 2 0

Sosyal Bilgiler 12 5 6 42

Sosyal Bil. 12 5 6 42

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Kur’an-ı Kerim’in ic düzeni ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 1 0 1 0
Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 6 1 3 17

İngilizce 6 1 3 17

Students will be able to give and respond to simple instructions verbally. 1 0 1 0
Students will be able to recognize simple classroom instructions. 1 0 1 0
Students will be able to identify different people’s nationalities. 1 0 1 0
Students will be able to get the main idea of a simple oral text about the abilities of the self and others. 1 1 0 100
Students will be able to understand the general information in an oral text about likes and dislikes. 1 0 0 0
Students will be able to understand the general and specific information in a short, oral text about daily routines. 1 0 0 0
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