
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - Fenomen Çocuk 2. Sınıf Kurumsal SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van İPEKYOLU Erek TOKİ İlkokulu 2.Sınıf Deneme Sınavı-2 1365 314 314 47

Ortalamalar
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 2. Sınıf Kurumsal

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.17 4.44 10.17 7.88 6.62 7.88 6.18 3.39 6.18 2.46 2.13 2.46 26.68 16.59 26.68 296.487

İl Ortalaması 10.46 4.29 10.46 7.70 7.04 7.70 6.21 3.36 6.21 2.60 1.99 2.60 26.97 16.68 26.97 299.713
Okul Ortalaması 10.06 4.60 10.06 6.77 7.74 6.77 5.79 3.60 5.79 2.30 2.30 2.30 24.91 18.23 24.91 276.827

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE Toplam Fenomen Çocuk 2. Sınıf KurumsalGenel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - KARAHANMUSTAFAN 2 / A 13 2 13.00 11 4 11.00 10 0 10.00 3 2 3.00 37.00 8.00 37.00 411.100 148 30 30 1
2 129 - TÜRKOĞLU FATMA 2 / C 15 0 15.00 12 3 12.00 6 3 6.00 3 2 3.00 36.00 8.00 36.00 399.990 200 44 44 2
3 290 - ABI OSMAN 2 / B 12 3 12.00 9 6 9.00 7 3 7.00 5 0 5.00 33.00 12.00 33.00 366.680 324 67 67 3
4 0 - BARAN ENES 2 / A 14 1 14.00 11 4 11.00 5 4 5.00 3 2 3.00 33.00 11.00 33.00 366.660 339 74 74 4
5 147 - KAYA ECE 2 / C 12 3 12.00 11 4 11.00 8 2 8.00 2 3 2.00 33.00 12.00 33.00 366.650 355 77 77 5
6 2 - DİNÇER UYGAR 2 / A 11 4 11.00 9 6 9.00 8 2 8.00 4 1 4.00 32.00 13.00 32.00 355.560 383 81 81 6
7 251 - ÖZD MİR YUSUF 2 / C 11 4 11.00 8 7 8.00 9 1 9.00 4 1 4.00 32.00 13.00 32.00 355.560 383 81 81 6
8 149 - DENİZ ZERYA 2 / C 12 3 12.00 9 6 9.00 8 2 8.00 3 2 3.00 32.00 13.00 32.00 355.550 401 89 89 8
9 257 - KAHRAMAN AYŞE 2 / C 13 2 13.00 9 6 9.00 7 3 7.00 3 2 3.00 32.00 13.00 32.00 355.550 401 89 89 8

10 197 - UZKAN EMİR 2 / C 13 2 13.00 8 7 8.00 9 1 9.00 2 3 2.00 32.00 13.00 32.00 355.540 424 99 99 10
11 0 - BÜNYAMİN ÇITAK 2 / A 10 5 10.00 8 7 8.00 9 0 9.00 4 1 4.00 31.00 13.00 31.00 344.450 436 101 101 11
12 231 - KAYA NİSANUR 2 / B 12 3 12.00 10 5 10.00 6 3 6.00 3 2 3.00 31.00 13.00 31.00 344.440 453 109 109 12
13 0 - ÇITAK YUSUF 2 / A 11 4 11.00 7 8 7.00 9 1 9.00 3 2 3.00 30.00 15.00 30.00 333.330 502 120 120 13
14 194 - Kİ Ğ MELEK 2 / C 11 4 11.00 9 6 9.00 8 2 8.00 2 3 2.00 30.00 15.00 30.00 333.320 521 124 124 14
15 137 - EREK ARHAT 2 / C 11 4 11.00 10 5 10.00 9 1 9.00 0 0 0.00 30.00 10.00 30.00 333.300 546 128 128 15
16 0 - EMİR TAHA ÖZTUNÇ 2 / A 12 3 12.00 6 9 6.00 7 3 7.00 3 2 3.00 28.00 17.00 28.00 311.110 618 142 142 16
17 0 - ADİL UYĞUN 2 / A 12 2 12.00 9 6 9.00 5 5 5.00 2 3 2.00 28.00 16.00 28.00 311.100 632 145 145 17
18 0 - YILDIZ MERYEM MİRA 2 / A 11 4 11.00 8 7 8.00 8 2 8.00 1 4 1.00 28.00 17.00 28.00 311.090 644 150 150 18
19 0 - ELİFNNUDA BORAK 2 / A 11 4 11.00 6 9 6.00 6 4 6.00 4 1 4.00 27.00 18.00 27.00 300.010 665 154 154 19
20 152 - YAKUT ELİF 2 / C 12 3 12.00 7 8 7.00 7 3 7.00 1 4 1.00 27.00 18.00 27.00 299.980 714 168 168 20
21 0 - AKIN BÜNYAMİN 2 / B 10 5 10.00 9 6 9.00 7 0 7.00 1 4 1.00 27.00 15.00 27.00 299.980 714 168 168 20
22 0 - AMED ALANTAŞ 2 / A 11 4 11.00 5 10 5.00 8 2 8.00 2 3 2.00 26.00 19.00 26.00 288.880 753 176 176 22
23 161 - ERASLAN ÖMÜR 2 / C 8 7 8.00 8 7 8.00 6 4 6.00 3 2 3.00 25.00 20.00 25.00 277.780 784 185 185 23
24 186 - İKRA KOLUMAN 2 / B 12 2 12.00 8 6 8.00 4 5 4.00 1 4 1.00 25.00 17.00 25.00 277.760 809 192 192 24
25 0 - KAPLAN YÜSRA 2 / A 6 9 6.00 6 9 6.00 9 1 9.00 3 2 3.00 24.00 21.00 24.00 266.670 834 194 194 25
26 303 - SÜMEYYE TUNÇ 2 / B 11 4 11.00 5 10 5.00 5 5 5.00 3 2 3.00 24.00 21.00 24.00 266.670 834 194 194 25
27 0 - H.DENİZ AKMAN 2 / A 9 6 9.00 5 10 5.00 6 4 6.00 3 2 3.00 23.00 22.00 23.00 255.560 875 203 203 27
28 159 - ÇALIM OĞUZ 2 / C 10 5 10.00 5 10 5.00 5 5 5.00 3 2 3.00 23.00 22.00 23.00 255.560 875 203 203 27
29 204 - GÜMŞLÜ YILDIZ 2 / C 11 4 11.00 6 9 6.00 3 7 3.00 3 2 3.00 23.00 22.00 23.00 255.560 875 203 203 27
30 0 - YUSUFEERTAŞ 2 / A 8 7 8.00 8 7 8.00 5 5 5.00 2 3 2.00 23.00 22.00 23.00 255.550 884 206 206 30
31 155 - KILIÇ MUSAB 2 / B 12 3 12.00 6 9 6.00 1 8 1.00 3 1 3.00 22.00 21.00 22.00 244.450 931 217 217 31
32 218 - ELMASBİLAL 2 / B 7 7 7.00 7 6 7.00 5 2 5.00 3 1 3.00 22.00 16.00 22.00 244.450 931 217 217 31
33 273 - ÖZHAN EMRE 2 / C 7 8 7.00 5 10 5.00 8 2 8.00 2 3 2.00 22.00 23.00 22.00 244.440 941 223 223 33
34 228 - BAYDAR TAHA 2 / B 11 3 11.00 4 10 4.00 6 4 6.00 1 3 1.00 22.00 20.00 22.00 244.430 966 229 229 34
35 263 - GEZGEN BUPAK 2 / B 10 2 10.00 5 4 5.00 6 2 6.00 0 3 0.00 21.00 11.00 21.00 233.310 1025 244 244 35
36 179 - LEVENT AHSEN 2 / C 9 6 9.00 5 10 5.00 3 7 3.00 3 1 3.00 20.00 24.00 20.00 222.230 1034 247 247 36
37 110 - KAŞKA ALİYUSUF 2 / B 9 6 9.00 5 10 5.00 4 6 4.00 2 3 2.00 20.00 25.00 20.00 222.220 1047 251 251 37
38 0 - TUNÇ NURSELBİ 2 / A 12 3 12.00 3 12 3.00 5 2 5.00 0 0 0.00 20.00 17.00 20.00 222.200 1070 258 258 38
39 277 - KELEŞ HAVVA 2 / C 10 4 10.00 6 9 6.00 4 6 4.00 0 5 0.00 20.00 24.00 20.00 222.200 1070 258 258 38
40 122 - CAVAK ASLI 2 / B 12 3 12.00 3 8 3.00 1 5 1.00 3 2 3.00 19.00 18.00 19.00 211.120 1085 266 266 40
41 227 - IRMAK A? EN 2 / B 7 8 7.00 6 8 6.00 5 4 5.00 0 4 0.00 18.00 24.00 18.00 199.980 1155 278 278 41
42 241 - DÖNMEZZBERZAH 2 / B 9 5 9.00 4 11 4.00 1 9 1.00 3 2 3.00 17.00 27.00 17.00 188.900 1163 280 280 42
43 221 - EMİR AKSOY 2 / B 6 8 6.00 3 12 3.00 5 3 5.00 3 2 3.00 17.00 25.00 17.00 188.900 1163 280 280 42
44 44 - ?İHR HİRANUR 2 / B 4 11 4.00 4 11 4.00 5 5 5.00 3 2 3.00 16.00 29.00 16.00 177.790 1201 286 286 44
45 148 - AKTAŞ ROJHAT 2 / B 5 9 5.00 3 12 3.00 2 8 2.00 2 3 2.00 12.00 32.00 12.00 133.340 1303 306 306 45
46 202 - IŞIK ÖMER 2 / C 5 10 5.00 4 11 4.00 1 9 1.00 1 4 1.00 11.00 34.00 11.00 122.220 1318 309 309 46
47 0 - GÜNGÖR DAVUT 2 / A 3 7 3.00 3 4 3.00 1 4 1.00 0 3 0.00 7.00 18.00 7.00 77.770 1350 313 313 47


